公告编号：2025-001

证券代码：873745        证券简称：瑞风协同        主办券商：东北证券

北京瑞风协同科技股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 本次股票解除限售数量总额为 57,388,674 股，占公司总股本 67.12%，可交

易时间为 2025 年 1 月 17 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序

号
股东姓名或名称

是否为

控股股

东、实

际控制

人或其

一致行

动人

董事、

监事、

高级管

理人员

任职情

况

本

次

解

限

售

原

因

本次解除限

售登记股票

数量

本次解除

限售股数

占公司总

股本比例

尚未解除

限售的股

票数量

1
北京瑞风择选投资

管理有限责任公司
是   D 24,565,000 28.731% 0

2
北京邦诺投资管理

中心（有限合伙）
否   F 6,692,768 7.828% 0

3
上海淳璞投资管理

中心（有限合伙）
否   D 2,253,506 2.636% 0

4

中国航空工业集团

公司沈阳飞机设计

研究所

否   D 4,000,000 4.678% 0

5

深圳市达晨创联私

募股权投资基金合

伙企业（有限合

伙）

否   D 1,291,300 1.510% 0

6
嘉兴风雷投资合伙

企业（有限合伙）
否   D 2,430,000 2.842% 0

7

中航航空产业链引

导投资（天津）合

伙企业（有限合

伙）

否   D 835,460 0.977% 0

8

深圳润信新观象战

略新兴产业私募股

权投资基金合伙企

业（有限合伙）

否   D 696,710 0.815% 0

9

北京国发航空发动

机产业投资基金中

心（有限合伙）

否   D 555,000 0.649% 0

10 陈卓玉 否   D 1,185,242 1.386% 0

11 梁辉 否   D 1,127,000 1.318% 0

12
江苏中小企业发展

基金（有限合伙）
否   D 1,000,000 1.170% 0

13

江阴毅达高新创业

投资合伙企业（有

限合伙）

否   D 1,000,000 1.170% 0

14 蒋智 否   D 672,000 0.786% 0

15 江鸿 否   D 640,000 0.749% 0

16 杜学东 否   D 640,000 0.749% 0

17 王亮 否   D 640,000 0.749% 0

18 李军 否   D 490,000 0.573% 0

公告编号：2025-001

19 郭建平 否   D 379,000 0.443% 0

20 任秀诗 否   D 363,000 0.425% 0

21 韩涛 否   D 281,000 0.329% 0

22 费洪刚 否   D 277,000 0.324% 0

23 陈飞 否   D 240,000 0.281% 0

24 华敏 否   D 200,000 0.234% 0

25 潘瑞 否   D 199,740 0.234% 0

26 王隆义 否   D 144,000 0.168% 0

27 赵晓科 否   D 130,000 0.152% 0

28 李少辉 否   D 127,500 0.149% 0

29 向立学 否   D 119,000 0.139% 0

30 万磊 否   D 100,000 0.117% 0

31 赵雪生 否   D 93,000 0.109% 0

32 张立明 否   D 92,500 0.108% 0

33 颜思淼 否   D 85,000 0.099% 0

34 郭翔 否   D 80,000 0.094% 0

35 辛志亮 否   D 75,000 0.088% 0

36 穆东玲 否   D 71,500 0.084% 0

37 郑宝 否   D 50,240 0.059% 0

38 白雪原 否   D 50,000 0.058% 0

39 胡军 否   D 44,000 0.051% 0

40 赵云 否   D 43,800 0.051% 0

41 张珍 否   D 42,500 0.050% 0

42 余斌 否   D 40,200 0.047% 0

43 姚问新 否   D 40,000 0.047% 0

44 项琦 否   D 40,000 0.047% 0

45 秦家深 否   D 40,000 0.047% 0

46 闫安 否   D 37,500 0.044% 0

47 曾德华 否   D 37,000 0.043% 0

48 闫占乾 否   D 35,500 0.042% 0

49 朱敬 否   D 35,000 0.041% 0

50 崔建锋 否   D 35,000 0.041% 0

51 魏小磊 否   D 35,000 0.041% 0

52 吴增如 否   D 35,000 0.041% 0

53 张文艳 否   D 34,280 0.040% 0

54 张畅 否   D 34,000 0.040% 0

55 何春燕 否   D 32,258 0.038% 0

56 丁顺礼 否   D 31,000 0.036% 0

57 王婷 否   D 30,000 0.035% 0

58 张华 否   D 30,000 0.035% 0

59 陈光明 否   D 30,000 0.035% 0

60 付亚娟 否   D 27,600 0.032% 0

61 于小喆 否   D 70,000 0.082% 0

62 陈春林 否   D 23,400 0.027% 0

63 赵建波 否   D 23,200 0.027% 0

64 赵成炼 否   D 22,800 0.027% 0

65 冯慧卿 否   D 20,000 0.023% 0

66 陈正 否   D 20,000 0.023% 0

67 王娟 否   D 16,000 0.019% 0

68 赵力安 否   D 15,040 0.018% 0

69 杨平 否   D 15,000 0.018% 0

70 沈平静 否   D 15,000 0.018% 0

71 邹长辉 否   D 15,000 0.018% 0

72 程绍峻 否   D 14,000 0.016% 0

73 赵虹虹 否   D 13,000 0.015% 0

74 王凯 否   D 12,000 0.014% 0

75 史富杰 否   D 11,000 0.013% 0

76 陈宏涛 否   D 10,800 0.013% 0

77 孙辉 否   D 10,000 0.012% 0

78 陈荣飞 否   D 10,000 0.012% 0

79 柳峰 否   D 10,000 0.012% 0

80 周博 否   D 10,000 0.012% 0

81 李俊明 否   D 10,000 0.012% 0

82 李文苹 否   D 10,000 0.012% 0

83 王超委 否   D 10,000 0.012% 0

84 郭金虎 否   D 10,000 0.012% 0

85 张微 否   D 10,000 0.012% 0

86 周克阔 否   D 9,800 0.011% 0

87 刘昕 否   D 8,920 0.010% 0

88 孙焱 否   D 8,600 0.010% 0

89 王志坤 否   D 8,000 0.009% 0

90 陈晓刚 否   D 7,500 0.009% 0

91 刘京涛 否   D 7,500 0.009% 0

92 李娇 否   D 6,400 0.007% 0

93 佟鑫 否   D 6,400 0.007% 0

94 乔金 否   D 5,500 0.006% 0

95 王晓明 否   D 5,000 0.006% 0

96 王普强 否   D 5,000 0.006% 0

97 李基堂 否   D 5,000 0.006% 0

98 包磊 否   D 5,000 0.006% 0

99 危超 否   D 5,000 0.006% 0

100 裴烨 否   D 4,200 0.005% 0

101 吴文英 否   D 4,000 0.005% 0

102 黄康 否   D 4,000 0.005% 0

103 靖超 否   D 3,800 0.004% 0

104 沈广连 否   D 3,600 0.004% 0

105 程硕 否   D 3,200 0.004% 0

106 田治诚 否   D 3,200 0.004% 0

107 张贤发 否   D 3,200 0.004% 0

108 武彦兵 否   D 3,000 0.004% 0

109 田静 否   D 3,000 0.004% 0

110 彭宇迪 否   D 3,000 0.004% 0

111 李晓云 否   D 2,880 0.003% 0

112 靳丽平 否   D 2,400 0.003% 0

113 宫联飞 否   D 2,000 0.002% 0

114 操秋喜 否   D 1,500 0.002% 0

115 赵旷 是 董事长 B 812,500 0.950% 2,437,500

116 王可 否

副总经

理、董

事

B 532,750 0.623% 1,598,250

117 张成胜 是

总经

理、副

董事长

B 507,500 0.594% 1,522,500

118 南福春 否
副总经

理
B 110,250 0.129% 330,750

119 万晓东 否

副总经

理、董

事

B 68,000 0.080% 204,000

120 刘静宜 否

副总经

理、财

务总

监、董

事会秘

书、董

事

B 59,355 0.069% 178,065

121 洪学超 否
副总经

理
B 45,750 0.054% 137,250

122 金士兵 否
副总经

理
B 39,750 0.046% 119,250

123 红鋆 否 监事 B 4,875 0.006% 14,625

合计 — 57,388,674 67.121% 6,542,190

注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解除限

售；C离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D自愿限售解除限售；E限制性股票解除限

售；F其他

自愿限售解除情况说明

公司于 2022年 9月 26日出具承诺函，承诺到期日为 2024年 9月 30日，

承诺“若截至 2024年 9月 30日，公司仍未完成相关业务资质剥离，则公司将

于 2024年 9月 30日前完成注销相关业务资质，并承诺与股东共同完成相关自

愿锁定的股份于 2024年 9月 30日后的第一个交易日解除限售……”

基于公司出具的上述承诺，公司股东北京瑞风择选投资管理有限责任公

司、上海淳璞投资管理中心（有限合伙）等股东出具股份锁定承诺函，承诺到

期日为 2024年 9月 30日，承诺公司于全国中小企业股份转让系统挂牌并同时

持有相关业务资质证书期间，其所持公司的部分股份自愿锁定，不实施交易，

并配合办理限售股份的登记手续。

公司于 2024年 9月 30日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过《关

于公司变更相关承诺事项的议案》。根据变更后的公司承诺，上述股东向公司

申请解除限售。

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 78,957,810 92.35%

有限售条件的

股份

1、高管股份 6,542,190 7.65%

2、个人或基金 0 0%

3、其他法人 0 0%

4、限制性股票 0 0%

5、其他 0 0%

有限售条件股份合计 6,542,190 7.65%

总股本 85,500,000 100.00%

四、其它情况

（一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺

（二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形

（三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益

行为的情况

（四）在本次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的

限售股份

五、备查文件

《北京瑞风协同科技股份有限公司股东名册》

《北京瑞风协同科技股份有限公司股票解除限售申请表》

《北京瑞风协同科技股份有限公司股票解除限售申请书》

北京瑞风协同科技股份有限公司

董事会

2025年 1月 14日

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