证券代码：002123         证券简称：梦网科技          公告编号：2025-011

梦网云科技集团股份有限公司

关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东及

前十大流通股股东持股情况的公告

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金

购买杭州碧橙数字技术股份有限公司全部股份并募集配套资金，鉴于本次交易尚

处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造

成公司股价异常波动，公司于 2025 年 1 月 2 日发布了《关于筹划发行股份及支

付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2025-002），公司股票自 2025 年

1 月 2 日开始起停牌。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关规

定，现将公司股票停牌前一个交易日（2024 年 12 月 31 日）前十大股东的名称

及持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量披露如下：

一、公司股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司前十大股东的持股情况如下表所示：

序号 股东名称/姓名
持股数量

（股）

持股比例

（%）

1 余文胜 113,187,375 14.14

2 深圳市高新投集团有限公司 31,560,000 3.94

3 深圳市松禾创业投资有限公司 26,529,809 3.31

4 广东东方精工科技股份有限公司 17,357,900 2.17

5 香港中央结算有限公司 8,854,313 1.11

6
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资

基金
8,227,500 1.03

7
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式

指数证券投资基金
6,625,300 0.83

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

8 梦网云科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划 5,911,400 0.74

9 王慧君 5,850,000 0.73

10 梦网云科技集团股份有限公司－第二期员工持股计划 5,002,800 0.62

注：香港中央结算有限公司所持股份为公司深股通投资者持有的公司股票。

二、公司股票停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司前十大流通股股东的持股情况如下表所示：

序号 股东名称/姓名
持股数量

（股）

持股比例

（%）

1 深圳市高新投集团有限公司 31,560,000 3.94

2 深圳市松禾创业投资有限公司 26,529,809 3.31

3 广东东方精工科技股份有限公司 17,357,900 2.17

4 香港中央结算有限公司 8,854,313 1.11

5
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投

资基金
8,227,500 1.03

6
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式

指数证券投资基金
6,625,300 0.83

7 梦网云科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划 5,911,400 0.74

8 王慧君 5,850,000 0.73

9 梦网云科技集团股份有限公司－第二期员工持股计划 5,002,800 0.62

10 邱业致 4,246,800 0.53

注：香港中央结算有限公司所持股份为公司深股通投资者持有的公司股票。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 16 日