证券代码：839371        证券简称：欧福蛋业        公告编号：2025-002

苏州欧福蛋业股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、本次股票解除限售数量总额为 802,257 股，占公司总股本 0.3905%，可交易

时间为 2025 年 2 月 20 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序号

股东姓

名或名

称

是否为

控股股

东、实

际控制

人或其

一致行

动人

董事、

监事、

高级管

理人员

任职情

况

本次解

限售原

因

本次解

除限售

登记股

票数量

本次解

除限售

股数占

公司总

股本比

例

尚未解除

限售的股

票数量

1 叶旭东 否 无 C 118,034 0.0575% 190,673

2 林凤扬 否 无 C 78,333 0.0381% 78,334

3 芦琼 否 无 C 73,333 0.0357% 73,334

4 邵爱军 否 无 C 73,333 0.0357% 73,334

5 华景阳 否 无 C 49,166 0.0239% 484,982

6 黄蕾 否 无 C 36,666 0.0178% 109,304

7 陈亮 否 无 C 36,666 0.0178% 109,304

8 梅培明 否 无 C 36,666 0.0178% 36,668

9 朱孝忠 否 无 C 13,336 0.0065% 0

10 赵卫民 否 无 C 10,002 0.0049% 0

11 秦万万 否 无 C 6,668 0.0032% 0

12 樊永东 否 无 C 6,668 0.0032% 0

13 孙继兴 否 无 C 6,668 0.0032% 0

14 孙伟新 否 无 C 6,668 0.0032% 0

15 朱建 否 无 C 6,668 0.0032% 0

16 姜非非 否 无 C 6,668 0.0032% 0

17 贺丹燕 否 无 C 6,668 0.0032% 0

18 李琛 否 无 C 6,668 0.0032% 0

19 林湖 否 无 C 6,668 0.0032% 0

20 付甦 否 无 C 6,668 0.0032% 0

21 苏莉 否 无 C 6,668 0.0032% 0

22 华晓旻 否 无 C 6,668 0.0032% 0

23 陈胜利 否 无 C 6,668 0.0032% 0

24 刘岩丰 否 无 C 6,668 0.0032% 0

25 郑建东 否 无 C 6,668 0.0032% 0

26 梁建科 否 无 C 6,668 0.0032% 0

27 黄炳靠 否 无 C 6,668 0.0032% 0

28 陈榕芳 否 无 C 6,668 0.0032% 0

29 江燕苏 否 无 C 6,668 0.0032% 0

30 马学敬 否 无 C 6,668 0.0032% 0

31 康立文 否 无 C 6,668 0.0032% 0

32 王建鑫 否 无 C 6,668 0.0032% 0

33 朴庆春 否 无 C 6,668 0.0032% 0

34 马金林 否 无 C 6,668 0.0032% 0

35 朱国实 否 无 C 3,334 0.0016% 0

36 韩晓平 否 无 C 3,334 0.0016% 0

37 付国宾 否 无 C 3,334 0.0016% 0

38 岳静怡 否 无 C 3,334 0.0016% 0

39 张威 否 无 C 3,334 0.0016% 0

40 黎颖桃 否 无 C 3,334 0.0016% 0

41 陈世锋 否 无 C 3,334 0.0016% 0

42 梁志恒 否 无 C 3,334 0.0016% 0

43 华剑欣 否 无 C 3,334 0.0016% 0

44 祝高明 否 无 C 3,334 0.0016% 0

45 张守林 否 无 C 3,334 0.0016% 0

46 丁明祥 否 无 C 3,334 0.0016% 0

47 刘国防 否 无 C 3,334 0.0016% 0

48 陈树林 否 无 C 3,334 0.0016% 0

49 马艳波 否 无 C 3,334 0.0016% 0

50 史亚利 否 无 C 3,334 0.0016% 0

51 柳新英 否 无 C 3,334 0.0016% 0

52 赵飞 否 无 C 3,334 0.0016% 0

53 赵殷勤 否 无 C 3,334 0.0016% 0

54 陈芳 否 无 C 3,334 0.0016% 0

55 王春华 否 无 C 3,334 0.0016% 0

56 沈晴晴 否 无 C 3,334 0.0016% 0

57 潘青友 否 无 C 3,334 0.0016% 0

58 邵宇丹 否 无 C 3,334 0.0016% 0

59 李菊星 否 无 C 3,334 0.0016% 0

60 钟雄明 否 无 C 3,334 0.0016% 0

61
欧阳家

勇
否 无

C 3,334
0.0016% 0

62 李方超 否 无 C 3,334 0.0016% 0

63 王芳英 否 无 C 3,334 0.0016% 0

64 张玉荣 否 无 C 3,334 0.0016% 0

65 张宗强 否 无 C 3,334 0.0016% 0

66 庾冬冬 否 无 C 3,334 0.0016% 0

67 凌武强 否 无 C 3,334 0.0016% 0

68 李爱 否 无 C 3,334 0.0016% 0

69 李丹 否 无 C 3,334 0.0016% 0

合计 — 802,257 0.3905% 1,155,933

注：解除限售原因：
A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售

B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售

C 自愿限售解除限售

D 限制性股票解除限售

E 公开发行前特定主体股票解除限售上市

F 参与战略配售取得股票解除限售上市

G 其他（说明具体原因）

自愿限售解除情况说明

截至目前，华景阳、芦琼等 69 名主体认购 2022 年 1 月定向发行股份已锁

定期满 3 年，故本次申请解除限售如下:

（1）华景阳、芦琼、林凤扬、邵爱军、黄蕾、陈亮、叶旭东、梅培明 8 位

股东本次申请解除限售数量=该次定向发行认购股份数量×25%；

（2）朱孝忠等其余 61 名股东本次申请解除限售数量=该次定向发行认购

剩余锁定股份数量。

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 58,465,165 28.46%

有限售条件的

股份

1、高管股份 10,635,932 5.18%

2、个人或基金 1,155,933 0.56%

3、其他法人 135,188,506 65.80%

4、限制性股票 0 0%

5、其他 0 0%

有限售条件股份合计 146,980,371 71.54%

总股本 205,445,536 100.00%

注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。

四、其它情况

（一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺

（二）不存在申请解除限售的股东对上市公司的非经营性资金占用情形

（三）不存在上市公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益

行为的情况

（四）在本次解除限售的股票中，不存在上市公司、上市公司股东约定、承诺的

限售股份

（五）其他说明事项

本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北

京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等规

定的减持预披露主体，若后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。

五、备查文件

（一）股东名册

（二）股票解除限售申请表

（三）股票解除限售申请书

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2025年 2月 14日  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