公告编号：2025-005

证券代码：833176   证券简称：桂林五洲    主办券商：申万宏源承销保荐

桂林五洲旅游股份有限公司

出售资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

根据公司整体运营情况，现提议将公司持有的桂林鲁山墙材股份有限公司

（以下简称“鲁山墙材”）股权（非限售股 531.2万股，持股比例 17.01%），以

0.85元/股价格出让给桂林生态资源开发集团有限公司，交易总价为 451.52万

元。

股权转让后，公司不再持有鲁山墙材股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条，“公众公司及其

控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重

组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并

财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并

财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占

公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例

达到 30%以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条计算本办法第二

条规定的比例时，应当遵守下列规定：

购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权

的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资

产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导

致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企

业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以

成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账

面价值为准。

公司 2023 年度经审计的财务报表期末资产总额为 248,711,510.61 元，

财务报表期末归属于挂牌公司股东的净资产为 160,503,345.77元。

公司不享有鲁山墙材的控制权，本次出售鲁山墙材的股权亦未导致丧失鲁

山墙材控股权，因此其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。本次

拟出售的财产份额账面价值的评估值为 4,517,856 元，本次出售投资份额成交

价格为 4,515,200 元。公司拟出售股权资产的账面价值未达到期末资产总额

的 30%和期末净资产总额的 50%，公司最近 12 个月内无同一或者相关资产的

购买或者出售的情况，因此此次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

上述事项经公司第八届董事会第二十七次会议审议，因非关联董事不足半

数，直接提交公司 2025年第一次临时股东大会进行审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保

理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、 法人及其他经济组织

名称：桂林生态资源开发集团有限公司

住所：桂林市临桂区青莲路建设大厦南六层

注册地址：桂林市临桂区青莲路建设大厦南六层

注册资本：10,000 万元

主营业务：一般项目：自然生态系统保护管理；以自有资金从事投资活动；

土地整治服务；林业产品销售；非食用林产品初加工；林业专业及辅助性活

动；农业专业及辅助性活动；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其

他相关服务；初级农产品收购；森林经营和管护；森林公园管理；游览景区

管理；自然遗迹保护管理；城市绿化管理；土地调查评估服务；土壤污染治

理与修复服务；水土流失防治服务；水环境污染防治服务；水资源管理；水

利相关咨询服务；非金属矿及制品销售；农村民间工艺及制品、休闲农业和

乡村旅游资源的开发经营；农村生活垃圾经营性服务（除依法须经批准的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：河道采砂；非煤矿山

矿产资源开采；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

等。

法定代表人：阳伟中

控股股东：桂林市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：桂林市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：出让桂林鲁山墙材股份有限公司

2、交易标的类别：□固定资产 □无形资产 √股权类资产 □其他

3、交易标的所在地：桂林市永福县苏桥经济开发区福龙工业园 C 区

4、交易标的其他情况

企业名称：桂林鲁山墙材股份有限公司

住所地：桂林市永福县苏桥经济开发区福龙工业园 C 区

成立日期：2014 年 07月 23日

注册资本：3122 万元

法定代表人：孟光月

经营范围：加气混凝土砌块、墙体粘加剂和保温材料、蒸压粉煤灰砖、水

泥制品、特种砂浆和预拌砂浆的生产加工及技术开发和销售。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

本次交易前，公司持有鲁山墙材 531.2 万股，持股比例 17.01%。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，

亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其

他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

交易标的经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《桂林五洲

旅游股份有限公司拟股权转让涉及的桂林鲁山墙材股份有限公司股东全部权

益价值资产评估报告》（联合中和评报字（2024）第 6256号）及《桂林鲁山墙

材股份有限公司股份转让专项审计报告》（上会渝报字（2024）第 0132 号）

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会渝报字(2024)第 0132

号审计报告显示：截止到 2024 年 9 月 30 日，鲁山墙材资产总额账面值为

4,939.30万元、负债总额账面值为 2,678.51 万元、所有者(股东)权益账面值

为 2,260.79万元。经评估,鲁山墙材股东全部权益于评估基准日的市场价值评

估结论为 2,656.00 万元(大写为人民币贰仟陆佰伍拾陆万元整)。

公告编号：2025-005

（二）定价依据

本次交易的转让价格以上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会渝

报字(2024)第 0132 号审计报告为基础，在交易各方在综合考量其实际经营情

况、目前仍亏损的财务状况及未来发展能力等因素后作价，本次财产份额转让

金额为人民币 4,515,200 元（大写：肆佰伍拾壹万伍仟贰佰元整）。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有

违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

甲方：桂林五洲旅游股份有限公司

乙方：桂林生态资源开发集团有限公司

甲方同意将其持有的鲁山墙材 531.2 万元股权以 451.52 万元的价格转让

给乙方，乙方同意以 451.52万元的价格受让甲方所持有的股权。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次交易符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营

成果无重大不利影响。

（二）本次交易存在的风险

本次交易已充分考虑了交易的合理性和公允性，不存在损害公司和其他股

东利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况或者经营活动造成重大不利影响。

七、备查文件目录

1、公司《第八届董事会第二十七次会议决议》

2、《桂林五洲旅游股份有限公司拟股权转让涉及的桂林鲁山墙材股份有限

公司股东全部权益价值资产评估报告》（联合中和评报字（2024）第 6256号）

及《桂林鲁山墙材股份有限公司股份转让专项审计报告》（上会渝报字（2024）

第 0132 号）

桂林五洲旅游股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日  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