证券代码: 833339 证券简称: 胜软科技 主办券商: 广发证券

山东胜软科技股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

- 一、本次股票解除限售数量总额为10,825,451股,占公司总股本21.40%,可交 易时间为 2025年3月12日。
- 二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位:股

序号	股东姓 名或名 称	是为股东实控人其致动否控股、际制或一行人	董事、监 事、高级管 理人员任职 情况	本 次 解 限 售 因	本次解除 限售登记 股票数量	本次解除 限售股数 占公司总 股本比例	尚未解除限售 的股票数量
1	徐亚飞	是	董事长	В	5,216,783	10.31%	15,650,352
2	傅林	否	董事	В	503,925	1.00%	1,511,775
3	施玉军	否	监事会主席	В	500,000	0.99%	1,500,000
4	范崇海	否	董事	В	344,060	0.68%	1,032,181
5	范勇	否	副总经理、财务总监	В	205,186	0.41%	927,859
6	陈颖	否	监事	В	258,220	0.51%	774,661
7	赵金亮	否	董事	В	151,500	0.30%	454,500
8	张皓	否	总经理	В	69,500	0.14%	208,500

9	杨坡	否	副总经理	В	56,500	0.11%	169,500
10	蔡晓蕾	否	副总经理	В	48,250	0.10%	144,750
11	陈斌	否	副总经理	В	35,978	0.07%	107,935
12	魏彦龙	否	董事会秘书	В	25,000	0.05%	75,000
13	穆永平	否	副总经理	В	25,000	0.05%	75,000
14	伊长新	否	副总经理	В	12,699	0.03%	38,098
15	孟昭庆	否	副总经理	В	12,500	0.02%	37,500
16	范文平	否	副总经理	В	12,500	0.02%	37,500
17	程丽慧	否	监事	В	3,750	0.01%	11,250
18	邢绍东	否	公司员工	D	1,354,800	2.68%	0
19	王海平	否	公司员工	D	75,000	0.15%	0
20	陈明	否	公司员工	D	80,000	0.16%	0
21	张旭光	否	公司员工	D	20,000	0.04%	0
22	欧钦	否	公司员工	D	50,000	0.10%	0
23	李颖	否	公司员工	D	80,000	0.16%	0
24	王雪明	否	公司员工	D	30,000	0.06%	0
25	高波	否	公司员工	D	25,000	0.05%	0
26	赵维敬	否	公司员工	D	25,000	0.05%	0
27	薛瑞信	否	公司员工	D	50,000	0.10%	0
28	张琦	否	公司员工	D	70,000	0.14%	0
29	雷利婧	否	公司员工	D	50,000	0.10%	0
30	周涛	否	公司员工	D	50,000	0.10%	0
31	李玉	否	公司员工	D	80,000	0.16%	0
32	王克丁	否	公司前员工	D	80,000	0.16%	0
33	王永	否	公司前员工	D	80,000	0.16%	0
34	万志涛	否	公司前员工	D	50,000	0.10%	0
35	王玉兵	否	公司员工	D	20,000	0.04%	0
36	马脉元	否	公司员工	D	50,000	0.10%	0
37	王春生	否	公司前员工	D	50,000	0.10%	0

ı	1	ı	ı			1	i 1
38	田兆燕	否	公司前员工	D	50,000	0.10%	0
39	王远	否	公司前员工	D	50,000	0.10%	0
40	高健	否	公司员工	D	50,000	0.10%	0
41	王洪泉	否	公司员工	D	50,000	0.10%	0
42	张文胜	否	公司员工	D	50,000	0.10%	0
43	李鹏	否	公司前员工	D	50,000	0.10%	0
44	杨海涛	否	公司员工	D	50,000	0.10%	0
45	刘勇	否	公司前员工	D	50,000	0.10%	0
46	胡利民	否	公司员工	D	30,000	0.06%	0
47	廖吉凯	否	公司员工	D	30,000	0.06%	0
48	张华	否	公司前员工	D	30,000	0.06%	0
49	张芳芳	否	公司员工	D	30,000	0.06%	0
50	唐明章	否	公司员工	D	30,000	0.06%	0
51	董坚	否	公司员工	D	30,000	0.06%	0
52	李立兵	否	公司员工	D	30,000	0.06%	0
53	齐建峰	否	公司员工	D	30,000	0.06%	0
54	朱毅	否	公司员工	D	30,000	0.06%	0
55	卫建荣	否	公司员工	D	30,000	0.06%	0
56	付宝庆	否	公司员工	D	30,000	0.06%	0
57	崔建良	否	公司员工	D	30,000	0.06%	0
58	冷先锋	否	公司员工	D	10,000	0.02%	0
59	朱瑞	否	公司前员工	D	25,000	0.05%	0
60	陈晓虎	否	公司员工	D	14,300	0.03%	0
61	郑洁	否	公司员工	D	10,000	0.02%	0
62	宋飞	否	公司前员工	D	20,000	0.04%	0
63	刘小川	否	公司员工	D	20,000	0.04%	0
64	袁泳	否	公司员工	D	20,000	0.04%	0
65	王友江	否	公司前员工	D	15,000	0.03%	0
66	张志强	否	公司员工	D	10,000	0.02%	0

67	邹晓映	否	公司员工	D	10,000	0.02%	0
68	朱华	否	公司员工	D	10,000	0.02%	0
69	高伟	否	公司员工	D	10,000	0.02%	0
70	苏涛	否	公司员工	D	10,000	0.02%	0
71	吴峰	否	公司员工	D	10,000	0.02%	0
72	张中虎	否	公司员工	D	10,000	0.02%	0
73	庄华	否	公司员工	D	10,000	0.02%	0
合计				_	10,825,45	21.40%	22,756,361
					1

注:解除限售原因: A 挂牌前股份批次解除限售; B 董事、监事、高级管理人员每年解除限售; C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售; D 自愿限售解除限售; E 限制性股票解除限售; F 其他

自愿限售解除情况说明

2016年11月21日与2017年3月8日,公司进行了2次定向发行,依据《发行情况报告书》所述,2次定向发行所涉及的发行对象承诺自股份登记之日起自愿限售12个月,截至本次申请解除限售,发行对象自愿限售期均已届满。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第 2.8 条规定,挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

根据《公司法》第一百六十条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构对上市公司的股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份另有规定的,从其规定。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及 其变动情况,在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公 司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年 内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的,质权人不得在限制转让期限内行使质权。

三、本次股票解除限售后的股本情况

	股份性质	数量 (股)	百分比
无	限售条件的股份	25,011,999	49.44%
	1、高管股份	22,756,361	44.98%
有限售条件的股份	2、个人或基金	2,821,640	5.58%
	3、其他法人	0	0%
	4、限制性股票	0	0%
	5、其他	0	0%
	有限售条件股份合计	25,578,001	50.56%
	总股本	50,590,000	100%

四、其它情况

- (一) 申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺
- (二) 不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形
- (三)不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益 行为的情况
- (四)在本次解除限售的股票中,不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的 限售股份

五、备查文件

- (一)股东名册;
- (二)股票解除限售申请表;
- (三)股票解除限售申请书;

山东胜软科技股份有限公司 董事会 2025年3月7日