公告编号：2025-023

证券代码：874652        证券简称：睿健医疗           主办券商：银河证券

四川睿健医疗科技股份有限公司

关于股东所持公司股票自愿限售的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

一、 本次股票自愿限售数量共计 32,242,037 股，占公司总股本 10.50%，涉及自愿

限售股东 12 名。

公告编号：2025-023

二、 本次股票自愿限售的明细情况

单位：股

序

号

股东姓名

或名称

是否为

控股股

东、实

际控制

人或其

一致行

动人

是否为

控股股

东、实

际控制

人的亲

属，如

是，说

明亲属

关系*

是否为

公开发

行前直

接持有

10%以上

股份的

股东*

是否为公

开发行前

未直接持

有但可实

际支配 10%

以上股份

表决权的

相关主体*

董事、

监事、

高级管

理人员

任职情

况

截止 2025 年

3 月 10 日持

股数量

本次自愿

限售前已

处于限售

登记状态

的股票数

量

本次自愿

限售登记

股票数量

本次限

售股数

占公司

总股本

比例

自愿限售期间

本次限

售后该

股东所

持的无

限售条

件股份

数量

1

上 海 磐 锦

华 商 务 咨

询 合 伙 企

业（有限合

伙）

否 否 否 否 否 1,346,771 0 1,346,771 0.44%

自本机构取得

睿健医疗股票

之日（2024 年

3 月 28 日）起，

至 2025年 3月

27 日、完成本

次公开发行股

票并在北京证

券交易所上市

之日或该事项

0

终止之日孰晚

日止

2

北 京 楚 昌

私 募 基 金

管 理 有 限

公 司 － 武

汉 市 君 正

佳 明 创 业

投 资 基 金

合 伙 企 业

（ 有 限 合

伙）

否 否 否 否 否 561,155 0 561,155 0.18%

自本机构取得

睿健医疗股票

之日（2024 年

6 月 24 日）起，

至 2025年 6月

23 日、完成本

次公开发行股

票并在北京证

券交易所上市

之日或该事项

终止之日孰晚

日止。

0

3

汇 誉 私 募

基 金 管 理

（湖州）有

限 公 司 －

汇 智 产 投

否 否 否 否 否 3,366,928 0 3,366,928 1.10%

自本机构取得

睿健医疗股票

之日（2024 年

5 月 15 日）起，

至 2025年 5月

0

康 岚 创 业

投 资 （ 湖

州）合伙企

业（有限合

伙）

14 日、完成本

次公开发行股

票并在北京证

券交易所上市

之日或该事项

终止之日孰晚

日止。

4

汇 誉 私 募

基 金 管 理

（湖州）有

限 公 司 －

汇 智 翔 顺

股 权 投 资

基 金 （ 青

岛）合伙企

业（有限合

伙）

否 否 否 否 否 5,050,392 0 5,050,392 1.65%

自本机构取得

睿健医疗股票

之日（2024 年

6 月 14 日）起，

至 2025年 6月

13 日、完成本

次公开发行股

票并在北京证

券交易所上市

之日或该事项

终止之日孰晚

日止。

0

5 余彬 否 否 否 否 否 9,370,866 0 9,370,866 3.05%

截止 2025 年 3

月 10 日持股

数量 9,370,866

股 ， 其 中

760,299 股自

2024年 6月 21

日起至 2025

年 6月 20日止

满 12 个月、

8,610,567 股自

2025 年 1 月 9

日起至 2026

年 1 月 8 日止

满 12 个月；上

述股份锁定期

为持股满 12

个月或完成本

次公开发行股

票并在北京证

0

券交易所上市

之日或该事项

终止之日孰晚

日止。

6 朱铭 否 否 否 否 否 4,172,508 0 4,172,508 1.36%

截止 2025 年 3

月 10 日持股

数量 4,172,508

股 ， 其 中

1,760,508 股自

2025年 1月 17

日起至 2026

年 1月 16日止

满 12 个月；

1,052,000 股自

2025年 2月 11

日起至 2026

年 2月 10日止

满 12 个月；

460,000 股自

0

公告编号：2025-023

2025年 2月 12

日起至 2026

年 2月 11日止

满 12 个月；

500,000 股自

2025年 2月 14

日起至 2026

年 2月 13日止

满 12 个月；

400,000 股自

2025年 2月 20

日起至 2026

年 2月 19日止

满 12 个月。

上述股份锁定

期为满 12 个

月或完成本次

公开发行股票

并在北京证券

交易所上市之

日或该事项终

止之日孰晚日

止

7 甘释良 否 否 否 否 否 3,058,817 0 3,058,817 1.00%

截止 2025 年 3

月 10 日持股

数量 3,058,817

股 ， 其 中

2,630,000 股自

2025年 2月 11

日起至 2026

年 2月 10日止

满 12 个月；

428,817 股自

2025年 2月 20

日起至 2026

年 2月 19日止

满 12 个月。上

述股份锁定期

0

为满 12 个月

或完成本次公

开发行股票并

在北京证券交

易所上市之日

或该事项终止

之日孰晚日止

8 魏万炜 否 否 否 否 否 2,796,524 0 2,260,000 0.74%

截止 2025 年 3

月 10 日持股

数量 2,796,524

股 ， 其 中

2,260,000 股为

通过大宗交易

买入后又部分

竞价卖出后持

股，自 2025 年

1 月 9 日起至

2026 年 1 月 8

日止满 12 个

536,524

月。上述股份

锁定期为满 12

个月或完成本

次公开发行股

票并在北京证

券交易所上市

之日或该事项

终止之日孰晚

日止

9 李蓓文 否 否 否 否 否 1,984,600 0 1,984,600 0.65%

截止 2025 年 3

月 10 日持股

数量 1,984,600

股 ， 其 中

1,834,600 股为

通过大宗交易

买入后又部分

竞价卖出后持

股，自 2025 年

1 月 9 日起至

0

2026 年 1 月 8

日止满 12 个

月；150,000 股

自 2025年 1月

17 日 起 至

2026年 1月 16

日止满 12 个

月。上述股份

锁定期为满 12

个月或完成本

次公开发行股

票并在北京证

券交易所上市

之日或该事项

终止之日孰晚

日止

10 马蓉 否 否 否 否 否 650,000 0 650,000 0.21%

截止 2025 年 3

月 10 日持股

数量 650,000

0

股，该股份自

2025年 1月 17

日起至 2026

年 1月 16日止

满 12 个月。上

述股份锁定期

为满 12 个月

或完成本次公

开发行股票并

在北京证券交

易所上市之日

或该事项终止

之日孰晚日止

11 李鹏 否 否 否 否 否 225,000 0 220,000 0.07%

截止 2025 年 3

月 10 日持股

数量 225,000

股 ， 其 中

220,000 股通

过大宗交易买

5,000

入，自 2025 年

2 月 20 日起至

2026年 2月 19

日止满 12 个

月。上述股份

锁定期为满 12

个月或完成本

次公开发行股

票并在北京证

券交易所上市

之日或该事项

终止之日孰晚

日止。

12 夏冬普 否 否 否 否 否 200,000 0 200,000 0.07%

截止 2025 年 3

月 10 日持股

数量 200,000

股，该股份自

2025年 1月 17

日起至 2026

0

挂牌公司已于 2025 年 3 月 11 日对上述股票申请限售。

年 1月 16日止

满 12 个月。上

述股份锁定期

为满 12 个月

或完成本次公

开发行股票并

在北京证券交

易所上市之日

或该事项终止

之 日 孰 晚 日

止。

三、 本次股票自愿限售的依据及解除条件

（一）自愿限售的依据

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指

引第 1 号》的要求：发行人申报前 12 个月通过增资或股份转让产生新股东的，新股

东应当承诺其所持新增股份自取得之日起 12 个月内不得转让。

（二）自愿限售的解除条件

上述新股东期满之时，可以申请解除自愿限售。

四、 本次股票自愿限售后公司股本情况

股份性质 数量（股） 百分比（%）

无限售条件的股份 36,175,313 11.79%

有限售条件的股

份

1、高管股份 0 0%

2、个人或基金 61,737,944 20.11%

3、其他法人 209,017,113 68.10%

4、其他 0 0%

有限售条件股份合计 270,755,057 88.21%

总股本 306,930,370 100%

注：以上表格中位尾数差异为五舍五入引至。

五、 其他情况

公司将及时在中国证券登记结算有限责任公司办理完成自愿限售登记。

四川睿健医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日

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