公告编号：2025-001

证券代码：832032     证券简称：青晨科技     主办券商：申万宏源承销保荐

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次股票解除限售数量总额为 5,628,250 股，占公司总股本 5.0252%，可交

易时间为 2025 年 3 月 24 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序号
股东姓名

或名称

是否为控

股股东、

实际控制

人或其一

致行动人

董事、监

事、高级

管理人员

任职情况

本次解限

售原因

本次解除

限售登记

股票数量

本次解

除限售

股数占

公司总

股本比

例

尚未解除

限售的股

票数量

1 赵永旗 是 董事 B 893,749 0.7980% 6,110,364

2 左成林 否 董事 B 500,001 0.4464% 2,445,253

3 庄燕群 否 - D 500,000 0.4464% 0

4 高原 否 - D 300,000 0.2679% 0

5 袁林权 否 - D 200,000 0.1786% 0

6 王斌 否 监事 B 50,000 0.0446% 150,000

7 王强 否 - D 200,000 0.1786% 0

8 项六戈 否 - D 200,000 0.1786% 0

9 罗国安 否 - D 200,000 0.1786% 0

10 徐小强 否 - D 200,000 0.1786% 0

11 何涛 否 - D 150,000 0.1339% 0

12 付军 否 - D 150,000 0.1339% 0

13 王连富 否 - D 130,000 0.1161% 0

14 凌玲 否 - D 100,000 0.0893% 0

15 张晓贇 否 - D 100,000 0.0893% 0

16 赵宏伟 否 - D 100,000 0.0893% 0

17 李湘 否 - D 100,000 0.0893% 0

18 王成延 否 - D 100,000 0.0893% 0

19 任福锦 否 - D 100,000 0.0893% 0

20 吴安明 否 - D 100,000 0.0893% 0

21 胡名贵 否 - D 70,000 0.0625% 0

22 李超 否 - D 60,000 0.0536% 0

23 孙建州 否 监事 B 9,500 0.0085% 40,500

24 王伟 否 - D 50,000 0.0446% 0

25 刘国栋 否 - D 50,000 0.0446% 0

26 曹慧芬 否 - D 50,000 0.0446% 0

27 王尚辉 否 - D 50,000 0.0446% 0

28 谢静茹 否 - D 50,000 0.0446% 0

29 庄纪权 否 - D 50,000 0.0446% 0

30 刘登国 否 - D 50,000 0.0446% 0

31 张剑峰 否 - D 50,000 0.0446% 0

32 周海耀 否 - D 50,000 0.0446% 0

33 洪光亮 否 - D 50,000 0.0446% 0

34 陈野 否 - D 40,000 0.0357% 0

35 盛红良 否 - D 40,000 0.0357% 0

36 陈春芬 否 - D 35,000 0.0312% 0

37 史玮婧 否 - D 30,000 0.0268% 0

38 田红生 否 - D 30,000 0.0268% 0

39 姚增祥 否 - D 30,000 0.0268% 0

40 朱泽强 否 - D 30,000 0.0268% 0

41 徐自勇 否 - D 25,000 0.0223% 0

42 许珠 否 - D 25,000 0.0223% 0

43 周天根 否 - D 25,000 0.0223% 0

44 孙涛 否 - D 25,000 0.0223% 0

45 赵国庆 否 - D 25,000 0.0223% 0

46 虞小华 否 - D 20,000 0.0179% 0

47 邵燕 否 - D 20,000 0.0179% 0

48 盛燕丽 否 - D 20,000 0.0179% 0

49 贾凤妹 否 - D 20,000 0.0179% 0

50 黄国强 否 - D 20,000 0.0179% 0

51 叶秋 否 - D 20,000 0.0179% 0

52 毛义林 否 - D 20,000 0.0179% 0

53 田振中 否 - D 20,000 0.0179% 0

54 刘红艳 否 - D 20,000 0.0179% 0

55 吴宝荣 否 - D 20,000 0.0179% 0

56 罗德彬 否 - D 20,000 0.0179% 0

57 黄泽林 否 - D 20,000 0.0179% 0

58 顾原岗 否 - D 15,000 0.0134% 0

合计 — 5,628,250 5.0252% 8,746,117

注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解除限

售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解除限售；E 限制性股票解除

限售；F其他

自愿限售解除情况说明

赵永旗、左成林、庄燕群、高原、袁林权、王斌、王强、项六戈、罗国安、

徐小强、何涛、付军、王连富、凌玲、张晓贇、赵宏伟等 58 名个人投资者认购

2022 年 2 月发行股份，根据认购协议约定，认购后个人投资者自愿对认购的股

份限售三十六个月。

截至 2025 年 3 月 10 日，公司 2022 年 2 月定向发行股份锁定期已满三十六

个月，现公司申请对董事赵永旗、左成林，监事王斌、孙建州认购 2022 年 2 月

定向发行股份数量的法定流通比例进行解除限售；申请对其余 54 名个人投资者

认购 2022 年 2 月定向发行股份数量进行解除限售

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 100,159,297 89.4279%

有限售条件的

股份

1、高管股份 11,840,703 10.5721%

2、个人或基金 0 0%

3、其他法人 0 0%

4、限制性股票 0 0%

5、其他 0 0%

有限售条件股份合计 11,840,703 10.5721%

总股本 112,000,000 100%

四、其它情况

（一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺

（二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形

（三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益

行为的情况

（四）在本次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的

限售股份

五、备查文件

-

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日  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