上海宝信软件股份有限公司公告

股票代码：A600845 B900926   股票简称：宝信软件 宝信 B   编号：临 2025-011

上海宝信软件股份有限公司

关于维护公司股价稳定的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近期，公司股价出现非理性波动。基于对公司发展前景的信心，为保

护全体股东权益，宝信软件将采取以下措施维护公司股价稳定：

1、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，自 2025 年 4 月 8 日起

半年内，不减持所持有的公司股份。

2、公司已制定了《市值管理制度》，将不断完善公司治理，加强投资

者关系管理，规范信息披露，坚定维护资本市场的健康发展。

3、公司已制定《未来三年股东回报规划》并严格执行。2021-2023 年

度累计现金分红 55.26 亿元，占同期归属于上市公司股东平均净利润的

84.25%。2024 年度分红方案已由董事会审议通过，拟现金分红 17.3 亿元，

占归属于上市公司股东净利润 76.38%，待公司 2024 年度股东大会批准后实

施。

4、作为央企旗下信息高科技公司和国产软件领军者，公司坚持服务国

家战略、坚持科技自立自强，勇担国家使命担当类战略任务，围绕战略性

新兴产业布局、原创技术自主可控、产业链安全等相关工作，突破了一批

原创关键技术、推出了一批使命类产品、形成了一批行业示范应用，不断

增强核心功能、加速产业智慧化，不断提升核心竞争力、推动智慧产业化，

在推进数实融合、赋能产业数智化转型升级等方面彰显央企担当。
5、公司将聚焦人工智能、钢铁行业大模型、天行系列大型 PLC、人形

机器人本体及应用等核心技术和重点领域，持续加大研发资源投入，保障

核心技术突破；积极打造创新生态圈，通过共同承担国家、地方重大科研

项目、开展全链条协同创新等方式，加强产学研深度协同、融合创新；发

挥标准引领作用，强化标准化工作，研究策划布局国际标准，加强国际标

准人才培养。公司研发投入从 2021 年的 12.9 亿元增长至 2024 年的 14.6

亿元。

6、公司将坚持“工程精品化，产品规模化，运营平台化”转型，推进

总部和区域型公司业务模式变革，持续优化业务结构，发掘新市场、新业

务，积极探索新的盈利增长点，提高经营业绩，给予股东长期、稳定的投

资回报。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 8 日