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证券代码：000584               证券简称：*ST 工智             公告编号：2025-052

江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于公司2024年年报编制及审计进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）

于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示、继续实行

其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》，公司股票于 2024 年 5 月 6 日开市起

被实施退市风险警示。若公司 2024 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则

（2024 年修订）》（以下简称“股票上市规则”）第 9.3.12 条规定的情形，公

司股票存在被终止上市的风险。

2、公司于 2025 年 1 月 23 日披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号：

2025-010），本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，与年审会计师进行

了初步沟通，具体财务数据仍需进行审计后确定，公司 2024 年度审计报告的意

见类型尚存在不确定性，具体以 2024 年审计报告为准。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指南第 1 号——业务办理》的规定，公司应当分别在年度报告预约披露日前

二十个交易日和十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况，并说明相

关情况。依据以上规则要求，与审计机构：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通

合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）交流沟通，公司 2024 年年度报告编制情况

及最新审计工作进展情况如下：

一、2023 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响的消除情况

公司 2023 年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简

称“亚太会计师事务所”）对公司 2023 年度财务报告、内控报告分别出具了无

法表示意见和否定意见，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披露

媒体上发布的《董事会对财务报告非标准审计意见的专项说明》《董事会关于

                                                                                       江苏哈工智能机器人股份有限公司

2023 年度否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》。所涉事项进展

情况如下：

1、收入确认的进展情况

2023 年度，哈工智能高端装备制造（汽车焊装生产线）确认营业收入

215,339.80 万元，确认营业成本 192,452.38 万元，哈工智能公司采用时段法确认

收入、结转成本，经查阅合同，约定在最终验收合格并且双方移交签字之前设备

毁损、灭失风险由哈工智能公司承担，根据《企业会计准则第 14 号——收入

（2017）》有关规定，亚太会计师事务所判断此类业务应按时点法以终验收合格

作为收入确认时点。亚太会计师事务所无法确认 2023 年度营业收入、营业成本、

存货、合同资产、应收账款等科目金额的正确性，也无法确认该事项对期初数据

的影响金额。

截至本公告披露日,公司对 2023 年度无法表示意见所涉收入确认问题事项，

已组织人员全力推进收入确认事项的梳理工作。2024 年度公司全面梳理集团各

类销售合同的核心条款，判断风险控制权转移时点，公司有关收入确认事项已与

尤尼泰振青会计师事务所等相关方保持密切沟通，具体数据仍在测算之中，最终

采取的收入确认方式及是否涉及前期会计差错更正以公司对外披露的《2024 年

度报告》为准。

2、四家股权投资平台交易进展情况

公司于 2024 年 12 月 16 日、2024 年 12 月 18 日、2024 年 12 月 30 日分别召

开第十二届董事会第三十三次会议、十二届董事会第三十四次会议、第十二届监

事会第二十次会议、第十二届监事会第二十一次会议、2024 年第七次临时股东

大会，关联董事、关联股东回避表决，会议审议通过了《转让公司持有的合伙企

业份额暨关联交易的议案》《关于转让公司持有的合伙企业（岳阳成长）份额暨

关联交易的议案》《关于转让参股公司股权收益权暨关联交易的议案》和《关于

出售参股公司股权暨关联交易的议案》，同意公司分别以人民币 5,000 万元、

3,400 万元向深圳市长泽慧物润科技有限公司（以下简称“长泽慧物润”）转让

公司持有的湖州大直产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州大直”）

49.5%的出资份额（对应湖州大直 85.747%的权益）、南通中南哈工智能机器人

产业发展有限公司（以下简称“中南哈工”）40%股权；同意公司以人民币 2,500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万元向深圳市烁今智达科技有限公司（以下简称“烁今智达”）转让公司持有的

哈工成长（岳阳）私募股权基金企业（有限合伙）（以下简称“岳阳成长”）33.1126%

的出资份额；同意公司、子公司上海我耀机器人有限公司（以下简称“上海我耀”）

与北京零贰壹创业投资企业（有限合伙）（以下简称“零贰壹创投”）签署《债

权债务重组、抵销及代为偿还协议》，协议约定零贰壹创投以对公司的 5,500

万元债权代宁波延格供应链管理有限公司（曾用名：宁波延格管理（宁波）有限

公司，以下简称“宁波延格”）偿还其欠上海我耀的 9,800 万元股权转让款中的

5,500 万元。子公司上海我耀与深圳市长泽慧物润科技有限公司（又称“长泽慧

物润”）签署《债权转让协议》，协议约定上海我耀拟将其享有的宁波延格 9,800

万元应收股权转款中的 3,390 万元债权以 3,390 万元的价格转让给长泽慧物润，

长泽慧物润同意受让该等债权。

截至本公告日，公司收到长泽慧物润及烁今智达的《付款延期申请函》，向

公司申请延期支付，其将全力推进资金筹措工作。截至 2025 年 3 月 31 日，公司

收到长泽慧物润及烁今智达的转让款共 10,897.42 万元（含贴现息），其中商业

承兑汇票 10,092.32 万元（尚未兑付），现金 750 万元，商业承兑汇票贴现息 55.1

万元（尚未兑付）；合计尚未收回的转让款为 13,672.42 万元（现金，含贴现息）。

商业承兑汇票是一种商业信用的支付工具，存在不能按期兑付风险，交易结果尚

存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司 2024 年年度财务报表审计工作尚在进行中，上述非标准审计意见所涉

及事项影响是否消除存在不确定性，具体以尤尼泰振青出具的公司 2024 年度财

务报表审计报告为准。

二、2024 年年度报告编制及最新审计工作进展情况

2025 年 4 月，公司审计委员会委员与尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通

合伙） （以下简称“尤尼泰振青”）召开了沟通会，对关键审计事项、审计进

展等进行了沟通。公司 2024 年年度报告编制工作及审计工作正在有序推进， 尤

尼泰振青会计师事务所项目组正在执行相应的审计程序，目前已进入审计底稿汇

总阶段，并逐步提交内部质控部门复核，后续将根据反馈意见进一步完善审计底

稿，相关审计工作尚未全部完成。

截至本公告披露日，公司 2023 年度审计报告非标审计意见所涉及的事项影

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响尚未消除。公司 2024 年度财务报表审计工作尚在进行中，上述非标准审计意

见所涉及事项影响能否消除存在重大不确定性，可能导致公司 2024 年度财务会

计报告或者财务报告内部控制被出具非无保留意见。在重大会计处理、关键审计

事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上公司与会计师事务所不存

在重大分歧。具体以尤尼泰振青出具的公司 2024 年年度财务报表审计报告为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

                                           董 事 会

                                      2025 年 4 月 14 日