公告编号：2025-019

证券代码：834693     证券简称：金陵电机     主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后 变

动

时

间

变

动

方

式

股数（股）
占股本比

例
股数（股）

占股本比

例

苏州戈

德威机

电科技

有限公

司

合计持

有股份

6,542,200 4.740725% 6,540,000 4.739130% 2025

年 4

月

15

日

做

市

其中：

无限售

股份

6,542,200 4.740725% 6,540,000 4.739130%

有限售

股份

0 0% 0 0%

上海正

龙实业

有限公

司

合计持

有股份

21,060,000 15.2609% 21,060,000 15.2609% 2025

年 4

月

15

日

做

市

其中：

无限售

股份

21,060,000 15.2609% 21,060,000 15.2609%

有限售

股份

0 0% 0 0%

2025 年 4月 15日，信息披露义务人苏州戈德威机电科技有限公司通过做市

交易减持挂牌公司 2200 股，与一致行动人上海正龙实业有限公司合计拥有权益

比例从 20.001594%变为 20.000000%。

（二） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称 苏州戈德威机电科技有限公司

法定代表人 顾伟民

实际控制人 顾伟民

成立日期 2011年 5月 24日

注册资本（单位：元） 10,000,000

住所/通讯地址 吴江市汾湖镇汾湖大道 558号

经营范围

机械零部件、电子产品研发、生产、销售；提供

以上产品的相关技术咨询、技术服务；自营和代

理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动）。

公司类型 有限责任公司

股权结构 顾伟民持股 70%，张钧清持股 30%

统一社会信用代码 91320509575404532Y

是否属于失信联合惩戒对象 否

公司名称 上海正龙实业有限公司

法定代表人 余京烨

实际控制人 顾伟民

成立日期 2010年 3月 23日

注册资本（单位：元） 5,000,000

住所/通讯地址 上海市闵行区鹤庆路 398号 41幢

经营范围

从事机电设备领域内的技术开发、技术服务、技

术咨询、技术转让，物业服务，包装材料、橡塑

制品、一类医疗器械、钢材、服装鞋帽、家具及

配件、厨具卫具、灯具及照明装置、五金交电、

电子元器件、电线电缆及相关零部件的销售，从

事货物及技术的进出口业务，商务咨询，企业管

理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动】

公司类型 有限公司

股权结构

顾伟民持股 28%，余京烨持股 22.79%，夏晓奇持

股 15.19%；黄剑龙持股 15.19%，张钧清持股

11.39%，单隽祎持股 7.44%；

统一社会信用代码 913101125529029938

是否属于失信联合惩戒对象 否

详见上述相关信息披露义务人于 2025 年 4 月 17日在全国中小企业股份

转让系统官网披露的《权益变动报告书》（公告编号：2025-018）

二、 所涉及后续事项

上述股份变动情况不会导致公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变

化。

投资者权益变动情况详见公司 2025 年 4 月 17 日在全国股转系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《权益变动报告书》（公告编号：

2025-018）。

三、 备查文件目录

公告编号：2025-019

《苏州戈德威机电科技有限公司权益变动报告书》

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日  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