公告编号：2025-024

证券代码：837078         证券简称: 阿泰可        主办券商：西南证券

重庆阿泰可科技股份有限公司

关于补发权益变动报告书（减持）的声明公告

本人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重庆阿泰可科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日在

全国中小企业股份转让系统平台(www.neeq.com.cn)上披露了《权益变动报告书

（减持）（补发）》。上述公告涉及的权益变动事项已于 2025 年 1 月 22 日通过大

宗交易完成，上述公告信息披露义务人黄桂林的持股比例已由 2.40%减至 0.00%。

由于上述事项未触发须披露权益变动报告书的情形，故未在交易完成日后两

个交易日内披露。现因信息披露义务人黄桂林个人原因，予以补发。

特此公告。

信息披露义务人：黄桂林

2025 年 4 月 23 日