首创证券股份有限公司

关于广东味福记科技股份有限公司的风险提示性公告

首创证券股份有限公司作为广东味福记科技股份有限公司的持续督导主办

券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号 类别 风险事项

挂牌公司是

否履行信息

披露义务

1 生产经营 连续多年亏损、未弥补亏损接近实收股

本总额，持续经营能力存在重大不确定

性

是

2 生产经营 被出具带持续经营重大不确定性段落的

无保留意见的审计报告

是

3 其他 股票因舆情及交易异常波动导致的停牌

事项

是

（二） 风险事项情况

1、连续多年亏损、未弥补亏损接近实收股本总额，持续经营能力存在重大

不确定性

味福记 2024 年营业收入仅 207,547.14 元且较 2023 年大幅下滑，下滑幅度

达 38.82%，且 2024年实现的营业收入全部来源于关联方。公司拓展新业务乏力，

2024年年末公司在职人员人数较少，仅为 5人。截至 2024 年 12 月 31 日货币资

金余额仅为 4,382.87 元。

味福记 2022 年、2023 年、2024 年经审计归属于母公司的净利润分别为

-2,222,765.08 元、-3,832,385.84 元、-1,818,997.68 元，公司存在连续多年

亏损的情况。

受营业收入大幅下滑及连续多年亏损的影响，截至 2024 年 12 月 31 日，味

福记经审计资产负债表的未分配利润为 -10,089,612.57 元，股本为

10,500,000.00元，未弥补亏损接近实收股本总额。公司持续经营能力存在重大

不确定性。

2、被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告

味福记 2024 年财务报告被会计师事务所出具带持续经营重大不确定性段落

的无保留意见的审计报告，具体情形为：

如财务报表附注所述，贵公司近几年持续亏损。2024 年发生净亏损

-1,818,997.68 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司股本 10,500,000.00 元，未

分配利润累计-10,089,612.57 元，归属于母公司的净资产为 990,493.04 元。这

些事项或情况，表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不

确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

3、股票因舆情及交易异常波动导致的停牌事项

公司因股价出现较大波动，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票

停复牌业务实施细则》的有关规定，经公司申请，公司股票已于 2024 年 5 月 13

日起申请停牌。

公司股票于 2023 年 7 月 7 日至 2023 年 7 月 10 日 2 个有成交的交易日内收

盘价涨幅累计达到 257.38%。根据《中小企业股份转让系统股票异常交易监控细

则》的有关规定，属于股票异常交易波动情形。2023 年 6 月 29 日至 2023 年 9

月 25 日期间，公司有成交的交易日内收盘价涨幅累计达到 8,718.67%，公司股价

波动严重偏离市场和行业走势。2024 年 5 月 10 日，在媒体平台中出现有关公司

股东瑞丰达、瑞竹相关私募基金负面消息的报道，截至本公告出具日，公司正配

合相关部门进行调查，仍处于停牌状态。

二、 对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

味福记未弥补亏损接近实收股本总额，如公司持续亏损将对公司持续经营能

力产生重大不确定性。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，督促公司及时履行信息披露义务，

并将持续关注公司未来的公司治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

首创证券股份有限公司

2025年 4月 29日  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