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证券代码：000989                证券简称：ST九芝              公告编号：2025-044

九芝堂股份有限公司

关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

特别提示：

1、九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2025 年 5 月 6 日

停牌一天，于 2025 年 5 月 7 日开市起复牌。

2、公司股票自 5 月 7 日开市起撤销其他风险警示，证券简称由 “ST九芝”

变更为“九芝堂”，证券代码仍为“000989”，撤销其他风险警示后，公司股票交

易日的涨跌幅限制由 5%变更为 10% 。

一、股票种类、简称、证券代码、涨跌幅以及股票停复牌安排

1、股票种类：人民币普通股；

2、股票简称：由“ST 九芝”变更为“九芝堂”；

3、证券代码：仍为“000989”；

4、撤销其他风险警示的起始日：2025 年 5 月 7 日；

5、公司股票停复牌安排：公司股票将于 2025 年 5 月 6 日停牌一天，并于

2025 年 5 月 7 日开市起复牌；

6、股票交易日涨跌幅限制：撤销其他风险警示情形后，公司股票交易日的

涨跌幅限制由 5%变更为 10% 。

二、公司股票被实施其他风险警示的情况

2023 年度，公司被容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的

《内部控制审计报告》（容诚审字[2024]100Z0757 号），根据《深圳证券交易所股

票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.8.1 条第（四）款规定：公司最近一年被

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出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告，深圳证券交

易所对公司股票实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露

的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》。

三、公司申请撤销其他风险警示的情况

1、公司内部控制缺陷已经完成整改

2024 年 4 月 25 日，公司披露了《关于公司自查发现控股股东资金占用并已

解决的提示性公告》。时任控股股东占用资金及相关利息已经全部偿还给收取保

证金的账户；同时，本公司控股子公司牡丹江博搏医药有限责任公司（以下简称

“博搏医药”）使用非公司银行账户收取的保证金亦全部退还给代理商，并由博搏

医药公司账户重新收取。非经营性资金占用余额为零，非公司银行账户内的资金

产生的全部收益已转入公司银行账户。公司内部控制缺陷已经完成整改。

除此之外，报告期内公司进一步强化风险合规意识，加强内控管理，落实各

项整改措施，重点开展内控质量专项提升工作，保证公司的内部控制有效运行。

2、公司已满足规则要求的撤销其他风险警示的条件

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.8.7 条 “公司内

部控制缺陷整改完成，内部控制能有效运行，向本所申请对其股票交易撤销其他

风险警示的，应当披露会计师事务所对其最近一个会计年度财务会计报告出具的

无保留意见的内部控制审计报告。”

2025 年 3 月 28 日，公司披露了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

标准无保留意见的《2024 年度审计报告》（容诚审字[2025]100Z0502）、标准无保

留意见的《2024 年度内部控制审计报告》（容诚审字[2025]100Z0503 号）和《关

于九芝堂股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消

除的审核报告》（容诚专字[2025]100Z0599 号），2023 年度内部控制审计报告中

否定意见涉及事项的影响已消除。

3、公司不存在其他被实施风险警示的情形

公司逐条自查，不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第

九章所列示的退市风险警示和其他风险警示的情形。

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四、公司申请撤销其他风险警示的核准情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于申

请撤销其他风险警示的议案》，公司已向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易

其他风险警示。

公司关于撤销其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据

《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》的相关规定，公司股票将于

2025 年 5 月 6 日开市起停牌 1 天，并于 2025 年 5 月 7 日开市起撤销其他风险警

示并恢复交易，证券简称将由“ST 九芝”变更为“九芝堂”，证券代码仍为“000989”。

撤销其他风险警示后，公司股票交易日的涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日