证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-038

顾家家居股份有限公司

关于认购对象出具特定期间不减持公司股票

承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 7 日召开了第五

届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了公司 2025 年度向

特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。盈峰集团有限公

司（以下简称“盈峰集团”）作为本次发行的发行对象，已出具《关于特定期间

不减持上市公司股票的承诺》，具体内容如下：

“1、本次发行定价基准日前六个月内，本公司未减持上市公司股票。

2、自本次发行定价基准日至本次发行完成（即本次发行的新增股票登记至

本公司名下之日）后六个月内，本公司承诺不减持本公司持有的上市公司股票，

亦不存在减持上市公司股票的计划。

3、本公司承诺，本公司在本次发行中认购取得的上市公司股票自本次发行

结束（即本次发行的新增股票登记至本公司名下之日）后的三十六个月内不转让

（但同一实际控制人控制之下不同主体之间转让的除外）。本公司于本次发行中

取得的股票所派生的股票（如上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因

新增取得的股份），亦会遵守上述限售安排。若后续相关法律、行政法规、证券

监管部门规范性文件对限售期另有规定且明确规定适用于本次发行的，则依其规

定相应调整上述限售安排。

4、本承诺自签署之日起对本公司具有约束力。本公司如违反前述承诺的，

将依法承担相应的法律责任。”

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日