公告编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证券代码：873394        证券简称：鲟龙科技        主办券商：中信证券

杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次股票解除限售数量总额为 77,876,376 股，占公司总股本 86.30%，可交

易时间为 2025 年 5 月 14 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序号
股东姓名或

名称

是否为

控股股

东、实际

控制人

或其一

致行动

人

董事、监

事、高级

管理人

员任职

情况

本次解

限售原

因

本次解除限

售登记股票

数量

本次解除

限售股数

占公司总

股本比例

尚未解除限

售的股票数

量1

1

淳安千岛湖

卡露伽人科

技有限公司

是 - D 13,042,400 14.45% 6,521,200

2

宁波兴鲟创

业投资合伙

企业（有限

合伙）

否 - D 17,350,000 19.23% 0

3

共青城沣石

大消费投资

合伙企业

否 - D 7,336,200 8.13% 0

1 扣除本次申请解除限售股份后的尚未解除的股份数量。

（有限合

伙）

4 王斌 是
董事长、

总经理
D 1,470,900 1.63% 4,412,700

5 邱沈林 否 否 D 5,228,500 5.79% 0

6

杭州千岛湖

发展集团有

限公司

否 - D 5,171,900 5.73% 0

7

宁波卡露伽

人企业管理

咨询合伙企

业（有限合

伙）

是 - D 2,864,846 3.17% 1,432,424

8

浙江新干线

传媒投资有

限公司

否 - D 4,234,750 4.69% 0

9

北京高景罗

克电气设备

有限责任公

司

否 - D 3,415,600 3.78% 0

10

浙江舟洋创

业投资有限

公司

否 - D 3,184,900 3.53% 0

11

资兴市良美

鲟龙科技开

发有限公司

否 - D 2,665,000 2.95% 0

12

杭州萧山天

潮水产养殖

有限公司

否 - D 2,352,610 2.61% 0

13
中信证券投

资有限公司
否 - D 1,931,360 2.14% 0

14

金石坤享股

权投资（杭

州）合伙企

业（有限合

伙）

否 - D 1,931,360 2.14% 0

15

杭州灵峰赛

伯乐创业投

资合伙企业

（有限合

伙）

否 - D 1,680,250 1.86% 0

16 刘宇 否 否 D 1,646,800 1.82% 0

17

浙江省农村

发展集团有

限公司

否 - D 1,194,400 1.32% 0

18 国全庆 否 否 D 1,174,600 1.30% 0

合计 — 77,876,376 86.30% 12,366,324

注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解除限

售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解除限售；E 限制性股票解除

限售；F其他

自愿限售解除情况说明

2024 年 1 月 9 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关

于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议

案》。2024 年 1 月 30 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关

于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议

案》。

公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所向不特

定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 1 号——申报与审核》等相

关规定，对公司全体股东所持公司股份申请办理了自愿限售，自公司股票在全国

中小企业股份转让系统公开转让并挂牌的申请获得受理之日起至公司向不特定

合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，全体股东不转让或

委托他人管理直接或者间接持有的公司本次挂牌前已发行的股份，也不由公司回

购该部分股份。

考虑到股东的意愿和需求，综合考虑公司实际经营情况及战略规划等因素，

公司于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟提

前解除全体股东股份自愿限售的议案》。公司与全体股东就其股份自愿锁定承诺

解除事宜达成一致，并在符合《公司法》《证券法》等法律法规法定限售规定下

办理解除限售事宜。

公司拟解除此次自愿限售，由于王斌担任公司董事长同时为公司实际控制

人，根据规定，本次拟解除其持有公司股份的 25%的限售。

由于淳安千岛湖卡露伽人科技有限公司、宁波卡露伽人企业管理咨询合伙企

业（有限合伙）为公司实际控制人王斌担任执行董事、执行事务合伙人的企业，

为王斌的一致行动人，且其所持公司股份为挂牌前已持有，由于公司挂牌已满一

年但未满两年，根据规定，本次拟解除其持有公司股份 2/3 的限售。

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 77,876,376 86.30%

有限售条件的

股份

1、高管股份2 4,412,700 4.89%

2、个人或基金 0 0%

3、其他法人 7,953,624 8.81%

4、限制性股票 0 0%

5、其他 0 0%

有限售条件股份合计 12,366,324 13.70%

总股本 90,242,700 100%

2 包含董事、监事、高级管理人员所持股份。

四、其它情况

（一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺

（二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形

（三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益

行为的情况

（四）在本次解除限售的股票中，存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限

售股份

由于公司在北京证券交易所发行上市计划存在较大不确定性，考虑到股东的

意愿和需求，综合考虑公司实际经营情况及战略规划等因素，公司于 2025 年 4

月 2 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟提前解除全体股东股

份自愿限售的议案》。公司与全体股东就其股份自愿锁定承诺解除事宜达成一致，

并在符合《公司法》《证券法》等法律法规法定限售规定下办理解除限售事宜。

具体情况参见本公告之“二、本次股票解除限售的明细情况及原因”之“自愿限

售解除情况说明”。

五、备查文件

（一）杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司全体证券持有人名册

（二）杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司关于股东所持股份解除限售的申请

（三）杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司股票解除限售申请表

杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日

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