公告编号：2025-105

证券代码：832532        证券简称：大亚股份         主办券商：天风证券

淄博大亚金属科技股份有限公司

关于股东所持公司股票自愿限售的公告的更正公告

本公司董事会于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《关于股东所

持公司股票自愿限售的公告》（公告编号:2025-101），由于该公告存

在错漏，本公司现予以更正。

一、 公告内容的更正

（一）更正：本次股票自愿限售数量共计 161,946,109 股，占公

司总股本 44.57%，涉及自愿限售股东 18 名。

（二）更正：本次股票自愿限售的明细情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

http://www.neeq.cc/

本次股票自愿限售的明细情况

单位：股

序
号

股东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名或
名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是否为
控股股
东、实
际控制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股股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份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份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况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 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

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
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愿
限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态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股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愿
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售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司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售
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
股
份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
1 韩庆吉 是 - 是 - 董事长 101,045,283 75,783,965 25,261,318 6.95%

2025 年第三次临时股东
会股权登记日（2025 年
4 月 23 日）次日起至公
司完成公开发行股票并
在北交所上市之日起满
12 个月或公开发行股票

0

并在北交所上市事项终
止之日。

2 韩超 否 否 否 否
董事、
总经理

2,879,261 2,159,446 719,815 0.20%

2025 年第三次临时股东
会股权登记日（2025 年
4 月 23 日）次日起至公
司完成公开发行股票并
在北交所上市之日起满
12 个月或公开发行股票
并在北交所上市事项终

止之日。

0

3 张社 否 否 否 否

董事、
分管财
务的副
总经理

406,816 305,114 101,702 0.03%

2025 年第三次临时股东
会股权登记日（2025 年
4 月 23 日）次日起至公
司完成公开发行股票并
在北交所上市之日起满
12 个月或公开发行股票
并在北交所上市事项终

止之日。

0

4 蒋振峰 否 否 否 否

董事、
副总经
理、董
秘

288,708 216,530 72,178 0.02%

2025 年第三次临时股东
会股权登记日（2025 年
4 月 23 日）次日起至公
司完成公开发行股票并
在北交所上市之日起满
12 个月或公开发行股票
并在北交所上市事项终

止之日。

0

5
淄博市高新
技术创业投
资有限公司

否 否 是 否 - 38,324,617 0 38,324,617 10.55%
2025 年第三次临时股东
会股权登记日（2025 年
4 月 23 日）次日起至公

0

司完成公开发行股票并
在北交所上市之日起满
12 个月或公开发行股票
并在北交所上市事项终

止之日。

6

上海三奕资
产管理有限
公司－常熟
三奕壹号创
业投资合伙
企业（有限

合伙）

否 否 否 否 - 14,970,000 0 14,970,000 4.12%
2025 年 4 月 24 日至

2025 年 6 月 6 日
0

7 蒯雯瑾 否 否 否 否 - 3,400,000 0 3,400,000 0.94%
2025 年 4 月 24 日至
2025 年 12 月 13 日

0

8 吴中平 否 否 否 否 - 1,006,500 0 1,006,500 0.28%
2025 年 4 月 24 日至
2025 年 12 月 3 日

0

9
科华控股股
份有限公司

否 否 否 否 - 2,500,000 0 2,500,000 0.69%
2025 年 4 月 24 日至

2025 年 6 月 4 日
0

10 王淑琴 是 配偶 否 是 - 8,733,926 0 8,733,926 2.40%

2025 年第三次临时股东
会股权登记日（2025 年
4 月 23 日）次日起至公
司完成公开发行股票并
在北交所上市之日起满
12 个月或公开发行股票
并在北交所上市事项终

止之日。

0

11
山东富昌投
资有限公司

是 否 是 是 - 36,892,142 0 36,892,142 10.15%

2025 年第三次临时股东
会股权登记日（2025 年
4 月 23 日）次日起至公
司完成公开发行股票并
在北交所上市之日起满
12 个月或公开发行股票
并在北交所上市事项终

止之日。

0

12

青岛凯盈投
资合伙企业
（有限合
伙）

是 否 否 是 - 15,600,000 0 15,600,000 4.29%

2025 年第三次临时股东
会股权登记日（2025 年
4 月 23 日）次日起至公
司完成公开发行股票并
在北交所上市之日起满
12 个月或公开发行股票
并在北交所上市事项终

止之日。

0

13

青岛鼎龙达
投资合伙企
业（有限合

伙）

是 否 否 是 - 8,280,000 8,280,000 0 0.00%

2025 年第三次临时股东
会股权登记日（2025 年
4 月 23 日）次日起至公
司完成公开发行股票并
在北交所上市之日起满
12 个月或公开发行股票
并在北交所上市事项终

止之日。

0

14

青岛斯道克
投资合伙企
业（有限合

伙）

是 否 否 是 - 5,952,000 0 5,952,000 1.64%

2025 年第三次临时股东
会股权登记日（2025 年
4 月 23 日）次日起至公
司完成公开发行股票并
在北交所上市之日起满
12 个月或公开发行股票

0

并在北交所上市事项终
止之日。

15

青岛盛嘉泰
投资合伙企
业（有限合

伙）

是 否 否 是 - 2,640,000 2,640,000 0 0.00%

2025 年第三次临时股东
会股权登记日（2025 年
4 月 23 日）次日起至公
司完成公开发行股票并
在北交所上市之日起满
12 个月或公开发行股票
并在北交所上市事项终

止之日。

0

16

青岛迪斯卡
投资合伙企
业（有限合

伙）

是 否 否 是 - 1,344,000 1,344,000 0 0.00%

2025 年第三次临时股东
会股权登记日（2025 年
4 月 23 日）次日起至公
司完成公开发行股票并
在北交所上市之日起满
12 个月或公开发行股票
并在北交所上市事项终

止之日。

0

17 韩翠玲 否 妹妹 否 否 - 8,293,531 0 8,293,531 2.28%

2025 年第三次临时股东
会股权登记日（2025 年
4 月 23 日）次日起至公
司完成公开发行股票并
在北交所上市之日起满
12 个月或公开发行股票
并在北交所上市事项终

止之日。

0

18 胡银基 否 妹夫 否 否 - 473,520 355,140 118,380 0.03%

2025 年第三次临时股东
会股权登记日（2025 年
4 月 23 日）次日起至公
司完成公开发行股票并
在北交所上市之日起满

0

挂牌公司已于 2025 年 4 月 25 日对上述股票申请限售

12 个月或公开发行股票
并在北交所上市事项终

止之日。

（三）更正：

本次股票自愿限售后公司股本情况

股份性质 数量（股） 百分比（%）

无限售条件的股份 110,353,696 30.37%

有限售条件

的股份

1、高管股份 104,620,068 28.79%

2、个人或基金 36,877,477 10.15%

3、其他法人 111,532,759 30.69%

4、其他 0 0.00%

有限售条件股份合计 253,030,304 69.63%

总股本 363,384,000 100.00%

二、其他相关说明

除上述更正外，公告中其他内容均未发生变化。公司将在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露更

正后的《关于股东所持公司股票自愿限售的公告（更正后）》（公告编

号:2025-101）。

公司对上述更正给投资者带来不便深表歉意。

     特此公告。

淄博大亚金属科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日