证券代码：002055   证券简称：得润电子   公告编号：2025-041

深圳市得润电子股份有限公司

关于控股股东部分股份将被二次司法拍卖的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1．本次将被二次司法拍卖的标的为控股股东深圳市得胜资产管理有限公司所持有的公司股份

18,600,000股，占其所持有公司股份总数的 28.04%，占公司总股本的 3.08%。

2．本次司法拍卖事项目前不会对公司的生产经营等产生重大影响，不涉及公司控股股东和实际

控制人变更情形。

3．本次司法拍卖不涉及集中竞价交易或大宗交易减持。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市得胜资产管理有限公司（以

下简称“得胜公司”）所持公司股份 18,600,000股于 2025年 4月 29日 10 时至 2025年 4月 30日 10

时止在阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行司法拍卖，根据该平台公布的拍卖结果，得胜公司首轮司

法拍卖的 18,600,000股已流拍。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 6 日在《证券时报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东部分股份司法拍卖流拍的进

展公告》（公告编号：2025-037）。

近日，公司通过阿里巴巴司法拍卖网络平台查询获悉，深圳市宝安区人民法院将对上述流拍股

份 18,600,000 股进行二次司法拍卖，现将具体情况公告如下：

一、股东股份被二次司法拍卖的基本情况

（一）股东股份被二次司法拍卖的基本情况

股东名称

是否为控股股东

或第一大股东及

其一致行动人

本次司法拍卖股份

数量（股）

占其所持

股份比例

占公司总

股本比例

是否为限售股

及限售类型
原因

深圳市得胜资产

管理有限公司
是 18,600,000 28.04% 3.08% 否 司法拍卖

（二）拍卖公告的主要内容

1．拍卖标的：被执行人得胜公司名下持有的公司 18,600,000 股的股票（将分批次进行变卖，每

http://www.cninfo.com.cn/

批次为 1,860,000 股）。得胜公司所持有的此部分股份已被司法冻结，详情请见公司分别于 2022 年

5 月 20 日、2023 年 4 月 17 日披露的《关于公司股份冻结的公告》（公告编号：2022-042）、（公告

编号：2023-016）。

每批次起拍价：7,544,160元，保证金：754,000 元，增价幅度：37,700 元及其倍数。

2．拍卖机构：深圳市宝安区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台。

3．拍卖时间：2025年 6月 9日 10时至 2025年 6月 10日 10时止（延时除外）。

4．拍卖方式：（1）设有保留价的增价拍卖方式，保留价等于起拍价，至少一人报名且出价不低

于起拍价，方可成交；（2）本次拍卖活动设置延时出价功能，在拍卖活动结束前，每最后 5 分钟如

果有竞买人出价，将自动延迟 5分钟。

5．拍卖流程：（1）拍卖竞价前将通过网拍系统将在竞买人支付宝账户内冻结相应资金作为应

缴的保证金，拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻，冻结期间不计利息。本标的物竞得者

原冻结的保证金自动转入法院指定账户；（2）拍卖成交余款（拍卖成交价扣除保证金后的余款）在

拍卖成交后 20日内缴入法院指定账户。

（三）股东股份累计被拍卖情况

除上述将被司法拍卖股份情形以外，公司控股股东得胜公司于 2024 年 7 月 15 日 10 时至 2024

年 7 月 16 日 10 时司法拍卖的 5,000,000 股，其中 500,000 股竞价成功并已完成过户手续，剩余

4,500,000 股于 2024 年 11 月 6 日 10 时至 2024 年 11 月 7 日 10 时被二次司法拍卖，其中 4,392,800

股竞价成功并已完成过户手续，剩余 107,200 股于 2025 年 1 月 4 日 10 时至 2025 年 1 月 5 日 10 时

被二次司法拍卖，该部分股份竞价成功并已完成过户手续；得胜公司及公司实际控制人邱建民先生

于 2024 年 8 月 29 日 10 时至 2024 年 8 月 30 日 10 时二次司法拍卖的合计 20,718,999 股，其中

4,150,000股竞价成功并已完成过户手续，剩余 16,568,999股被司法划转至债权人；得胜公司于 2024

年 10 月 10 日 10 时至 2024 年 10 月 11 日 10 时司法拍卖的 11,409,700 股竞价成功并已完成过户手

续；得胜公司将于 2025 年 6 月 1 日 10 时至 2025 年 7 月 31 日 10 时被司法拍卖（变卖）26,000,000

股。截至本公告披露日，得胜公司及邱建民先生累计被司法拍卖并已完成相应过户手续的股份为

37,128,699股（含司法划转至债权人的股份），占公司总股本比例为 6.14%。

二、其他相关说明及风险提示

1．截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵

害上市公司利益的情况。

2．公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持独立，目前公司生产经营情况正常，截至本

公告披露日，上述事项对公司治理及日常生产经营不构成重大影响。

3．截至本公告披露日，得胜公司持有公司股份 66,344,933股，占公司总股本的 10.98%；得胜公

司及其一致行动人合计持有公司股份 92,544,966 股，占公司总股本的 15.31%。

得胜公司持有的公司股份 26,000,000股将于 2025年 6月 1日 10时至 2025年 7月 31日 10时止

（延时除外）进行司法拍卖（变卖），详情请见公司于 2025 年 5 月 20 日披露的《关于控股股东部

分股份将被司法拍卖（变卖）的提示性公告》（公告编号：2025-038）。如该批次最终竞价成功且完

成过户，得胜公司所持公司股份将下降至 40,344,933 股，占公司总股本的 6.67%；得胜公司及其一

致行动人所持公司股份将下降至 66,544,966 股，占公司总股本的 11.01%，得胜公司仍为公司控股股

东，公司控制权未发生变更。

如本次司法拍卖最终竞价成功且完成过户，得胜公司所持公司股份将下降至 21,744,933 股，占

公司总股本的 3.60%；得胜公司及其一致行动人所持公司股份将下降至 47,944,966 股，占公司总股

本的 7.93%，经与律师初步沟通判断，得胜公司仍为公司控股股东，公司控制权未发生变更。如后续

还有司法拍卖情形，公司控制权将有可能面临发生变更的风险。

4．根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十五条第一款：“股东因司法强制执行或者

股票质押、融资融券、约定购回式证券交易违约处置等减持股份的，应当根据具体减持方式分别适

用本办法的相关规定，并遵守证券交易所的相关规则”及第十三条第一款：“大股东通过协议转让

方式减持股份，或者其他股东通过协议转让方式减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份的，

股份出让方、受让方应当遵守证券交易所有关协议转让的规定，股份受让方在受让后六个月内不得

减持其所受让的股份”规定，本次司法拍卖的出让方及受让方在后续股份变动时，应当遵守股份变

动比例、信息披露等相关限制性要求。受让方在受让后 6 个月内不得减持其所受让的股份。如受让

方在限售期限内违规减持，公司保留追究受让方法律责任的权利。

5．截至本公告披露日，本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开

始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖；后续可能涉及竞拍（或流拍）、缴款、股权变更过户等环

节，拍卖结果存在不确定性。公司将持续关注上述事项的进展情况，督促相关股东严格按照有关法

律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

6．公司提醒广大投资者，《证券时报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为

准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十七日