公告编号：2025-033

证券代码：400147        证券简称：当代 3           主办券商：华源证券

当代东方投资股份有限公司

关于股东所持公司股票自愿限售的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责。

一、 本次股票自愿限售数量共计 322,597,630 股，占公司总股本 25.02%，涉及自愿

限售股东 7 名。

公告编号：2025-033

二、 本次股票自愿限售的明细情况

单位：股

序

号

股东姓名或

名称

是否为

控股股

东、实

际控制

人或其

一致行

动人

是否为控

股股东、

实际控制

人的亲

属，如是，

说明亲属

关系*

是否为公

开发行前

直接持有

10%以上股

份的股东*

是否为

公开发

行前未

直接持

有但可

实际支

配 10%以

上股份

表决权

的相关

主体*

董事、

监事、

高级

管理

人员

任职

情况

截止 2025年

5月 22日持

股数量

本次

自愿

限售

前已

处于

限售

登记

状态

的股

票数

量

本次自愿限

售登记股票

数量

本次限

售股数

占公司

总股本

比例

自愿限售期间

本次

限售

后该

股东

所持

的无

限售

条件

股份

数量

1

世纪中农（北

京）农业科技

有限公司

否 不适用 不适用 不适用 - 112,597,630 0 112,597,630 8.73%

自 2025 年 2 月

27 日起的 12 个

月内

0

2

上海丁二企

业发展合伙

企业（有限合

伙）

否 不适用 不适用 不适用 - 50,000,000 0 50,000,000 3.88%

自 2025 年 2 月

27 日起的 12 个

月内

0

3

厦门盛亨科

技合伙企业

（有限合伙）

否

不适用

不适用

不适用

 -

50,000,000 0 50,000,000 3.88%

自 2025 年 2 月

27 日起的 12 个

月内

0

30,000,000 0 30,000,000 2.33%

自 2025年 5月 9

日起的 12 个月

内

0

公司已于 2025年 6月 6日对上述股票申请限售。

4

世纪云能（北

京）信息科技

有限公司

是 不适用 不适用 不适用 - 35,000,000 0 35,000,000 2.71%

自 2025 年 2 月

27 日起的 12 个

月内

0

5

厦门世纪中

农冷链物流

合伙企业（有

限合伙）

是

不适用

不适用

不适用

-

10,000,000 0 10,000,000 0.78%

自 2025 年 2 月

27 日起的 12 个

月内

0

20,000,000 0 20,000,000 1.55%

自 2025年 5月 9

日起的 12 个月

内

0

6

北京里程互

动科技有限

公司

是 不适用 不适用 不适用 - 10,000,000 0 10,000,000 0.78%

自 2025 年 2 月

27 日起的 12 个

月内

0

7 胡惠康 否 不适用 不适用 不适用 - 5,000,000 0 5,000,000 0.39%

自 2025 年 2 月

27 日起的 12 个

月内

0

三、 本次股票自愿限售的依据及解除条件

本次限售的依据

1、根据福建省厦门市中级人民法院裁定批准的《当代东方投资股份有限公司重整

计划（草案）》中出资人权益调整方案：5亿股转增股票中，2亿股由重整投资人支付重

整投资款1亿元获得；3亿股将通过以股抵债的方式，清偿公司债务；重整投资人向普通

债权人支付5000万元对价以获得普通债权人转增获得的1/3数量（即1亿股）的股票。在

重整投资人向普通债权人支付5000万元股票收购对价后，普通债权人同意将相应的股票

直接登记至重整投资人名下。且重整投资人承诺：受让的股份自登记至其名下之日起十

二个月内不得转让，但重整投资人持有的转增股票在同一实际控制人控制的不同主体之

间进行转让不受前述限制。当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）申请对上

述股东持有公司的322,597,630股股份限售。

本次限售分两个时间段：

1、世纪中农（北京）农业科技有限公司全部股份、上海丁二企业发展合伙企业（有

限合伙）全部股份、厦门盛亨科技合伙企业（有限合伙）50,000,000 股股份、世纪云

能（北京）信息科技有限公司全部股份、厦门世纪中农冷链物流合伙企业（有限合伙）

10,000,000 股股份、北京里程互动科技有限公司全部股份、胡惠康全部股份，限售期

限为自 2025 年 2月 27 日起的 12个月内。

2、厦门盛亨科技合伙企业（有限合伙）30,000,000 股股票、厦门世纪中农冷链物

流合伙企业（有限合伙）20,000,000 股股票，限售期限为自 2025 年 5 月 9 日起的 12

个月内。

四、 本次股票自愿限售后公司股本情况

股份性质 数量（股） 百分比（%）

无限售条件的股份 967,006,478 74.98%

有限售条件的股

份

1、高管股份 0 0%

2、个人或基金 5,000,000 0.39%

3、其他法人 317,597,630 24.63%

4、其他 0 0%

有限售条件股份合计 322,597,630 25.02%

总股本 1,289,604,108 100%

五、 其他情况

公司将根据相关规定及时在中国证券登记结算有限责任公司办理自愿限售登记。

当代东方投资股份有限公司

董事会

2025 年 6月 6日

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