证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-040

曙光信息产业股份有限公司

关于筹划本次交易事项停牌前一个交易日前十大股东及前

十大流通股股东持股情况的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海光信息技术股份有限公司（以下简称“海光信息”）拟通过向曙光信息产

业股份有限公司（以下简称“公司”或“中科曙光”）全体 A股换股股东发行 A

股股票的方式换股吸收合并中科曙光并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称

“本次交易”）。

鉴于本次交易存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免

造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司 A

股股票（证券简称：中科曙光，代码：603019）于 2025 年 5 月 26 日（星期一）

开市时起开始停牌。本次重组涉及事项较多、涉及流程较为复杂，根据上海证券

交易所的相关规定预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2025

年 5 月 26 日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-036）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——停复牌》的相关规

定，现将公司股票停牌前一个交易日（2025 年 5 月 23 日）前十大股东的名称及

持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量披露如下：

一、公司股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况

截至 2025 年 5 月 23 日，公司前十大股东的持股情况如下表所示：

序

号
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）

1 北京中科算源资产管理有限公司 214,793,948 14.68

2 香港中央结算有限公司 46,866,627 3.20

3 历军 42,136,093 2.88

序

号
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）

4 天津海泰控股集团有限公司 33,260,000 2.27

5

中国工商银行股份有限公司－华泰柏

瑞沪深300交易型开放式指数证券投资

基金

26,692,379 1.82

6 北京思科智控股有限责任公司 26,326,600 1.80

7

中国建设银行股份有限公司－易方达

沪深300交易型开放式指数发起式证券

投资基金

19,167,428 1.31

8 张仲华 14,227,953 0.97

9
中国工商银行股份有限公司－华夏沪

深300交易型开放式指数证券投资基金
13,882,494 0.95

10

中国工商银行股份有限公司－易方达

中证人工智能主题交易型开放式指数

证券投资基金

13,403,033 0.92

二、公司股票停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况

截至 2025 年 5 月 23 日，公司前十大流通股东的持股情况如下表所示：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）

1 北京中科算源资产管理有限公司 214,793,948 14.68

2 香港中央结算有限公司 46,866,627 3.20

3 历军 42,136,093 2.88

4 天津海泰控股集团有限公司 33,260,000 2.27

5

中国工商银行股份有限公司－华泰柏

瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投

资基金

26,692,379 1.82

6 北京思科智控股有限责任公司 26,326,600 1.80

7

中国建设银行股份有限公司－易方达

沪深 300 交易型开放式指数发起式证

券投资基金

19,167,428 1.31

8 张仲华 14,227,953 0.97

9

中国工商银行股份有限公司－华夏沪

深 300 交易型开放式指数证券投资基

金

13,882,494 0.95

10

中国工商银行股份有限公司－易方达

中证人工智能主题交易型开放式指数

证券投资基金

13,403,033 0.92

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日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