公告编号：2025-042

证券代码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证券简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主办券商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国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通

五峰赤诚生物科技股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

一、 本次股票解除限售数量总额为 64,041,249股，占公司总股本 59.8533%，可交易时

间为 2025年 6月 23日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序

号
股东姓名或名称

是否

为控

股股

东、

实际

控制

人或

其一

致行

动人

董

事、

监

事、

高级

管理

人员

任职

情况

本次

解限

售原

因

本次解除限

售登记股票

数量

本次解除

限售股数

占公司总

股本比例

尚未

解除

限售

的股

票数

量1

1
北京金控浙商资本管理中心（普通

合伙）
否 无 D 6,000,000 5.6076% 0

2
宜昌国投融合产业投资基金（有限

合伙）
否 无 D 6,000,000 5.6076% 0

3 毛业琼 否 无 D 4,725,000 4.4160% 0

4
五峰立倍投资管理服务部（有限合

伙）
否 无 D 4,297,399 4.0164% 0

5 彭友蔼 否 无 D 4,238,562 3.9614% 0

6 武汉苹湖股权投资基金管理有限公

司－湖北苹湖创业投资有限公司
否 无 D 4,000,000 3.7384% 0

7 鼎泰海富投资管理有限公司 否 无 D 2,151,601 2.0109% 0

1 扣除本次申请解除限售股份后的尚未解除的股份数量。

8 五峰得倍投资管理服务部（有限合

伙）
否 无 D 1,904,400 1.7799% 0

9 冯愿妮 否 无 D 1,803,590 1.6856% 0

10 唐雨竹 否 无 D 1,717,820 1.6055% 0

11 白贇 否 无 D 1,626,000 1.5197% 0

12 林红卫 否 无 D 1,395,559 1.3043% 0

13 李玉莲 否 无 D 1,274,959 1.1916% 0

14 宜昌长乐投资集团有限公司 否 无 D 1,250,000 1.1683% 0

15 杨刚才 否 无 D 1,123,446 1.0500% 0

16 郑琼芳 否 无 D 939,900 0.8784% 0

17 五峰倍农投资管理服务部（有限合

伙）
否 无 D 903,200 0.8441% 0

18 陈清虎 否 无 D 860,000 0.8038% 0

19 吴先翠 否 无 D 820,140 0.7665% 0

20 张品德 否 无 D 800,000 0.7477% 0

21 余涛 否 无 D 781,500 0.7304% 0

22 胡金兰 是 无 D 767,500 0.7173% 0

23 李丽华 否 无 D 727,886 0.6803% 0

24 彭璐 否 无 D 699,086 0.6534% 0

25 田腊仙 否 无 D 694,500 0.6491% 0

26 唐珈 否 无 D 669,695 0.6259% 0

27 张长安 否 无 D 611,725 0.5717% 0

28 冯传凤 否 无 D 517,307 0.4835% 0

29 祝跃进 否 无 D 432,000 0.4037% 0

30 任金美 否 无 D 415,194 0.3880% 0

31 陶烈炎 否 无 D 378,000 0.3533% 0

32 夏本森 否 无 D 356,400 0.3331% 0

33 邹书华 否 无 D 351,200 0.3282% 0

34 关昌艳 否 无 D 351,100 0.3281% 0

35 向红波 否 无 D 351,000 0.3280% 0

36 李莉 否 无 D 324,000 0.3028% 0

37 陈庆琳 否 无 D 324,000 0.3028% 0

38 骆勋 否 无 D 315,000 0.2944% 0

39 张亮 否 无 D 310,400 0.2901% 0

40 周立章 否 无 D 307,220 0.2871% 0

41 张基明 否 无 D 300,000 0.2804% 0

42 邓德科 否 无 D 297,000 0.2776% 0

43 胡燕 否 无 D 270,000 0.2523% 0

44 康忠贵 否 无 D 268,000 0.2505% 0

45 吴克慧 否 无 D 265,100 0.2478% 0

46 谭少珍 否 无 D 251,100 0.2347% 0

47 梅元红 否 无 D 250,000 0.2337% 0

48 杨晓冬 否 无 D 243,000 0.2271% 0

49 王妙青 否 无 D 243,000 0.2271% 0

50 熊应洁 否 无 D 220,000 0.2056% 0

51 张春明 否 无 D 220,000 0.2056% 0

52 魏兵 否 无 D 212,500 0.1986% 0

53 高诗英 否 无 D 200,000 0.1869% 0

54 张展毓 否 无 D 200,000 0.1869% 0

55 旷茂志 否 无 D 191,000 0.1785% 0

56 苏晓玲 否 无 D 162,000 0.1514% 0

57 蔡琴 否 无 D 160,000 0.1495% 0

58 颜华英 否 无 D 150,600 0.1408% 0

59 许存静 否 无 D 150,000 0.1402% 0

60 廖亨斌 否 无 D 150,000 0.1402% 0

61 袁忠华 否 无 D 147,000 0.1374% 0

62 敖峰 否 无 D 110,000 0.1028% 0

63 张富强 否 无 D 109,960 0.1028% 0

64 程勇 否 无 D 107,144 0.1001% 0

65 王红玲 否 无 D 100,000 0.0935% 0

66 罗晓龙 否 无 D 100,000 0.0935% 0

67 杜方艳 否 无 D 100,000 0.0935% 0

68 张建春 否 无 D 81,000 0.0757% 0

69 王明政 否 无 D 80,476 0.0752% 0

70 孙传波 否 无 D 79,000 0.0738% 0

71 杨建军 否 无 D 76,000 0.0710% 0

72 范琼 否 无 D 75,000 0.0701% 0

73 丁显卓 否 无 D 65,000 0.0607% 0

74 胡安迪 否 无 D 63,698 0.0595% 0

75 龙慧玲 否 无 D 56,700 0.0530% 0

76 金丽慧 否 无 D 43,200 0.0404% 0

77 方建 否 无 D 43,000 0.0402% 0

78 王立新 否 无 D 40,000 0.0374% 0

79 林建 否 无 D 39,535 0.0369% 0

80 张颖 否 无 D 37,800 0.0353% 0

81 张波 否 无 D 35,000 0.0327% 0

82 邓萍 否 无 D 29,129 0.0272% 0

83 向拥华 否 无 D 29,129 0.0272% 0

84 毛旖 否 无 D 28,425 0.0266% 0

85 陈涯涵 否 无 D 28,000 0.0262% 0

86 陈亚珍 否 无 D 25,000 0.0234% 0

87 吴冰 否 无 D 24,300 0.0227% 0

88 张琳 否 无 D 21,600 0.0202% 0

89 田巧根 否 无 D 20,000 0.0187% 0

90 孙彦妮 否 无 D 20,000 0.0187% 0

91 姚远锋 否 无 D 20,000 0.0187% 0

92 关晓婷 否 无 D 20,000 0.0187% 0

93 董启华 否 无 D 20,000 0.0187% 0

94 杨莉 否 无 D 17,000 0.0159% 0

95 林鹃鹏 否 无 D 15,328 0.0143% 0

96 熊林 否 无 D 13,500 0.0126% 0

97 钟咸旭 否 无 D 13,500 0.0126% 0

98 柳青 否 无 D 12,000 0.0112% 0

99 周波波 否 无 D 11,700 0.0109% 0

100 董燕 否 无 D 11,700 0.0109% 0

101 罗佩苏 否 无 D 10,800 0.0101% 0

102 刘林 否 无 D 10,800 0.0101% 0

103 孟勇 否 无 D 10,000 0.0093% 0

104 徐庆江 否 无 D 10,000 0.0093% 0

105 胡士凡 否 无 D 10,000 0.0093% 0

106 胡士文 否 无 D 10,000 0.0093% 0

107 李文俊 否 无 D 9,500 0.0089% 0

108 刘满珍 否 无 D 9,000 0.0084% 0

109 陈岩岭 否 无 D 8,598 0.0080% 0

110 曾重阳 否 无 D 6,610 0.0062% 0

111 徐锦雄 否 无 D 6,000 0.0056% 0

112 杜保国 否 无 D 5,800 0.0054% 0

113 吴月宝 否 无 D 5,400 0.0050% 0

114 徐华芳 否 无 D 5,400 0.0050% 0

115 凌伟 否 无 D 5,400 0.0050% 0

116 王春江 否 无 D 5,000 0.0047% 0

117 易建松 否 无 D 5,000 0.0047% 0

118 汪超 否 无 D 4,500 0.0042% 0

119 刘强 否 无 D 3,376 0.0032% 0

120 刘万鹏 否 无 D 3,000 0.0028% 0

121 曾祥荣 否 无 D 2,652 0.0025% 0

122 陆桂玖 否 无 D 2,000 0.0019% 0

123 李志祥 否 无 D 2,000 0.0019% 0

124 刘泉华 否 无 D 1,000 0.0009% 0

合计 — 64,041,249 59.8533%

注：解除限售原因：A挂牌前股份批次解除限售；B董事、监事、高级管理人员每年解除限售；C离

职董事、监事、高级管理人员解除限售；D自愿限售解除限售；E限制性股票解除限售；F其他

自愿限售解除情况说明

2023 年 12 月，陈赤清、毛业富、宜昌国投融合产业投资基金（有限合伙）、北

京金控浙商资本管理中心（普通合伙）、毛业琼、五峰立倍投资管理服务部（有限合

伙）、彭友蔼、湖北湖创业投资有限公司、鼎泰海富投资管理有限公司、五峰得倍投

资管理服务部（有限合伙）等股东做出自愿承诺，自公司申请在全国股转系统挂牌

受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日期间，不

转让本人（单位）持有的公司股份，且不委托他人管理本人（单位）持有的公司股

份。如公司在北交所发行上市计划发生重大变更或终止的，则本条自愿限售承诺自

动失效。

2025 年 6 月 6 日，公司 2025 年第二次临时股东大会会议审议通过《关于终止向

不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》，公司终止向

不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。因此，全体在册

股东除法定限售外，均解除限售。

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 64,041,249 59.8742%

有限售条

件的股份

1、高管股份2 42,918,500 40.1258%

2、个人或基金 0 0%

2 包含董事、监事、高级管理人员所持股份。

3、其他法人 0 0%

4、限制性股票 0 0%

5、其他 0 0%

有限售条件股份合计 42,918,500 40.1258%

总股本 106,959,749 100.0000%

四、其它情况

（一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺

（二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形

（三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行为的

情况

（四）在本次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限售

股份

五、备查文件

股票解除限售申请；

股票解除限售申请书。

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2025年 6 月 17日

	一、 本次股票解除限售数量总额为64,041,249股，占公司总股本59.8533%，可交易时间为2025年6月23日。
	二、 本次股票解除限售的明细情况及原因
	三、 本次股票解除限售后的股本情况
	四、 其它情况
	（一） 申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺
	（二） 不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形
	（三） 不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行为的情况
	（四） 在本次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限售股份

	五、 备查文件