公告编号：2025-030

证券代码：836254          证券简称:滴滴集运        主办券商：恒泰长财证券

滴滴集运（天津）科技股份有限公司

关于股东所持公司股票自愿限售的公告

一、 本次股票自愿限售数量共计 6,175,075 股，占公司总股本

61.75%，涉及自愿限售股东 6 名。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法

律责任。

公告编号：2025-030

二、 本次股票自愿限售的明细情况

单位：股

序
号

股东
姓名
或名
称

是否为
控股股
东、实
际控制
人或其
一致行
动人

是否为控
股股东、
实际控制
人 的 亲
属，如是，
说明亲属
关系*

是否为公
开发行前
直接持有
10% 以 上
股份的股
东*

是否为公
开发行前
未直接持
有但可实
际 支 配
10% 以 上
股份表决
权的相关
主体*

董事、监
事、高级
管理人员
任职情况

截止 2025
年 6 月 16
日持股数
量

本次自愿
限售前已
处于限售
登记状态
的股票

本次自愿
限售登记
股票数量

本次限
售股数
占公司
总股本
比例

自 愿
限 售
期间

本 次 限
售 后 该
股 东 所
持 的 无
限 售 条
件 股 份
数量

1

陈铭
源

否

否 否 否 无 192,100 0 192,100 1.92% 2025
年 6
月 16
至
2028
年 6
月 15
日

0

2

吴行
安

否

否 否 否 无 2,720,350 0 2,720,350 27.20% 2025
年 6
月 16
日至
2028
年 6
月 15
日

0

3 广东
恒誉
壹股

否
否 否 否 无 16,000 0 16,000 0.16% 2025

年 6
月 16

0

权投
资中
心
（有
限合
伙）

日至
2028
年 6
月 15
日

4 广东
邦顺
投资
有限
公司
-邦
顺中
大 2
号私
募证
券投
资基
金

否

否 否 否 无 272,900 0 272,900 2.729% 2025
年 6
月 16
日至
2028
年 6
月 15
日

0

5
广东
长平
世纪
科技
有限
公司

是

控股股东 否 否 无 1,699,100 0 1,699,100 16.99% 2025
年 6
月 16
日至
2028
年 6
月 15
日

0

6

杨志
华

否

否 是 否 无 5,098,500 3,823,875 1,274,625 12.74% 2025
年 6
月 16
日至
2025
年 10

0

挂牌公司已于 2025年 6 月 16 日对上述股票申请限售。

月 13
日

三、 本次股票自愿限售的依据及解除条件

（一）限售依据

本次限售为股东自愿限售。

（二）本次股票自愿限售的解除条件

自愿限售期间不以任何理由解除限售，限售到期后再申请解限售。

四、 本次股票自愿限售后公司股本情况

股份性质 数量（股） 百分比（%）

无限售条件的股份 300 0.003%

有限售条件

的股份

1、高管股份 3,824,625 38.24625%

2、个人或基金 4,459,975 44.59975%

3、其他法人 1,715,100 17.151%

4、其他

有限售条件股份合计 9,999,700 99.997%

总股本 10,000,000 100%

五、 其他情况

公司将根据相关规定及时在中国证券登记结算有限责任公司办理完

成自愿限售登记。

六、 备查文件

《滴滴集运（天津）科技股份有限公司及相关股东关于提请协助出

具限售股份登记函的申请书》

滴滴集运（天津）科技股份有限公司

董事会

                          2025年 6月 18日