证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-056

债券代码：118050 债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司

股东减持股份计划实施完成暨权益变动

的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律

责任。

重要内容提示：

 大股东持有的基本情况

本次权益变动为贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股

股东山东怀谷企业管理有限公司（以下简称“山东怀谷”）减持公司股份导致的，

本次减持计划实施前，公司控股股东山东怀谷及其一致行动人张华、张诗扬、张

跃合计持有人民币普通股 50,369,402，占公司总股本的 26.25%（因山东怀谷及

其一致行动人持有的可转换公司债券均已减持完毕，故本次计算权益比例按山东

怀谷及其一致行动人直接持股比例合并计算）。

 减持计划的实施结果情况

公司于 2025 年 5 月 29 日披露了《航宇科技关于引入战略投资者暨股东减持

股份计划公告》（公告编号：2025-047），山东怀谷拟于 2025 年 6 月 23 日至 2025

年 9月 22日期间，通过大宗交易方式减持所持有公司股份合计不超过 2,955,870

股，占公司总股本的 2.00%。

因公司权益分派进行了资本公积转增股本，导致公司总股本及山东怀谷的持

股数量发生变化，故相应对股东减持股份计划的减持数量进行了调整，具体详见

公司于 2025 年 6 月 10 日披露的《航宇科技关于权益分派实施后调整控股股东减

持数量的公告》（公告编号：2025-048），山东怀谷本次减持计划的股份数量将由

不超过 2,955,870 股调整为不超过 3,838,114 股，占公司最新股份总数的比例不

超过 2%。除减持数量调整外，山东怀谷本次减持计划其他内容不变。

近日公司收到公司控股股东山东怀谷的书面通知，截至 2025 年 6 月 24 日，

山东怀谷通过大宗交易合计减持公司股份 3,838,114 股，占公司总股本 2%，本

次减持计划完成。

本次减持完成后，导致控股股东山东怀谷及其一致行动人其拥有公司的权益

比例由 26.25%下降至 24.25%，权益变动触及 5%的整数倍，不触及要约收购。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 山东怀谷企业管理有限公司

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否

直接持股 5%以上股东 √是 □否

董事、监事和高级管理人员 □是 √否

其他：/

持股数量 42,266,062股

持股比例 22.02%

当前持股股份来源

IPO 前 取得： 42,266,062 股，其中，IPO 前取得

32,512,355 股，公司实施权益分派，公积金转增股本

取得 9,753,707 股

上述减持主体存在一致行动人：

股东名称
持有数量

（股）
持有比例 一致行动关系形成原因

第一组 山东怀谷企业

管理有限公司

42,266,062 22.02% 公司持股 5%以上的股

东，系公司控股股东

张华 6,357,790 3.31% 担任山东怀谷董事长

张诗扬 1,595,100 0.83% 为张华先生之子

张跃 150,450 0.08% 为张华先生之弟

合计 50,369,402 26.25% —

二、减持计划的实施结果

（一）大股东因以下事项披露减持计划实施结果：

其他情形：为引入认可公司内在价值和看好未来发展的战略投资者、优化股权结

构、推动上市公司战略发展。

股东名称 山东怀谷企业管理有限公司

减持计划首次披露日期 2025 年 5 月 29 日

减持数量 3,838,114股

减持期间 2025 年 6 月 24 日～2025 年 6 月 24 日

减持方式及对应减持数

量
大宗交易减持，3,838,114 股

减持价格区间 30.15～30.15元/股

减持总金额 115,719,137.10元

减持完成情况 已完成

减持比例 2%

原计划减持比例 不超过：2%

当前持股数量 38,427,948股

当前持股比例 20.02%

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划 □是 √否

三、本次权益变动基本情况

信 息 披 露

义 务 人 基

本信息

信息披露义务

人 1名称
山东怀谷企业管理有限公司

注册地址
山东省泰安市宁阳县文庙街道金阳商贸城办公楼 2 楼

207 号

法定代表人 张华

注册资本 1573.8786 万元

统一社会信用

代码
91520103680153229T

公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

信息披露义务

人 2名称
张华

性别 男

国籍 中国

信息披露义务

人 3名称
张诗扬

性别 男

国籍 中国

信息披露义务

人 4名称
张跃

性别 男

国籍 中国

四、本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司权益情况

股东名称

本次变动前持有情况 本次变动后持有情况

变动方式
合计变动

比例人民币普

通股/股

占公司总

股本的比

例

人民币普

通股/股

占公司总

股本的比

例

山东怀谷 42,266,062 22.02% 38,427,948 20.02% 大宗交易 -2.00%

张华 6,357,790 3.31% 6,357,790 3.31% / -

张诗扬 1,595,100 0.83% 1,595,100 0.83% / -

张跃 150,450 0.08% 150,450 0.08% / -

合计 50,369,402 26.25% 46,531,288 24.25% / -2.00%

注：1、权益比例按照（投资者持有的股份数量／上市公司已发行股份总数）计算。

2、本公告表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。

五、其他情况说明

1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,请参见公司同日

于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州航宇科技发展股份有限公司简式

权益变动报告书》。

3、本次权益变动为山东怀谷减持公司股份导致的，不触及要约收购。

4、本次权益变动后，公司将继续督促信息披露义务人严格执行相关规定，

并及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日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