公告编号：2025-037

证券代码：836595        证券简称：三茗科技        主办券商：西部证券

西安三茗科技股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式
股数

（股）

占股本

比例

股数

（股）

占股本

比例

基 业

长 盛

投 资

有 限

责 任

公司

合计持

有股份

3,750,000 25% 3,000,000 20% 2025

年 7

月 1

日

大宗

交易

其中：

无限售

股份

3,750,000 25% 3,000,000 20%

有限售

股份

0 0% 0 0%

内 蒙

古 贝

佳 尔

投 资

合计持

有股份

0 0% 750,000 5% 2025

年 7

月 1

日

大宗

交易

其中：

无限售

股份

0 0% 750,000 5%

有 限

公司

有限售

股份

0 0% 0 0%

2025 年 7 月 1 日，基业长盛投资有限责任公司通过大宗交易减持挂牌公

司股份 750,000 股，减持后，基业长盛拥有权益的股份比例从 25.00%变为

20.00%。

2025 年 7 月 1 日，内蒙古贝佳尔投资有限公司通过大宗交易增持挂牌公

司股份 750,000 股，增持后，内蒙古贝佳尔投资有限公司拥有权益的股份比例

从 0.00%变为 5.00%。

（二） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称 基业长盛投资有限责任公司

法定代表人 陈太平

实际控制人 陈太平

成立日期 2007年 11月 23日

注册资本（单位：元） 113,500,000

住所/通讯地址
北京市朝阳区东三环北路 38号院 3 号楼 1007

室

经营范围 项目投资；投资管理；投资咨询

公司类型 有限责任公司

股权结构

陈太平 48.89868%、陈积勋 13.21586%、张军

8.81057%、李静 4.40529%、蔡耿锡 4.40529%、

贺英奎 4.40529%、谭说 3.52423%、陈新戈

3.52423%、力是 1.76212%、张国明 1.76212%、

黄岐丽 1.76212%、吴正平 0.88106%、宋靖雁

0.88106% 、梁凯 0.88106%、黄盛萍 0.88106% 。

统一社会信用代码 91110000669900684L

https://aiqicha.baidu.com/person?personId=dfdda19431e035cbfaedb2a4f750b878
https://aiqicha.baidu.com/person?personId=dfdda19431e035cbfaedb2a4f750b878
https://aiqicha.baidu.com/person?personId=63981e5323213d0ee06ebcaa2f1cfd01
https://aiqicha.baidu.com/person?personId=6ba0899907228c49d7f8b257481679ea
https://aiqicha.baidu.com/person?personId=6ba0899907228c49d7f8b257481679ea

是否属于失信联合惩戒对象 否

公司名称 内蒙古贝佳尔投资有限公司

法定代表人 刘忠河

实际控制人 刘忠河

成立日期 2025年 5月 9日

注册资本（单位：元） 2,160,000

住所/通讯地址
内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林

街道办事处第八登记区步行街北 117 号门市

经营范围

一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资

金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未

上市企业）；融资咨询服务；教育咨询服务

（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培

训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许

可的培训）；社会经济咨询服务；贸易经纪；

会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告

制作；广告设计、代理；图文设计制作；办公

服务；专业设计服务；风力发电技术服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法

自主开展经营活动）

公司类型 有限责任公司

股权结构 刘忠河 100.00%

统一社会信用代码 91150784MAEJPGCN4X

是否属于失信联合惩戒对象 否

基业长盛持股变动情况达到《非上市公众公司收购管理办法》规定的权益

变动披露标准，详见 2025 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益变动报告书》（公告编号为：2025-036）

二、 所涉及后续事项

本次股东持股比例变动不会导致公司的第一大股东、控股股东或实际控制

人发生变化。

上述股份变动涉及投资人披露权益变动报告书，详见 2025 年 7月 1日在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益

变动报告书》（公告编号为：2025-036）、不涉及收购报告书等文件，本次收购

不涉及要约收购条款，因此，本次收购不涉及触发要约收购的情形。本次股份

变动不会对公司生产经营造成影响。

三、 备查文件目录

《权益变动报告书》

西安三茗科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日

	一、 本次持股变动基本情况
	（一） 投资者股份变动情况
	（二） 投资者基本情况
	1、 法人基本信息

	二、 所涉及后续事项
	三、 备查文件目录