证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2025-039

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于控股股东之一致行动人所持公司股份被司法拍卖的进展公告

特别提示：

1、本次拍卖标的物为公司控股股东之一致行动人侯颖女士持有的本公司

13,785,075股股票，占其持有公司股份的比例为 100.00%，占公司总股本的比例

为 3.90%。上述将被司法拍卖的股份均为无限售流通股，均已被质押并分别被司

法再冻结和司法标记。

2、本次司法拍卖的 13,385,075股股份已完成过户，侯颖女士被动减持本公

司股份 13,385,075 股，其余 400,000 股股份流拍，流拍股份将依据成渝金融法

院后续裁定进行处置，公司将持续关注后续进展并根据相关法律法规的规定履行

信息披露义务。另外，竞买人通过本次司法拍卖以非交易过户方式取得本公司的

股份，需按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所的

有关规定执行，在受让后六个月内不得交易其所受让的股份。

3、公司目前生产经营情况正常，该事项未对公司正常经营活动产生重大影响。

一、本次司法拍卖的基本情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月

7 日披露了《关于控股股东之一致行动人所持公司股份将被司法拍卖的提示性公

告》（公告编号：2025-032）。成渝金融法院将公司控股股东之一致行动人侯颖

女士持有的公司 13,785,075 股股票于 2025 年 7 月 8 日 10:00 时起至 2025 年 7

月 9日 10:00时止在淘宝网司法拍卖网络平台上进行了公开拍卖。

二、本次司法拍卖的进展情况

根据成渝金融法院出具的《执行裁定书》，侯颖女士持有的部分公司股份

13,385,075股均竞拍成交并完成过户，具体情况如下：

序号 竞买人
标的股数

（股）
成交价（元）

1 徐赫男 100,000 1,317,000

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

2 陈东 450,000 5,881,500

3 项国华 200,000 2,614,000

4 朱军 120,000 1,568,400

5 洪泽鑫 100,100 1,308,307

6 杨廷梅 100,000 1,307,000

7 王宝霞 2,000,000 25,940,000

8 董泽锋 1,600,000 20,752,000

9 李兴玲 590,000 7,652,300

10 刘凤启 500,000 6,485,000

11 李敢 430,000 5,577,100

12 奉靖云 428,888 5,562,677.36

13 张铁驹 333,888 4,330,527.36

14 吴志龙 320,000 4,150,400

15 聂开亮 309,000 4,007,730

16 张晓军 300,000 3,891,000

17 王坤明 275,000 3,566,750

18 洪乐周 250,300 3,246,391

19 蒋纯阳 210,010 2,723,829.70

20 陈凌峰 210,000 2,723,700

21 盛卫芬 200,000 2,594,000

22 储亚超 200,000 2,594,000

23 郑林 200,000 2,594,000

24 邱觅宇 130,000 1,686,100

25 黄岳义 105,000 1,361,850

26 樊友员 103,000 1,335,910

27 朱福宗 101,000 1,309,970

28 宁康野 100,100 1,298,297

29 宁利忠 100,000 1,297,000

30 曾令坤 100,000 1,297,000

31 宁宇 100,000 1,297,000

32 廖泽彪 100,000 1,297,000

33 喻涛 100,000 1,297,000

34 李庆 100,000 1,297,000

35 贺全华 100,000 1,297,000

36
上海添亿禾信息

科技有限公司
2,718,789 34,990,814.43

合计  13,385,075   173,449,553.85

股东股份累计被司法拍卖的情况如下：

股东名称
目前持股数量

（股）
持股比例

累计被拍卖股

份数量（股）

占公司总股本

比例

侯颖 400,000 0.11% 19,805,661 5.60%

三、其他说明

1、本次司法拍卖已完成竞拍并取得了成渝金融法院出具的《执行裁定书》，

上述竞买人通过本次司法拍卖以非交易过户方式取得本公司的股份需按照有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所的有关规定执行，在

受让后六个月内不得交易其所受让的股份。

2、本次司法拍卖的 13,385,075股公司股份已过户完成，侯颖女士被动减持

本公司股份 13,385,075 股，其余 400,000 股股份流拍，流拍股份将依据成渝金

融法院后续裁定进行处置，公司将持续关注后续进展并根据相关法律法规的规定

履行信息披露义务。

3、本次司法拍卖事项未对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响，未

对公司治理结构产生重大不利影响。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2025年7月25日