公告编号：2025-041

证券代码：834579        证券简称：残友软件        主办券商：五矿证券

深圳市残友软件股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式 股数（股）
占股本比

例
股数（股）

占股本比

例

深 圳

市 残

友 集

团 控

股 股

份 有

限 公

司

合 计 持

有股份

3,519,000 51% 6,619,000 66.19% 2025

年 7

月 28

日

投 资

关系、

协 议

方式

其中：无

限 售 股

份

3,519,000 51% 6,619,000 66.19%

     有

限 售 股

份

0 0% 0 0%

郑 卫

宁

合 计 持

有股份

3,105,000 45% 3,105,000 31.05% 2025

年 7

月 28

日

其 他

（ 因

股 票

发 行

持 股

比 例

其中：无

限 售 股

份

776,250 11.25% 776,250 7.76%

     有 2,328,750 33.75% 2,328,750 23.29%

限 售 股

份

被 动

降低）

2025 年 5 月 14 日，深圳市残友软件股份有限公司 2025 年度第三次临时

股东会审议通过《深圳市残友软件股份有限公司股票定向发行说明书》，并于

2025年 6月 24日 披露《深圳市残友软件股份有限公司股票定向发行认购公告》，

对于投资者认购安排、 认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

现已认购结束后，深圳市残友集团控股股份有限公司持有公司股份 6,619,000

股，拥有公司股权比例从 51%变为 66.19%。

（二） 股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定书的主要

内容

《与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>》与《与发行对象签署附

生效条件的<股份认购协议之补充协议>》规定了合同主体、签订时间，认购方

式以及支付方式等内容。

（三） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称 深圳市残友集团控股股份有限公司

法定代表人 郑卫宁

实际控制人 郑卫宁

成立日期 2012年 12月 17日

注册资本（单位：元） 10,000,000

住所/通讯地址
深圳市福田区莲花街道雨田路 1号富莲大厦 1栋

1楼

经营范围

一般经营项目是：平面、多媒体影视技术的设计、

开发；手机、掌上电脑、数码产品、移动通讯设

备、液晶显示器的技术开发、销售；投资兴办实

业（具体项目另行申报）；一类医疗器械的购销;

医疗器械的技术开发、技术咨询；国内贸易（不

含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法

律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限

制的项目须取得许可后方可经营）。二类医疗器

械、医院消毒产品、一次性防护产品、口罩、防

护服、温度枪、血压计、诊断仪器等医疗器械设

备的批发与零售。

公司类型 股份有限公司(非上市)

股权结构
郑卫宁持有 89%的股份，深圳市郑卫宁慈善基金

会持有 10%的股份，罗五明持有 1%的股份。

统一社会信用代码 9144030005898759XH

是否属于失信联合惩戒对象 否

2025 年 5 月 14 日，深圳市残友软件股份有限公司 2025 年度第三次临时股东

会审议通过《深圳市残友软件股份有限公司股票定向发行说明书》，并于 2025

年 6月 24日 披露《深圳市残友软件股份有限公司股票定向发行认购公告》，对

于投资者认购安排、 认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

现已认购结束后，深圳市残友集团控股股份有限公司持有公司股份 6,619,000

股，拥有公司股权比例从 51%变为 66.19%。

二、 所涉及后续事项

本次股东持股情况变动不会导致公司第一大股东、控股股东、实际控制人发

生变化。

本次股东权益变动不涉及相关文件。

三、 备查文件目录

中国证券登记结算有限责任公司出具的登记结果

深圳市残友软件股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 28 日  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