天茂实业集团股份有限公司

关于异议股东保护的专项说明

由于天茂实业集团股份有限公司（以下简称“天茂集团”或“公司”）拟进

行业务结构调整，面临重大不确定性，可能对公司造成重大影响。为保护中小股

东利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《深交所股票上市规

则》）等相关法律、法规及规范性文件的规定，经公司董事会审议通过，公司拟

以股东会决议方式主动撤回 A 股股票在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

的上市交易，并在股票终止上市后申请转入全国中小企业股份转让系统有限责任

公司代为管理的退市板块转让（以下简称“本次主动终止上市”）。

2025 年 8 月 8 日，天茂集团披露拟以股东会决议方式主动终止上市的相关

公告，对公司终止上市原因、终止上市方式、终止上市后经营发展计划、并购重

组安排、重新上市安排、代办股份转让安排、异议股东保护措施，以及公司董事

会关于主动终止上市对公司全体股东利益的影响分析等相关内容进行了披露。天

茂集团独立董事专门会议及董事会决策与咨询委员会已审议通过本次终止上市

的相关议案。天茂集团聘请中信建投证券股份有限公司和国浩律师（上海）事务

所作为本次主动终止上市的财务顾问和法律顾问，分别针对本事项发表了专项意

见。

一、对异议股东的保护机制的安排

（一）本次方案通过向异议股东提供现金选择权作为异议股东保护机制

按照《深交所股票上市规则》第 9.7.10 条要求，申请主动终止上市且法人主

体资格将存续的公司，应当对公司股票终止上市后转让或者交易、异议股东保护

措施作出具体安排，保护中小投资者的合法权益。公司本次在股东会决议方式主

动终止上市方案中，作为投资者保护机制安排，荆门市维拓宏程管理合伙企业（有

限合伙）向除新理益集团有限公司（以下简称“新理益集团”）、王薇、刘益谦外

现金选择权股权登记日登记在册的全体 A 股股东提供现金选择权（限售或存在

权利限制的股份等情形除外）。

（二）异议股东及其他股东保护机制的主要内容

为充分保护投资者的利益，公司将设置异议股东及其他股东保护机制，本次

以股东会决议方式主动终止上市事项经股东会审议通过后，由荆门市维拓宏程管

理合伙企业（有限合伙）向除新理益集团、王薇、刘益谦外现金选择权股权登记

日登记在册的全体 A 股股东提供现金选择权（限售或存在权利限制的股份等情

形除外）。

行使现金选择权的天茂集团股东可就其有效申报的每一股天茂集团股份，在

现金选择权实施日获得由相关现金选择权提供方按现金选择权价格支付的现金

对价，同时将相对应的股份过户至相关现金选择权提供方名下。该等行使现金选

择权的股东无权再就申报行使现金选择权的股份向天茂集团或任何同意本次以

股东会决议方式主动终止上市方案的天茂集团其他股东主张现金选择权。

具体方案如下：

1、现金选择权申报主体

包括异议股东（在股东会上对《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上

市事项的议案》投反对票的股东）在内的，除新理益集团、刘益谦、王薇以外的，

于现金选择权股权登记日登记在册的全体 A 股股东提供现金选择权（限售或存

在权利限制的股份等情形除外）。

登记在册的天茂集团 A 股股东行使现金选择权需满足以下条件：

（1）申报现金选择权的股东不得就其限售、已被冻结、质押或其他权利受

到限制的股份申报现金选择权，股东申报股份数量的上限是截至现金选择权实施

股权登记日收市后其股东账户持有的不存在限售、质押、司法冻结或其他权利受

到限制情形的股票数量。若已申报行使现金选择权的股份在申报完成后被限售、

司法冻结、设定质押或第三方权利、被司法强制扣划的，则该部分股份的现金选

择权申报自限售、司法冻结、设定质押或第三方权利、被司法强制扣划发生时无

效。

（2）通过融资融券信用证券账户持有天茂集团股票且需要进行现金选择权

申报的投资者，应当不晚于现金选择权股权登记日将相应股票从信用证券账户划

转至其对应的普通证券账户（划转后方能获得现金选择权派发），在现金选择权

派发日，该部分股票对应的现金选择权将被派发至该投资者的普通证券账户，投

资者在申报日仅能通过普通证券账户进行现金选择权行权申报。已开展约定购回

式证券交易且需要进行现金选择权申报的投资者，应当不晚于现金选择权股权登

记日的前一交易日办理提前购回手续。参与股票质押式回购交易且需要进行现金

选择权申报的投资者，应当不晚于现金选择权股权登记日办理提前购回手续。

2、现金选择权提供方及履约能力

现金选择权的提供方为荆门市维拓宏程管理合伙企业（有限合伙），公司实

际控制人刘益谦系荆门市维拓宏程管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，

荆门市维拓宏程管理合伙企业（有限合伙）具备提供现金选择权的履约能力。

3、现金选择权的行权价格

现金选择权的行权价格为 1.60 元/股。

4、行使现金选择权的相关风险

若股东会不能通过《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议

案》，公司的 A 股异议股东及其他 A 股股东将不能获得现金选择权，公司的 A 股

异议股东及其他 A 股股东不得就此向公司或荆门市维拓宏程管理合伙企业（有

限合伙）主张任何赔偿或补偿。

若申报行使现金选择权时公司股价高于现金选择权价格，则股东申报行使现

金选择权将可能使其利益受损。

5、现金选择权的股权登记日

本次现金选择权的股权登记日为 2025 年 9 月 2 日（如有调整，由公司董事

会确定）。

6、申报方式

通过深交所交易系统进行申报，公司不提供手工申报方式。

7、申报时间

待公司股东会审议通过后，公司将另行确定现金选择权申报日，具体时间以

公司公告为准。

8、申报数量

扣除新理益集团、王薇、刘益谦持有的公司 3,274,762,877 股股份，及截至现

金选择权的股权登记日其他股东持有的为限售或存在权利限制的公司股份。在现

金选择权申报时间内，荆门市维拓宏程管理合伙企业（有限合伙）预计将为不超

过 1,629,376,288 股股份提供现金选择权，具体以现金选择权实施情况为准。

二、本次实施的现金选择权有利于保障异议股东利益

（一）本次实施的现金选择权具有较强的操作性

目前，天茂集团无法通过为异议股东提供回购请求权保障其利益。选择由荆

门市维拓宏程管理合伙企业（有限合伙）向除新理益集团、王薇、刘益谦外现金

选择权股权登记日登记在册的全体 A 股股东（限售或存在权利限制的股份等情

形除外）提供现金选择权，能够维护异议股东及其他股东利益。

（二）本次实施的现金选择权价格合理性与合规性

荆门市维拓宏程管理合伙企业（有限合伙）拟向除新理益集团、王薇、刘益

谦外，现金选择权股权登记日登记在册的全体 A 股股东（限售或存在权利限制

的股份等情形除外）按照 1.60 元/股提供现金选择权。

本次现金选择权行权价格为 1.60 元/股，相对于天茂集团董事会审议本次终

止上市停牌前最后 1 个交易日收盘价 1.45 元/股的溢价率约为 10.34%。现金选择

权行权价格存在一定程度的合理溢价，体现了对公司中小股东利益的保护。

（三）本次实施的现金选择权不具有强制性

本次现金选择权方案并非强制性交易，天茂集团的 A 股异议股东及其他 A

股股东可以自由选择接受或不接受现金选择权，也可以选择全部或部分申报现金

选择权。

无论天茂集团股东于 2025 年第一次临时股东会中对以股东会决议方式主动

终止上市相关议案投赞成票、反对票或者弃权，除新理益集团、王薇、刘益谦外

现金选择权股权登记日登记在册的全体 A 股股东（限售或存在权利限制的股份

等情形除外）均享有现金选择权。在股东会审议通过主动终止上市方案后，荆门

市维拓宏程管理合伙企业（有限合伙）将提供现金选择权。股东可以申报现金选

择权，也可以继续持有公司股票，最大程度地维护了股东包括异议股东主动选择

交易的权利。

三、中介机构意见

财务顾问认为：

天茂集团本次拟以股东会决议方式主动撤回A股股票在深交所的上市交易，

符合《深交所股票上市规则》的规定，公司已披露主动终止上市方案、终止上市

原因及终止上市后的发展战略等，并对就决议持异议的股东的现金选择权作出了

专门安排。天茂集团本次主动终止上市有利于保障全体股东利益。

法律顾问认为：

天茂集团本次主动终止上市的方式及方案，符合《深交所股票上市规则》等

法律、法规及规范性文件的相关规定。截至法律意见书出具之日，本次主动终止

上市已经履行了现阶段必需的内部决策程序，已经履行的内部决策程序合法、有

效，本次主动终止上市尚需经天茂集团股东会审议通过并取得深交所终止股票上

市的决定。

综上所述，在本次天茂集团主动终止上市的方案中，荆门市维拓宏程管理合

伙企业（有限合伙）将向除新理益集团、王薇、刘益谦外现金选择权股权登记日

登记在册的全体 A 股股东（限售或存在权利限制的股份等情形除外）提供现金

选择权，符合《深交所股票上市规则》中对异议股东保护机制的相关要求，中介

机构已对公司主动终止上市事项发表专业意见。