证券代码：300972         证券简称：万辰集团         公告编号：2025-

062

福建万辰生物科技集团股份有限公司

关于公司股东签署《股份转让暨表决权委托协议》暨权益

变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

福建含羞草农业开发有限公司（以下简称“福建农开发”）、漳州金万辰投

资有限公司（以下简称“漳州金万辰”）、王泽宁、张海国与周鹏、李孝玉于 2025

年 8 月 11 日签订《股份转让暨表决权委托协议》，福建农开发、漳州金万辰、

王泽宁、张海国拟通过协议转让的方式向周鹏转让福建万辰生物科技集团股份有

限公司（以下简称“上市公司”）9,890,000 股股份，占上市公司总股本的 5.2714%；

同时，周鹏及其配偶李孝玉将其在本次协议转让后合计持有的上市公司

12,290,000 股股份（占上市公司总股本的 6.55%）的表决权委托给王泽宁（以下

简称“本次权益变动”）。

 本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人变

更，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对上市公司财务状况产生重大不

利影响，也不存在损害公司和中小投资者利益的情形。

 本次协议转让股份事项尚需通过深圳证券交易所合规性确认后方能在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，能否最终

完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动系为加强核心团队成员与公司的绑定，增强周鹏做出的业绩承
诺的履约担保，使各方更加关注公司的长远发展而由福建农开发、漳州金万辰、

王泽宁、张海国向核心团队成员周鹏转让上市公司股份。同时为了使公司控制权

更加稳固，周鹏及其配偶李孝玉将其在本次协议转让后合计持有的上市公司股份

的表决权委托给王泽宁。

本次权益变动完成后，在表决权委托期间，实际控制人王泽宁及其一致行动

人将合计可支配公司表决权对应的股数为 108,986,300 股，占公司总股本的

58.0904 %。本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人

变更。

本次权益变动前，信息披露义务人王泽宁及其一致行动人持有公司股份的情

况如下：

名称 持股数量（股） 持有股份比例（%）

福建农开发 32,759,200 17.4609

漳州金万辰 24,663,430 13.1458

王泽宁 25,619,115 13.6551

王健坤 360,000 0.1919

林该春 120,000 0.064

彭德建 20,838,855 11.1072

范鸿娟 1,200,000 0.6396

合计数 105,560,600  56.2645

本次权益变动后，信息披露义务人王泽宁及其一致行动人持有公司股份的

情况如下：

名称 持股数量（股） 持有股份比例（%）

福建农开发  30,711,800   16.3696

漳州金万辰  24,251,230   12.9261

王泽宁  19,214,415   10.2414

王健坤  360,000   0.1919

林该春  120,000   0.0640

彭德建  20,838,855   11.1072

范鸿娟  1,200,000   0.6396

周鹏  11,090,000   5.9110

李孝玉  1,200,000   0.6396
合计数  108,986,300   58.0904

注：1. 王健坤、林该春与王泽宁分别为父子关系、母子关系；

2. 彭德建与范鸿娟为夫妻关系，且彭德建及范鸿娟已将其所持有上市公司股份的表决权

委托给王泽宁；

3. 周鹏与李孝玉为夫妻关系，本次权益变动后，周鹏与李孝玉与王泽宁构成一致行动关

系；

4. 上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

二、交易各方基本情况

（一）转让方基本情况

1、福建含羞草农业开发有限公司

成立日期：2006 年 12 月 11 日

法定代表人：王丽卿

注册地址：福建漳浦台湾农民创业园长桥镇溪内村

统一社会信用代码：91350623796072287T

注册资本：4,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：初级农产品（除菌类农业产品）销售。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

福建农开发的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资（万元） 出资比例

1 王泽宁 3,200 80.00%

2 陈文柱 760 19.00%

3 王丽卿 40 1.00%

2、漳州金万辰投资有限公司

成立日期：2013 年 10 月 17 日

法定代表人：王丽卿

注册地址：福建省漳州市龙文区福岐北路 1 号综合楼二楼办公室 2 间

统一社会信用代码：91350623796072287T

注册资本：100 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：对现代农业项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）

漳州金万辰的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资（万元） 出资比例

1 王泽宁 53.33 53.33%

2 王丽卿 37.67 37.67%

3 李博 4.00 4.00%

4 王松 2.00 2.00%

5 蔡冬娜 2.00 2.00%

6 陈子文 1.00 1.00%

3、王泽宁

姓名 王泽宁

性别 男

国籍 中国

身份证件号码 412728199309******

住所 江苏省南京市******

通讯地址 江苏省南京市******

是否取得其他国家或者地区的居留

权
否

4、张海国

姓名 张海国

性别 男

国籍 中国

身份证件号码 321281198311******

住所 江苏省泰州市******

通讯地址 江苏省泰州市******

是否取得其他国家或者地区的居留

权
否

（二）受让方基本情况

受让方姓名 周鹏

性别 男

国籍 中国

身份证件号码 340402198708******

住所 安徽省淮南市******

通讯地址 安徽省淮南市******

是否取得其他国家或者地区的居留

权
否

（三）表决权委托方基本情况

1、周鹏的基本情况详见本公告之“（二）受让方基本情况”。

2、李孝玉

表决权委托方姓名 李孝玉

性别 女

国籍 中国

身份证件号码 510322198705******

住所 安徽省淮南市******

通讯地址 安徽省淮南市******

是否取得其他国家或者地区的居留

权
否

（四）表决权受托方基本情况

表决权受托方王泽宁的基本情况详见本公告之“（一）转让方基本情况”之

“3、王泽宁”。

三、《股份转让暨表决权委托协议》的主要内容

（一）协议签署主体

甲方一：福建农开发（转让方）

甲方二：漳州金万辰（转让方）

甲方三：张海国（转让方）

乙方一：周鹏（受让方、表决权委托方）

乙方二：李孝玉（表决权委托方）

丙方：王泽宁（转让方、表决权受托方）

（二）协议主要内容

1、股份转让的数量及比例

本次转让的标的股份均为无限售流通股，转让方转让的股份总数为

9,890,000 股股份，占上市公司总股本的 5.2714%。其中甲方一转让持有的上市公

司 2,047,400 股股份，占上市公司总股本的 1.0913%，甲方二转让持有的上市公
司 412,200 股股份，占上市公司总股本的 0.2197%，甲方三转让持有的上市公司

1,025,700 股股份，占上市公司总股本的 0.5476%，丙方转让持有的上市公司

6,404,700 股股份，占上市公司总股本的 3.4137%。乙方一同意受让前述股份。

2、股份转让价格

标的股份的每股转让价格为人民币 128.30 元，不低于本协议签署前一个交

易日上市公司股票收盘价的 80%。本次股份转让的总价款为 126,888.70 万元，其

中乙方一向甲方一支付人民币 26,268.14 万元，向甲方二支付人民币 5,288.53 万

元，向甲方三支付人民币 13,160 万元，向丙方支付人民币 82,172.30 万元。

3、标的股份转让价款的支付

在本协议生效且上市公司按照其本次重组中与相关交易对方签署的《支付现

金购买资产协议》的约定支付完毕全部交易价款后 7 个工作日内，受让方向转让

方指定的银行账户一次性支付完毕本次协议转让的全部转让价款。

4、标的股份的交割

各方同意在深圳证券交易所完成对本次股份转让的合规性审核后 5 个交易

日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理标的股份过户至乙方一

名下的登记手续。

标的股份的权利义务自过户至乙方一名下之日起转移。

5、表决权委托

（1）委托目标股份

乙方委托给丙方行使表决权的股份为乙方合计持有的上市公司 12,290,000

股股份，其中乙方一委托的股份数为 11,090,000 股，乙方二委托的股份数为

1,200,000 股。

各方确认，若乙方在委托期限内减持股份，则针对乙方减持后持有上市公司

的剩余股份仍然按本协议约定由丙方行使委托权利。委托期限内，因上市公司配

股、送股、转增、拆股、分红等情形导致上述委托目标股份数量发生变化的，本

协议项下委托目标股份数量相应调整，本协议自动适用于数量调整后的委托目标

股份，该等股份的表决权亦自动委托给丙方行使。本协议生效后乙方因增持、受

让、划转、受赠等方式增加持有了上市公司的股份，则前述新增的股份（该等新

增股份亦同等归类于“委托目标股份”）对应的表决权也随之全部委托给丙方行
使。

（2）表决权的委托

自标的股份转让过户登记完成之日起，乙方委托丙方作为委托目标股份的唯

一的、排他的代理人，全权代表乙方按照法律、法规、规章、规范性文件和上市

公司章程的规定，行使委托目标股份对应的股东表决权利（以下简称“表决权”），

包括但不限于：

①依法请求、召集、主持或参加（或委派代理人参加）上市公司股东会会议；

②股东提案权，向上市公司提交包括但不限于提名、推荐、选举或罢免上市

公司董事（或候选人）、非职工代表监事（或候选人）等股东提案或议案；

③对所有根据相关法律、法规、规章、有约束力的规范性文件或上市公司章

程规定需要上市公司股东会讨论、审议的事项行使表决权，并签署相关文件；

④法律法规及上市公司章程规定的股东应享有的其他权利，但收益权、分红

权等财产性权利除外。

在本协议约定的表决权委托期限内：①乙方不再以股东身份行使委托目标股

份对应的表决权，亦不得再委托任何第三方行使委托目标股份对应的表决权，但

乙方作为委托目标股份的所有权人，可以在符合法律法规及中国证监会、深交所

相关规定的前提下减持所持有的委托目标股份或者在委托目标股份上设置质押

等权益负担或权利限制；且②乙方不享有单方面解除及终止向丙方作出的表决权

委托的权利。

（3）表决权的行使

委托目标股份的表决权委托予丙方行使后，乙方不再就具体表决事项向丙方

分别出具委托书，但如因监管机关或上市公司等相关主体需要，乙方应根据丙方

的要求配合出具相关文件以实现本协议项下丙方行使表决权的目的；乙方应就丙

方行使表决权提供充分的协助，包括在必要时（例如为满足政府部门审批、登记、

报告、备案所需报送之文件要求）依法签署相关法律文件、按照法律法规及证券

监管机构的要求进行信息披露、配合有关监管机关的问询等。

（4）委托期限

本协议项下表决权委托的期限（“委托期限”）为自标的股份转让过户登记

完成之日起二十年或至乙方与丙方另行协商一致确定的表决权委托的期限届满
之日止。

7、股份锁定

（1）乙方一承诺，其在本协议项下取得的上市公司股份自转让过户登记完

成之日起 12 个月不得转让，并遵守其在《支付现金购买资产协议》中作出的股

份锁定相关承诺。

（2）乙方一基于本协议取得的标的股份而享有的上市公司派送红股、转增

股本等股份亦应遵守上述锁定期安排。

8、协议生效

本协议经各方签署之日起成立，自《支付现金购买资产协议》生效之日起生

效。

9、税费承担

本协议项下标的股份转让所需的手续费、税费由各方按照国家有关规定各自

承担。

10、违约责任

本协议签订后，除不可抗力原因以外，违约方不履行或不及时、不适当履行

本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证

或承诺，应当赔偿守约方包括但不限于直接经济损失及可得利益在内的全部损失。

三、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不触及要约收购。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际

控制人发生变化，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司经营活动和

财务状况产生不利影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

由于周鹏及其配偶李孝玉拟将其在本次协议转让后合计持有的上市公司

12,193,983 股股份的表决权委托给王泽宁，上市公司实际控制人王泽宁控制的表

决权比例变更为 58.0904%。本次协议转让完成后，周鹏、李孝玉的相关股份变

动将严格按照《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》

和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高

级管理人员减持股份》等相关规定执行。

四、所涉及后续事项及相关风险提示
1、本次协议转让股份事项尚需通过深圳证券交易所合规性确认后方能在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，能否最终

完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，具体内容详见

公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《福建万辰生物科技集

团股份有限公司简式权益变动报告书》。

3、公司将密切关注相关事项并督促相关方及时披露进展，有关事项均以公

司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

《股份转让暨表决权委托协议》。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 11 日