证券代码：300065         证券简称：海兰信         公告编号：2025-050

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

一、 本次权益变动情况

2025 年 8 月 12 日，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）

召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<北京海兰信数据科技股份

有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草

案）>及其摘要的议案》等相关议案。

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公

司等海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称“海兰寰宇”或“标的公司”）

全体 17 名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的海兰寰宇 100%股权（以下

简称“标的资产”），同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金，

本次募集配套资金总额不超过 70,000.00 万元（含 70,000.00 万元），不超过拟购

买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。

本次发行的股份数量经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核、中国证券

监督管理委员会注册后，根据询价结果最终确定。

本次发行股份购买资产的发行价格为 6.74 元/股，不低于定价基准日前 20 个

交易日公司股票交易均价的 80%。

本次权益变动后（不考虑配套融资），公司持股 5%以上股东申万秋先生及

其一致行动人温州申合信创业投资合伙企业（有限合伙）的持股比例为 12.42%。

二、 本次权益变动前后持股 5%以上股东持股情况

根据本次发行股份购买资产的发行价格及标的资产的交易作价情况，本次发

公司控股股东、实际控制人申万秋及其一致行动人保证向本公司提供的

信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一

致。

行股份购买资产完成前后（不考虑配套融资），公司持股 5%以上股东申万秋先

生及其一致行动人的股权结构变化情况如下：

股东名称

本次重组前 发行股份购买资产后

持股数量（股） 持股比例
持股数量

（股）
持股比例

申万秋 86,192,091 11.96% 86,192,091 10.45%

温州申合信创业

投资合伙企业

（有限合伙）

- - 16,164,169 1.96%

合计 86,192,091 11.96% 102,356,260 12.42%

注：以上为截至 2025年 7月 31日上市公司持股数据测算；交易对方取得新增股份

数量按照向下取整精确至整数股，且交易对方放弃对不足一股部分对应现金的支付主张。

本次交易未导致公司控股股东、实际控制人发生变化，本次交易不会导致公

司股权分布不符合深交所的上市条件。

三、 其他事项

1、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管

理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件

和《公司章程》规定的情形。

2、本次交易尚需公司股东会审议通过，并需经有权监管机构批准后方可正

式实施，能否实施尚存在不确定性。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风

险。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十二日