银华基金管理股份有限公司关于旗下基金投资询价转让股票的公告

银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参与了拓荆科技股份有限公司（股票简称：拓荆科技，股票代码：688072）向特定机构投

资者询价转让股份事宜。拓荆科技股份有限公司已公布了本次询价转让结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题

的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资拓荆科技股份有限公司询价转让股票的相关信息公告如下：

基金名称 认购数量 总成本（元）
总成本占基金资产

净值比例
账面价值（元）

账面价值占基金资

产净值比例
限售期

银华集成电路混合型证券投

资基金
631,800.00 91,560,456.00 1.88% 97,676,280.00 2.01% 6 个月

银华智荟内在价值灵活配置

混合型发起式证券投资基金
27,700.00 4,014,284.00 1.86% 4,282,420.00 1.99% 6 个月

银华惠享三年定期开放混合

型证券投资基金
47,000.00 6,811,240.00 2.16% 7,266,200.00 2.30% 6 个月

银华乐享混合型证券投资基

金
54,600.00 7,912,632.00 1.90% 8,441,160.00 2.02% 6 个月

银华新锐成长混合型证券投

资基金
34,900.00 5,057,708.00 1.87% 5,395,540.00 1.99% 6 个月

注：基金资产净值、账面价值为2025年8月11日数据。

特此公告

银华基金管理股份有限公司

2025 年 08 月 13 日