证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-044

深圳通业科技股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及一致行动人拟通过协议转让方式

转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告

特别提示：

1、深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通业科技”）于近

日收到公司控股股东、实际控制人谢玮和徐建英及其一致行动人天津英伟达创

业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津英伟达”）拟通过协议转让方

式转让所持公司部分股份的通知，控股股东、实际控制人徐建英先生和谢玮女

士及一致行动人天津英伟达拟将合计持有的公司非限售条件流通股 14,444,428

股，占公司总股本比例为 10.0000%，通过协议转让的方式分别转让给黄强先生

及共青城思凌企管投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“思凌企管”）。其

中谢玮女士拟转让数量为 6,523,767股，占公司总股本的 4.5165%，徐建英先生

拟转让数量为 4,083,151股，占公司总股本的 2.8268%，天津英伟达拟转让数量

为 3,837,510 股，占公司总股本的 2.6567%。黄强先生拟受让 7,222,214 股，占

公司总股本的 5.0000%，思凌企管拟受让 7,222,214股，占公司总股本的 5.0000%。

2、本次权益变动完成后不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不

会导致公司控制权发生变更。

3、本次协议转让股份事项尚需各方严格按照协议约定履行相关义务及经深

圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司办理股份协议转让过户手续。

公司控股股东谢玮、实际控制人徐建英和谢玮及一致行动人天津英伟达创业投资合

伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

4、根据《股份转让协议》约定，《股份转让协议》自各方签订之日起成立，

自通业科技与相关方就收购北京思凌科半导体技术有限公司（以下简称“北京

思凌科”）相关股权签署的正式的、附生效条件的《股权收购协议》生效之日

起生效，且《股份转让协议》的效力与《股权收购协议》的效力保持一致。

5、本次协议转让股份事项是否能够最终完成尚存在不确定性，公司将密切

关注本次协议转让事项的进展情况，并敦促交易各方按照有关法律法规的要求

及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次权益变动情况概述

公司于近日收到徐建英先生、谢玮女士和天津英伟达的通知，获悉徐建英

先生、谢玮女士和天津英伟达拟通过协议转让的方式向黄强先生、思凌企管合

计转让公司股份 14,444,428股，占公司总股本的 10.0000%。其中，谢玮女士拟

转让数量为 6,523,767股，占公司总股本的 4.5165%，徐建英先生拟转让数量为

4,083,151 股，占公司总股本的 2.8268%，天津英伟达拟转让数量为 3,837,510

股，占公司总股本的 2.6567%。黄强先生拟受让 7,222,214股，占公司总股本的

5.0000%，思凌企管拟受让 7,222,214股，占公司总股本的 5.0000%。

本次权益变动前后，交易各方及其一致行动人的持股比例如下：

股东名称 股份性质

本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份

股数（股）
占总股本比例

（%）
股数（股）

占总股本比例

（%）

谢玮

合计持有股份 48,552,000 33.6130 42,028,233 29.0965

其中：无限售条件流

通股
48,552,000 33.6130 42,028,233 29.0965

有限售条件流通股 0 0 0 0

徐建英

合计持有股份 18,088,000 12.5225 14,004,849 9.6957

其中：无限售条件流

通股
4,522,000 3.1306 438,849 0.3038

有限售条件流通股 13,566,000 9.3919 13,566,000 9.3919

股东名称 股份性质

本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份

股数（股）
占总股本比例

（%）
股数（股）

占总股本比例

（%）

天津英伟

达

合计持有股份 28,560,000 19.7723 24,722,490 17.1156

其中：无限售条件流

通股
28,560,000 19.7723 24,722,490 17.1156

有限售条件流通股 0 0 0 0

深圳嘉祥

合计持有股份 9,840,110 6.8124 9,840,110 6.8124

其中：无限售条件流

通股
9,840,110 6.8124 9,840,110 6.8124

有限售条件流通股 0 0 0 0

深圳英伟

迪

合计持有股份 2,460,027 1.7031 2,460,027 1.7031

其中：无限售条件流

通股
2,460,027 1.7031 2,460,027 1.7031

有限售条件流通股 0 0 0 0

黄强

合计持有股份 0 0 7,222,214 5.0000

其中：无限售条件流

通股
0 0 0 0

有限售条件流通股 0 0 7,222,214 5.0000

思凌企管

合计持有股份 0 0 7,222,214 5.0000

其中：无限售条件流

通股
0 0 0 0

有限售条件流通股 0 0 7,222,214 5.0000

二、股份转让双方的基本情况

（一）转让方的基本情况

1、转让方一:谢玮

姓名：谢玮

性别：女

国籍：中国

身份证号码：1101081965********

住所/通讯地址：北京市海淀区******

是否取得其他国家或地区的居留权：否

2、转让方二：徐建英

姓名：徐建英

性别：男

国籍：中国

身份证号码：1101061963********

住所/通讯地址：北京市海淀区******

是否取得其他国家或地区的居留权：否

3、转让方三：天津英伟达创业投资合伙企业（有限合伙）

企业名称 天津英伟达创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91440300342753440E

成立时间 2015年 6月 11日

注册地址

天津自贸试验区（空港经济区）环河北路 80 号空港商务园东区 8

号楼 A810 房间（空创益员商务秘书（天津）有限公司托管第

KYY457号）

执行事务合伙人 徐建英

认缴出资额 13,332 万元

企业类型 有限合伙企业

经营范围

创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务

业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；对未上市企业

进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务。

主要合伙人的姓名
徐建英、闫永革、谭诗干、吴新明、刘涛、傅雄高、黄楚雄、乐建

锐、唐建明、王鑫、李恒瑞、陈力、周拉、彭琦允

经营期限 2015年 6月 11日至 2045年 6月 10日

4、转让方之一致行动人一：深圳市嘉祥新联科技有限公司

企业名称 深圳市嘉祥新联科技有限公司

统一社会信用代码 91440300799234587U

成立时间 2007年 3月 29日

注册地址
深圳市龙华区大浪街道新石社区华宁路 117 号中安科技园 A 栋

1605

法定代表人 徐建英

注册资本 100万元

企业类型 有限责任公司

经营范围 投资兴办实业（具体项目另行申报）、经济信息咨询、国内贸易。

主要股东的姓名 谢玮、徐建英

经营期限 2007年 3月 29日至长期

5、转让方之一致行动人二：深圳市英伟迪投资发展有限公司

企业名称 深圳市英伟迪投资发展有限公司

统一社会信用代码 91440300068573446J

成立时间 2013年 5月 9日

注册地址
深圳市龙华区大浪街道新石社区华宁路 117 号中安科技园 A栋

2012

法定代表人 谢玮

注册资本 1,000万元

企业类型 有限责任公司

经营范围 投资兴办实业（具体项目另行申报）、经济信息咨询、国内贸易。

主要股东的姓名 谢玮、徐辛迪

经营期限 2013年 5月 9日至长期

（二）受让方的基本情况

1、受让方一：黄强

姓名：黄强

性别：男

国籍：中国

身份证号码：1201071983********

住所/通讯地址：北京市朝阳区******

是否取得其他国家或地区的居留权：否

2、受让方二：共青城思凌企管投资合伙企业（有限合伙）

企业名称 共青城思凌企管投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91360405MAETTWYG1U

成立时间 2025年 8月 11日

注册地址 江西省九江市共青城市基金小镇内

执行事务合伙人 黄强

认缴出资额 100万元

企业类型 有限合伙企业

经营范围
以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业

执照依法自主开展经营活动）

主要合伙人的姓名 黄强、冯晓梅

经营期限 2025年 8月 11日至 2055年 8月 10日

三、《股份转让协议》的主要内容

谢玮、徐建英、天津英伟达与黄强、思凌企管签署了《股份转让协议》，

转让协议的主要内容如下：

（一）协议签约主体

转让方一（甲方一）：谢玮

身份证号码：1101081965********

转让方二（甲方二）：徐建英

身份证号码：1101061963********

转让方三（甲方三）：天津英伟达创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300342753440E

执行事务合伙人：徐建英

受让方一（乙方一）：黄强

身份证号码：1201071983********

受让方二（乙方二）：共青城思凌企管投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91360405MAETTWYG1U

执行事务合伙人：黄强

（二）股份转让

转让方同意通过协议转让的方式将其持有的通业科技 14,444,428股无限售

流通股股份（以下简称“标的股份”）转让给受让方，受让方同意按照本协议

约定的条件和价格受让该等标的股份。根据协议约定，本次协议转让每股价格

为人民币 27.12元，转让总价款为人民币 391,732,887.36元。

各方具体转让/受让的股份数量和股份比例（小数点后保留四位）以及应当

支付的股份转让款等相关情况如下：

序号 转让方
转让股份数

（股）

转让股份比例

（%）
受让方

转让价款

（元）

1 甲方一 6,523,767 4.5165
乙方一

176,924,561.04

2 甲方二 698,447 0.4835 18,941,882.64

3 甲方二 3,384,704 2.3433
乙方二

91,793,172.48

4 甲方三 3,837,510 2.6567 104,073,271.20

合 计 14,444,428 10.0000 -- 391,732,887.36

自本协议签署之日起至本次协议转让的标的股份交割过户完成日，如通业

科技有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，标的股份因此产生

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-044

的现金或非现金孳息均应被视为标的股份权益的一部分，随标的股份一并转让，

但标的股份价格总额保持不变。

（三）支付方式

本协议约定的股份转让价款按照如下安排支付：

1、在下述条件全部得到满足或被乙方书面豁免之后的 5个工作日内，乙方

向甲方支付第一笔股份转让价款合计 78,346,577.47元，其中：乙方一向甲方一

支付转让价款 35,384,912.21元，乙方一向甲方二支付转让价款 3,788, 376.53元；

乙方二向甲方二支付转让价款 18,358, 634.50元，乙方二向甲方三支付转让价款

20,814,654.24元：

a）本协议已经生效且持续有效；

b）北京思凌科相关股东向通业科技转让所持有的北京思凌科的相关股权并

已取得通业科技支付的首笔股权转让款，且该等首笔股权转让款不低于总价款

的 50%；

c）甲方未违反其在本协议下的任何约定或义务；

d）本次协议转让已通过深圳证券交易所的合规性审查。

2、北京思凌科相关股东向通业科技转让北京思凌科的相关股权已完成相应

的工商变更登记手续并且已取得通业科技支付的全部股权转让款之日起 5个工

作日内，乙方应当向甲方支付第二笔股份转让价款合计 117,519,866.21元，其

中：乙方一向甲方一支付转让价款 53,077,368.31元，乙方一向甲方二支付转让

价款 5,682,564.79元；乙方二向甲方二支付转让价款 27,537,951.74元，乙方二

向甲方三支付转让价款 31,221,981.36元。

3、本次协议转让已通过深圳证券交易所的合规性审查并且完成标的股份的

过户登记手续后 1 个月内，乙方应当向甲方支付剩余的转让价款合计人民币

195,866,443.68 元，其中：乙方一向甲方一支付转让价款 88,462,280.52 元，乙

方一向甲方二支付转让价款 9,470,941.32 元；乙方二向甲方二支付转让价款

45,896,586.24元，乙方二向甲方三支付转让价款 52,036,635.60元。

（四）股份过户

1、双方应当共同配合，在本协议生效后 3个工作日内，按照证券监管部门

及深圳证券交易所的要求，准备并提交股份转让所需的全部文件和资料并积极

到深圳证券交易所办理协议转让业务。在取得深圳证券交易所就标的股份转让

的确认意见书，通业科技已根据其与北京思凌科相关股东正式签署的《股权收

购协议》的约定已支付完毕全部的收购款，且乙方已根据本协议第 2.1 条和第

2.2条将相关款项支付至甲方账户的 2个工作日内，各方应当共同配合办理标的

股份的过户手续。

2、办理股份过户登记手续所产生的税费，由双方按照法律法规的规定各自

承担。

3、双方确认并同意，自乙方支付相应批次的股份转让价款并完成标的股份

的登记过户手续之日起，乙方即享受相应标的股份所对应的股东权利及权益，

承担股东义务，甲方不再享有相应标的股份所对应的股东权利及权益，亦不再

承担相应标的股份所对应的股东义务。

（五）协议的生效和变更

1、本协议自甲乙双方签署之日起成立，自下列条件全部满足之日起生效：

①本协议已经双方适当签署；

②公司已与北京思凌科相关股东就收购北京思凌科相关股权事宜签署正式

的《股权收购协议》，且《股权收购协议》约定的生效条件已全部满足并已生

效。

2、本协议的效力与公司收购北京思凌科相关股权（以下简称“公司股权收

购”）所正式签署的《股权收购协议》的效力保持一致。因任何原因公司股权

收购无法付诸实施的，则本次协议转让不予实施；如本次协议转让最终无法付

诸实施的，则公司股权收购亦不予实施。

3、甲乙双方经协商一致可以就本协议约定之相关内容进行补充和修订，但

在未取得证券监管部门事先同意的情况下，双方均不得对本协议第一条所约定

的转让股份数和转让价格进行变更或修订。对本协议任何内容的补充或修订均

应当通过另行签署书面补充协议的方式实施。

（六）受让方后续股份锁定

1、乙方就本次受让的标的股份，同意在办理过户手续时一并在相关证券登

记结算机构办理股份锁定登记，如无法办理股份锁定的，乙方应当向通业科技另

行出具相应的股份锁定承诺函并由通业科技予以公开披露。

2、乙方就本次受让的标的股份的锁定期为北京思凌科相关股东将所持北京

思凌科的股权登记过户至通业科技且本协议约定的标的股份登记至乙方名下之

日起至三十六个月届满之日止（“锁定期”），锁定期内，乙方不得转让标的股

份，亦不得在该等标的股份上设置质押或者任何其他权利受限的情形。锁定期满

后，乙方在符合相关法律法规及证券监管规则的前提下，可以减持所持有的标的

股份，但是若北京思凌科未达成业绩承诺的，则乙方应当将减持标的股份所得款

项优先用于向通业科技承担业绩补偿义务，直至补偿义务履行完毕之日止。

（七）违约责任

1、本协议生效后，双方应按照协议的规定全面、适当、及时、诚实信用地

履行其义务及约定。若一方违反协议的任何条款，应向对方承担违约责任，赔

偿对方因此遭受的全部损失，包括但不限于守约方为积极主张自身权益而产生

的合理的律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、担保费等。

2、若乙方未按照本协议约定支付股份转让价款，经甲方向乙方书面催告后

10个工作日内仍未支付的，每逾期一日，应按照未付款项的 0.05%向甲方支付

违约金。

3、若因甲方原因导致本次协议转让未能在本协议约定的期限内办理完毕相

应股份过户登记手续，经乙方向甲方书面催告后 10 个工作日内仍未办理完毕的，

每逾期一日，甲方应按照相关股份对应的交易价格的 0.05%向乙方支付违约金。

为免歧义，因证券交易所或者证券登记结算部门的原因导致相关股份过户登记

手续未能按照既定时间办理完毕的，不构成甲方违约，甲方不对此种情形承担

任何违约责任。

四、本次协议转让的影响

本次协议转让股份不涉及要约收购，不涉及关联交易。本次权益变动不会

导致公司控股股东和实际控制人发生变动，不会导致公司控制权发生变更，也

不存在损害公司及其他股东利益的情形。同时本次股份转让对公司的人员、资

产、财务、业务、机构等方面的独立性不产生影响。

五、关于其他事项的说明及风险提示

1、本次股份协议转让事项不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有

关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次股份协议转让符合公司控股股东谢玮、实际控制人谢玮和徐建英及

一致行动人天津英伟达创业投资合伙企业（有限合伙）在公司《首次公开发行

股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的有关股份减持的如下承诺：

“（1）控股股东谢玮、实际控制人谢玮和徐建英承诺

自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直

接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该

等股份。

本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低于

以转让日为基准经前复权计算的发行价格；发行人股票上市后六个月内如股票

价格连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价

格，或者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算

的发行价格，则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。

本人担任发行人董事期间，每年直接转让和通过深圳市英伟达投资管理合

伙企业（有限合伙）、深圳市嘉祥新联科技有限公司和深圳市英伟迪投资发展

有限公司间接转让的股份之和不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五；

离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。

本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋

予的义务和责任，本人将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受

到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。

（2）天津英伟达承诺

自发行人股票上市之日起三十六个月内，本企业/公司不转让或者委托他人

管理本企业/公司所持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

本企业/公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承

诺所赋予的义务和责任，本企业/公司将承担发行人、发行人其他股东或利益相

关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。”

3、本次协议转让股份事项需待协议生效条件成就及深圳证券交易所进行合

规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转

让过户手续。

4、根据《上市公司收购管理办法》等的有关规定，上述公司权益变动有关

信息披露义务人后续将按规定履行信息披露义务。

5、根据《股份转让协议》约定，《股份转让协议》自各方签订之日起成立，

自公司与相关交易对方就收购北京思凌科相关股权签署的正式的、附生效条件

的《股份收购协议》生效之日起生效，且本协议的效力与《股权收购协议》的

效力保持一致。

6、公司将密切关注相关事项并及时披露进展情况，并敦促交易双方按照有

关法律法规的要求及时履行信息披露义务。本次交易能否最终实施完成尚存在

不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-044

六、备查文件

1、谢玮、徐建英及天津英伟达创业投资合伙企业（有限合伙）与黄强、共

青城思凌企管投资合伙企业（有限合伙）签署的《股份转让协议》；

2、简式权益变动报告书（转让方）；

3、简式权益变动报告书（受让方）。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月十八日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