证券代码: 839037 证券简称: 科创融鑫 主办券商: 太平洋证券

北京科创融鑫科技股份有限公司权益变动报告书(减持)

本人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整,其中不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、信息披露义务人基本情况

(一) 自然人填写

姓名	李焰白
国籍	中国
是否拥有永久境外居留权	是	拥有香港永久居留权
	2016年	2016年3月至2024年4月24日,任北
最近五年内的工作单位及职务	京科创	京科创融鑫科技股份有限公司董事长兼
取处五十四的工作中位及职分	总经理	!; 2024年4月25日至今,任北
	京科创	京科创融鑫科技股份有限公司董事长。
	专业致	力于金融设备的研发、销售和服
现任职单位主要业务	务;金融物联网业务的技术研发、整体解
现住 以中 位王安业 分	决方案设计及项目实施等服务;接受委
	托从事金融服务外包业务。
现任职单位注册地	北京市丰台区角门 18 号枫竹苑 2 区 1
光仁软平位往加地	号楼 1 层 106
上现任职单位专先实权关系体况	#	李焰白持有北京科创融鑫科技
与现任职单位存在产权关系情况	有	股份有限公司 60.5173%股权。
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	是
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	是

权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	是
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理	是
人员	走
是否为失信联合惩戒对象	否

姓名	柴红
国籍	中国
是否拥有永久境外居留权	是	拥有香港永久居留权
	2020 左	2020年5月13日至2024年4月24
	日,任北京科创融鑫科技有限公司副
	总经理	!、董事; 2024年4月25日至
最近五年内的工作单位及职务	2025 年	E4月24日,任北京科创融鑫
	科技有	「限公司董事; 2025年4月25
	日起,	为北京科创融鑫科技有限公司
		员工。
	专业致	力于金融设备的研发、销售和
	服务;金融物联网业务的技术研发、整
现任职单位主要业务 	体解决方案设计及项目实施等服务;
	接受委托从事金融服务外包业务。
TEL 67 THE 34 (2. 32. HE 1).	北京市	丰台区角门 18 号枫竹苑 2 区 1
现任职单位注册地 	号楼 1 层 106
上面在明光及左右交射头不住如	+	柴红持有北京科创融鑫科技
与现任职单位存在产权关系情况 	有	股份有限公司 12.1625%股权
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否

权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理	不
人员	否
是否为失信联合惩戒对象	否

(二)信息披露义务人存在一致行动关系的还应填写

- 1、一致行动主体包括:李焰白、柴红;
- 2、一致行动人关系构成的认定依据:
- □签订协议 √亲属关系 □其他

二、拥有权益及变动情况

. 4/4 14 h dame 47 4 14 h A
信息披露义务人	李焰白
股份名称	北京科创融鑫科技股份有限公司
股份种类	人民币普通股
权益变动方向		减少
权益变动/拟变 动时间	尚需全国股转公司审批通过(适用于特定事项协议转让)
细方的光色肌丛		直接持股 58,096,600 股,占比 60.5173%
拥有权益的股份 ************************************		间接持股0股,占比0%
数量及比例	合计拥有权益	一致行动或其他方式拥有权益 11,676,000 股,
(权益变动前) 	69, 772, 600	占比 12. 1625%
	股,占比	无限售条件流通股 10, 981, 600 股, 占比
所持股份性质	72. 6798%	11. 4392%
(权益变动前)		有限售条件流通股 58,791,000 股,占比
		61. 2406%
拥有权益的股份	合计拥有权益	直接持股 16,972,600 股,占比 17.6798%
数量及比例	16, 972, 600	间接持股0股,占比0%
(权益变动后)	股,占比	一致行动或其他方式拥有权益0股,占比0%
所持股份性质	17. 6798%	无限售条件流通股0股,占比0%

(权益变动后)		有限售条件流通股 16,972,600 股,占比
		17. 6798%
本次权益变动所
履行的相关程序	无	不适用
及具体时间

信息披露义务人	柴红
股份名称	北京科创融鑫科技股份有限公司
股份种类		人民币普通股
权益变动方向		减少
权益变动/拟变 动时间	尚需全国股转公司审批通过(适用于特定事项协议转让)
 拥有权益的股份		直接持股 11,676,000 股,占比 12.1625%
数量及比例	人计拥有切	间接持股0股,占比0%
(权益变动前)	合计拥有权益	一致行动或其他方式拥有权益 58,096,600 股,
(仪盆文列前)		占比 60. 5173%
所持股份性质 (权益变动前)	69, 772, 600 股,占比 72. 6798%	无限售条件流通股 10,981,600 股,占比 11.4392% 有限售条件流通股 58,791,000 股,占比 61.2406%
拥有权益的股份		直接持股0股,占比0%
数量及比例	合计拥有权	间接持股0股,占比0%
(权益变动后)	益	一致行动或其他方式拥有权益 16,972,600 股,
77.11.2537/17	16, 972, 600	占比 17. 6798%
 所持股份性质	股,占比	无限售条件流通股0股,占比0%
(权益变动后)	17.6798%	有限售条件流通股 16,972,600 股,占比
(1/2 IIII, X +94/II)		17. 6798%
本次权益变动所 履行的相关程序	无	不适用

及具体时间

三、权益变动具体方式及目的

(一) 权益变动具体方式

□通过竞价交易	□通过做市交易
□通过大宗交易	√通过特定事项协议转让
□取得挂牌公司发行的新股	□国有股行政划转或变更
□执行法院裁定	□继承
□赠与	√投资关系、协议方式
□其他
2016 年 8 目 12 日. 北京	科创融鑫科技股份有限公司

2016年8月12日,北京科创融鑫科技股份有限公司股票在全国股转系统挂牌并公开交易,权益变动发生日为集合竞价交易方式。

权益(拟)变动方式 (可多选) 2025年8月22日,收购人众淼控股(青岛)股份有限公司(以下简称"众淼控股"或"收购人")与转让方李焰白、柴红签署《股份转让协议》,受让李焰白、柴红合计持有的52,800,000股股份,占公司总股本的比例为55.00%,其中受让李焰白41,124,000股,受让柴红11,676,000股。

同日,李焰白、柴红(甲方)与收购人(乙方)签署《股份转让协议》之附件协议《表决权委托协议》,将所持有的二期标的股份(即对应柴红持有的科创融鑫11,676,000 股股份)和三期标的股份全部股份(即对应李焰白持有的科创融鑫30,142,400 股股份)("委托股份")对应的股东权利不可撤销地委托给乙方行使。该协议自甲方签字,以及乙方法定代表人签署并加盖公章之日起成立,并自股份转让协议约定的首笔转让价款支付日起生效。

上述股份将按照股份转让协议约定,通过特定事项协议转让方式报全国股转公司审批。本次收购完成后,收购人直接持有公司 52,800,000 股股份,占公司总股本的 55.00%,成为公司第一大股东、控股股东,收购人实际控制人海尔集团公司将成为公司实际控制人。

(二) 权益变动目的

通过本次收购,有利于整合众淼控股与科创融鑫的优势资源,形成协同效应, 从而进一步提升客户服务能力,完善产业布局,巩固竞争优势。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	李焰白、柴红
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

五、所涉协议的主要内容

所涉协议的主要内容详见公司 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《北京科创融鑫科技股份有限公司收购报告书》"第二节 本次收购基本情况"之"四、本次收购的方式和相关协议主要内容"。

六、其他重大事项

- (一)权益变动前后公司第一大股东发生变动,控股股东发生变动,实际控制人发生变动。
- (二)挂牌公司控股股东拥有权益的股份减少,导致其丧失控股股东地位的情形

诚信情况及收购意图的调查情况	办法》第六条规定的情形及法律法规禁止收
	购公众公司的情形,具备收购公众公司的主
	体资格。
	通过本	次收购, 众淼控股将切入金融资产
	数字化领	域,丰富众淼控股产品线,同时加
	快其自身	保险代理服务业务的数字化升级,
	反哺众淼	控股产品研发技术实力,进一步提
	升众淼控	股的整体竞争力。本次收购后,科
	创融鑫将成为港股上市公司众淼控股的控
	股子公司,进一步便利资本化运作,提升科
	创融鑫市	场影响力,为科创融鑫打造新的业
	务增长点。
原控股股东或实际控制人是否存在
未清偿其对公司的负债,未解除公	示	不方大人沿柱形
司为其负债提供的担保,或者损害	否	不存在上述情形
公司利益的其他情形

(三) 其他重大事项

截至本报告书签署之日,本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。

七、备查文件目录

(一) 信息披露义务人李焰白、柴红的身份证复印件。

2025年8月22日