证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-051

开普云信息科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股

东和前十大流通股股东持股情况的公告

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及/或

支付现金的方式收购深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称“金泰克”）或其存

储业务资产的控制权（以下简称“本次交易”）。因本次交易尚处于筹划阶段，存

在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波

动，根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）相关规定，经公司申请，公司股

票（证券简称：开普云，证券代码：688228）自 2025年 8月 11日开市起停牌，

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 9日在上交所网站（www.sse.com.cn）及公司

指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：

2025-039）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——停复牌》的相关规

定，现将公司 A股停牌前一个交易日（2025 年 8月 8日）前十大股东的名称及

持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量披露如下：

一、公司 A 股股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况

截至 2025年 8月 8日，公司前十大股东的持股情况如下表所示：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例

1 汪敏 18,552,800 27.48%
2 东莞市政通计算机科技有限公司 12,672,000 18.77%
3 北京卿晗文化传播有限公司 6,336,000 9.38%
4 刘轩山 2,038,544 3.02%
5 开普云信息科技股份有限公司回购专用证券账户 1,313,315 1.95%
6 黄邢凤 1,236,487 1.83%

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

7 杨兴武 588,175 0.87%

8
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL
PLC.

273,267 0.40%

9 高盛国际－自有资金 224,892 0.33%
10 姜银贵 209,912 0.31%

二、公司 A 股股票停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况

截至 2025年 8月 8日，公司前十大流通股股东的持股情况如下表所示：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例

1 汪敏 18,552,800 27.48%
2 东莞市政通计算机科技有限公司 12,672,000 18.77%
3 北京卿晗文化传播有限公司 6,336,000 9.38%
4 刘轩山 2,038,544 3.02%
5 开普云信息科技股份有限公司回购专用证券账户 1,313,315 1.95%
6 黄邢凤 1,236,487 1.83%
7 杨兴武 588,175 0.87%

8
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL
PLC.

273,267 0.40%

9 高盛国际－自有资金 224,892 0.33%
10 姜银贵 209,912 0.31%

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2025年 8月 25日