证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-030

安徽口子酒业股份有限公司

股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 大股东的基本情况

减持计划实施前，刘安省持有安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）

股份 63,473,529 股，占公司总股本比例为 10.61%；

上述股东与徐进、范博、徐钦祥、朱成寅、周图亮、段炼、黄绍刚、张国强

为一致行动人，合计持有公司股份 252,063,712 股，占公司总股本的 42.14%。

 减持计划的实施结果情况

因自身资金需求，刘安省自减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的三个

月内，于 2025 年 8 月 25 日通过大宗交易方式减持 10,000,000 股，占公司总股

本的 1.67%，减持价格为 32.92 元/股。本次减持完成后，刘安省持有公司股份

53,473,529 股，占公司总股本比例为 8.94%。与徐进、范博、徐钦祥、朱成寅、

周图亮、段炼、黄绍刚、张国强为一致行动人，合计持有公司股份 242,063,712

股，占公司总股本的 40.47%。本次减持计划实施过程严格遵守相关法律法规及

上海证券交易所业务规则的规定，不存在违规情形。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 刘安省

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 √是□否

直接持股 5%以上股东 √是□否

董事、监事和高级管理人员 □是√否

其他：无

持股数量 63,473,529股

持股比例 10.61%

当前持股股份来源 IPO 前取得：63,473,529股

上述减持主体存在一致行动人：

股东名称
持股数量

（股）
持股比例

一致行动关系

形成原因

第一组 徐进 116,068,568 19.41% 签署《一致行

动协议》刘安省 63,473,529 10.61%

范博 10,965,476 1.83%

张国强 9,095,518 1.52%

徐钦祥 9,976,331 1.67%

朱成寅 10,555,202 1.76%

周图亮 9,976,331 1.67%

段炼 9,541,014 1.60%

黄绍刚 12,411,743 2.08%

合计 252,063,712 42.14% —

注：上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。公司于 2025 年 7 月 23 日完成回购注销

部分股权激励限制性股票，具体情况详见公司于 2025 年 7 月 21 日披露的《安徽口子酒业股

份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2025-019），相关比

例均以公司完成注销后的最新股本 598,119,472 股进行计算。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称 刘安省

减持计划首次披露日期 2025 年 7 月 21 日

减持数量 10,000,000股

减持期间 2025 年 8 月 25 日～2025 年 8 月 25 日

减持方式及对应减持数

量
大宗交易减持，10,000,000 股

减持价格区间 32.92 元/股～32.92 元/股

减持总金额 329,200,000元

减持完成情况 已完成

减持比例 1.67%

原计划减持比例 不超过：1.67%

当前持股数量 53,473,529股

当前持股比例 8.94%

注：减持总金额包含佣金、过户费、印花税、个人所得税等费用。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是√否

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日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