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证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-059

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动

触及 5%整数倍的提示性公告

股东邵健伟、邵健锋、重庆华锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）保证向公司提

供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确

性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

1、本次权益变动主体为持有深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“今

天国际”、“上市公司”或“公司”）5%以上股份的股东邵健伟先生及其一致行动人邵

健锋先生、重庆华锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华锐丰”）。本次权

益变动方式为分红转增、集中竞价减持、股权激励行权、询价转让，本次权益变动后，邵

健伟及其一致行动人拥有权益的股份占公司总股本的比例由 43.38%下降至 37.57%，权益

变动触及 5%的整数倍；其中，邵健伟通过本次询价转让，其持股比例由 34.83%下降至

29.87%。

2、本次询价转让出让方为今天国际控股股东、实际控制人邵健伟，本次权益变动不

会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重

大影响。

3、本次询价转让为非公开转让的询价转让方式，不会通过集中竞价交易方式进行，

不触及要约收购。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。

4、出让方询价转让股份数量为 22,491,769股，占公司总股本的 4.96%；询价转让的

价格为 11.58元/股，交易金额 260,454,685.02元。

5、截至本公告披露日，上述询价转让已实施完毕。

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
公司于近日收到本次询价转让出让方邵健伟及其一致行动人出具的《简式权益变动报

告书》，现将具体情况公告如下：

一、出让方情况

（一）出让方基本情况

出让方委托兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“组织券商”）组织实

施今天国际首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”），通过询价转让方式转让

股份数量为 22,491,769股，占公司总股本的 4.96%。具体内容详见公司分别于 2025年 8

月 22日、8月 25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市今天国际物流技

术股份有限公司股东询价转让计划书》及《兴业证券股份有限公司关于深圳市今天国际物

流技术股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》《深圳市

今天国际物流技术股份有限公司股东询价转让定价情况提示性公告》。

截至本次询价转让前，出让方持有公司股份的数量，以及占公司总股本的比例情况如

下：

参与询价转让股东的名称 持有股份数量（股） 占总股本比例

邵健伟 157,893,910 34.83%

注 1：本次转让前，出让股东邵健伟持有今天国际股份 157,893,910股，占总股本比例 34.83%；其

于 2019年通过集中竞价交易增持今天国际股份 829,964股，在 2024年半年度分红转增后该部分股份

对应增至 1,203,448 股，计算首发前股份时将该部分股份予以剔除，邵健伟持有首发前股份为

156,690,462股。

注 2：本次转让前，邵健伟持有公司 34.83%的股权，其一致行动人邵健锋持有公司 5.48%的股权，

一致行动人重庆华锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司 2.22%的股权，邵健伟及其一致行动

人合计控制公司 42.53%的股权。

截至本公告披露日，上述询价转让计划已实施完毕。出让方实际转让的股份数量为

22,491,769股，询价转让的价格为 11.58元/股，交易金额为 260,454,685.02元。

本次询价转让的转让方为邵健伟，为今天国际控股股东、实际控制人、持股 5%以上

股东。

（二）出让方一致行动关系及具体情况说明

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
本次询价转让的出让方邵健伟与邵健锋、华锐丰构成一致行动关系。邵健伟与邵健锋

系兄弟关系，华锐丰最大财产份额持有人为邵泽天，邵健伟与邵泽天系父子关系。

（三）本次转让具体情况

本次询价转让的股数上限为 22,491,769股，受让方获配后，本次询价转让情况如下：

股东姓

名

转让前持股

数量（股）

转让前持

股比例

拟转让股份

数量（股）

实际转让数

量（股）

实际转

让数量

占总股

本比例

转让后持股

数量（股）

转让后

持股比

例

转让股

份来源

邵健伟 157,893,910 34.83% 22,491,769 22,491,769 4.96% 135,402,141 29.87% 首发前

股份

（四）转让方未能转让的原因及影响

□适用 ☑不适用

本次询价转让不存在股东因存在不得转让情形或其他原因未能转让的情况。

二、出让方持股权益变动情况

☑适用 □不适用

本次询价转让后，出让方及其一致行动人拥有权益的股份占公司总股本的比例由

43.38%下降至 37.57%，权益变动触及 5%的整数倍。具体情况如下：

1、基本情况

信息披露义务人 1 邵健伟

住所 深圳市罗湖区笋岗东路********
信息披露义务人 2 邵健锋

住所 深圳市罗湖区童乐路********
信息披露义务人 3 重庆华锐丰企业管理合伙企业(有限合伙)
住所 重庆市垫江县曹回镇回龙社区 4组 1幢
权益变动时间 2024年 8月-12月、2025年 8月

权益变动过程

1、2024年 9月 19日，公司实施 2024年半年度权益分派，每 10股派息 5元转增 4.5
股，导致出让方及其一致行动人所持上市公司的股份数量增加，持股比例不变。

2、2024年 10月 14日，公司披露了《关于公司股东减持计划实施期限届满暨减持结

果的公告》，公司股东重庆华锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）减持计划实施完

毕，因减持及公司 2024年半年度分红转增，导致华锐丰持股数量和比例降低。

3、2024年 12月 12日，公司办理完成 2021年限制性股票激励计划首次授予第三个

归属期、预留授予第二个归属期限制性股票的归属登记手续。上述股份归属登记事

项导致出让方及其一致行动人所持上市公司的股份比例被动稀释，持股数量未发生

变化。

4、2025年 8月 29日，出让方邵健伟通过询价转让方式减持股份，导致其持股数量

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
及持股比例降低，邵健伟及其一致行动人拥有权益的股份占公司已发行股份的比例

变动跨越 5%的整数倍。

股票简称 今天国际 股票代码 300532
变动方向 上升□ 下降☑ 一致行动人 有☑ 无□

是否为第一大股东

或实际控制人 是☑ 否□

2、本次权益变动情况

股份种类 询价转让减持股数（股）
询价转让减持股数占公司总股本的比例

（%）

A股 22,491,769 4.96

合计 22,491,769 4.96

本次权益变动方式

通过证券交易所的集中交易☑ （华锐丰集中竞价减持结果已于 2024年 10月 14日披

露）

通过证券交易所的大宗交易□

其他☑ （分红转增、股权激励行权、询价转让）

本次增持股份的资

金来源

自有资金□ 银行贷款□

其他金融机构借款□ 股东投资款□

其他□（请注明）

不涉及资金来源☑
3、本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股份性质
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例

邵健伟

合计持有股份 108,892,352 35.10% 135,402,141 29.87%
其中：无限售条件股份 108,892,352 35.10% 135,402,141 29.87%

有限售条件股份 0 0 0 0

邵健锋

合计持有股份 17,125,344 5.52% 24,831,749 5.48%
其中：无限售条件股份 4,281,336 1.38% 6,207,937 1.37%

有限售条件股份 12,844,008 4.14% 18,623,812 4.11%
重庆华

锐丰企

业管理

合伙企

业(有限

合伙)

合计持有股份 8,562,672 2.76% 10,064,864 2.22%

其中：无限售条件股份 8,562,672 2.76% 10,064,864 2.22%

有限售条件股份 0 0 0 0

合计持有股份 134,580,368 43.38% 170,298,754 37.57%
其中：无限售条件股份 121,736,360 39.24% 151,674,942 33.46%

有限售条件股份 12,844,008 4.14% 18,623,812 4.11%

4、承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履

行已作出的承诺、

意向、计划

是☑ 否□

本次权益变动涉及的相关情况，详见公司于 2024年 9月 11日披露于巨潮资讯网的

《深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告》、2024

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
年 10月 14日披露于巨潮资讯网的《深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于公司

股东减持计划实施期限届满暨减持结果的公告》、2024年 12月 9日披露于巨潮资讯

网的《关于 2021年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期及首次授予第三个归

属期归属结果暨股份上市的公告》、2025年 8月 22日披露于巨潮资讯网的《股东询

价转让计划书》《兴业证券股份有限公司关于深圳市今天国际物流技术股份有限公

司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》和 2025年 8月 25日披

露于巨潮资讯网的《股东询价转让定价情况提示性公告》。截至本公告披露日，本

次询价转让计划已实施完毕。

本次变动是否存在

违反《证券法》

《上市公司收购管

理办法》等法律、

行政法规、部门规

章、规范性文件和

本所业务规则等规

定的情况

是□ 否☑

5、被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第

六十三条的规定，

是否存在不得行使

表决权的股份

是□ 否☑

三、受让方情况

（一）受让情况

本次询价转让的受让方最终确定为 26名。本次询价转让的获配结果如下：

序

号
受让方名称

受让股数

（股）

金额

（元）

受让股份

占总股本

比例

锁定

期

1 上海丹寅投资管理中心（有限合伙）-
丹寅聚虎私募证券投资基金

6,257,769 72,464,965.02 1.38% 6个月

2 广发证券股份有限公司 3,430,000 39,719,400.00 0.76% 6个月

3 诺德基金管理有限公司 2,607,000 30,189,060.00 0.58% 6个月

4 国泰海通证券股份有限公司 2,400,000 27,792,000.00 0.53% 6个月

5 财通基金管理有限公司 2,022,000 23,414,760.00 0.45% 6个月

6 华安证券资产管理有限公司 765,000 8,858,700.00 0.17% 6个月

7 深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼

德 230号私募证券投资基金
500,000 5,790,000.00 0.11% 6个月

8 北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖
逸欣积极成长私募证券投资基金

400,000 4,632,000.00 0.09% 6个月

9 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元

量化套利专项 35号私募证券投资基金
360,000 4,168,800.00 0.08% 6个月

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
10 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限

公司-凌顶揽月六号私募证券投资基金
330,000 3,821,400.00 0.07% 6个月

11 誉辉资本管理（北京）有限责任公司-
誉辉稳健成长二期私募证券投资基金

300,000 3,474,000.00 0.07% 6个月

12 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元

量化套利专项 75号私募证券投资基金
240,000 2,779,200.00 0.05% 6个月

13 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元

量化均衡专项 4号私募证券投资基金
240,000 2,779,200.00 0.05% 6个月

14 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元

灵活配置专项 6号私募证券投资基金
240,000 2,779,200.00 0.05% 6个月

15
锦绣中和（天津）投资管理有限公司-
中和资本定增加私募证券投资基金二

期

200,000 2,316,000.00 0.04% 6个月

16 誉辉资本管理（北京）有限责任公司-
誉辉稳健成长一期私募证券投资基金

200,000 2,316,000.00 0.04% 6个月

17 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限

公司-凌顶泰山六号私募证券投资基金
200,000 2,316,000.00 0.04% 6个月

18 第一创业证券股份有限公司-第一创业

富显富集合资产管理计划
200,000 2,316,000.00 0.04% 6个月

19 上海金锝私募基金管理有限公司-金锝

仁贤 8号私募证券投资基金
200,000 2,316,000.00 0.04% 6个月

20
上海丹寅投资管理中心（有限合伙）-
丹寅小巨人企业二号私募证券投资基

金

200,000 2,316,000.00 0.04% 6个月

21 上海丹寅投资管理中心（有限合伙）-
丹寅嘉盛私募证券投资基金

200,000 2,316,000.00 0.04% 6个月

22 上海丹寅投资管理中心（有限合伙）-
丹寅长宏一号私募证券投资基金

200,000 2,316,000.00 0.04% 6个月

23 上海金锝私募基金管理有限公司-金锝

尧典 29号私募证券投资基金
200,000 2,316,000.00 0.04% 6个月

24 上海迎水投资管理有限公司-迎水方远

多策略 1号私募证券投资基金
200,000 2,316,000.00 0.04% 6个月

25 上海洛炎私募基金管理有限公司-洛炎

成长辛壬一号私募证券投资基金
200,000 2,316,000.00 0.04% 6个月

26 上海金锝私募基金管理有限公司-金锝

闻广 1号私募证券投资基金
200,000 2,316,000.00 0.04% 6个月

合计 22,491,769 260,454,685.02 4.96% -

注：本表中数据加总后与数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。

（二）本次询价过程

出让方与兴业证券协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不

低于发送《深圳市今天国际物流技术股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股票认

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
购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）之日（即 2025年 8月 22日，含当日）前

20个交易日股票交易均价的 70%，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 16

号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份（2025年修订）》（简称“《询价转

让和配售指引》”）中有关询价转让价格下限的规定。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计 386家机构投资者，具体包括：基金管理

公司 93家、证券公司 51家、保险公司 31家、合格境外机构投资者 7家、私募基金 196

家、期货公司 2家、信托公司 6家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2025年 8月 25日 7:15至 9:15，组织

券商收到《认购报价表》合计 31份，均为有效报价，参与申购的投资者已及时发送相关

申购文件。

根据机构投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的询价转让价格、

询价对象及获配股票的程序和规则，确定本次询价转让的价格为 11.58元/股，转让股份数

量 22,491,769股，交易金额 260,454,685.02元。

确定配售结果之后，兴业证券向本次获配的 26家投资者发出了《缴款通知书》。各

配售对象根据《缴款通知书》的要求向组织券商指定的缴款专用账户及时足额缴纳了认购

款项。兴业证券按照规定向出让方指定的银行账户划转扣除相关财务顾问费、印花税、过

户费和经手费后的股份转让资金净额。

（三）本次询价结果

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，组织券商合计收到有效报价 31份。根据

《认购邀请书》约定的定价原则，最终 26家投资者获配。本次询价最终确认转让的价格

为 11.58元/股，转让股份数量 22,491,769股，交易金额 260,454,685.02元。本次询价转让

的获配结果详见“三、受让方情况（一）受让情况”。

（四）本次转让是否导致公司控制权变更

□适用 ☑不适用

（五）受让方未认购

□适用 ☑不适用

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
本次询价转让不存在受让方未认购的情况。

四、受让方持股权益变动情况

□适用 ☑不适用

五、中介机构核查过程及意见

经核查，组织券商认为：本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券

市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程

符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司持续监管办

法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修

订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 16号——创业板上市公司股东询价和

配售方式转让股份（2025年修订）》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的《兴业证券股份有限公司关于深圳市今天国际物流

技术股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》。

六、其他说明

1、本次权益变动主体为持有公司 5%以上股份的股东邵健伟及其一致行动人。

2、出让方邵健伟为今天国际的控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东。邵健

伟、邵健锋、华锐丰存在一致行动关系。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制

人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次询价转让为非公开转让的询价转让方式，不会通过集中竞价交易方式进行，

不触及要约收购。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。

4、本次权益变动涉及的相关情况详见公司于 2024年 9月 11日披露于巨潮资讯网的

《深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告》、2024年 10

月 14日披露于巨潮资讯网的《深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于公司股东减持

计划实施期限届满暨减持结果的公告》、2024年 12月 9日披露于巨潮资讯网的《关于

2021年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期及首次授予第三个归属期归属结果暨

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
股份上市的公告》、2025年 8月 22日披露于巨潮资讯网的《深圳市今天国际物流技术股

份有限公司股东询价转让计划书》、2025年 8月 25日披露于巨潮资讯网的《深圳市今天

国际物流技术股份有限公司股东询价转让定价情况提示性公告》。

截至本公告披露日，上述询价转让计划已实施完毕。

5、出让方将继续严格遵守《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理

暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 16号——创业板上市公司股东询

价和配售方式转让股份（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等有关法律法规、规定

的要求，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

6、今天国际于 2024年 8月 2日披露了邵健伟与邵健锋、深圳市圆安贵投资有限公司、

邵泽天、詹保胜签署股份转让协议和财产份额转让协议，约定邵健伟向上述各方转让其直

接和间接持有的全部上市公司股份，转让后邵健伟不再拥有上市公司任何权益，公司控股

股东、实际控制人将发生变更。近日，邵健伟与詹保胜签署了股份转让协议书之解除协议

书，其他受让方转让协议仍在正常履行。邵健伟与詹保胜股份转让交易终止后，已通过询

价转让方式出售该部分股份。

七、备查文件

1、出让方及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》；

2、《兴业证券股份有限公司关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司股东向特定

机构投资者询价转让股份的核查报告》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会

2025年 8月 29日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