北京德恒 (太原)律师事务所 关于《河北北直通用航空股份有限公司

收购报告书》 的法律意见

公司申请办理过户登记 。

综上， 本所律师认为，本次收购已履行了现阶段应当履行的审批程序，程序

合法、 有效。

三、 本次收购的主要内容

(一) 本次收购的方式

2025年8月28日，公众公司股东梁朝明分别与收购人海南星飞和周飞签订《表

决权委托协议》 ,梁朝明将所持有的公众公司24,437,000股限售股对应的表决权

等股东权利不可撤销地授权并委托海南星飞和周飞行使 (海南星飞15,121,000股

股份对应表决权，周飞9,316,000股股份对应表决权) 。 委托期限自《股份转让协

议》生效之日起至标的股份全部完成过户登记 (以中国证券登记结算有限责任公

司出具的《证券持有人名册》 为准) 至海南星飞创投科技合伙企业 (有限合伙)

名下及周飞终止

2025年8月28日，收购人海南星飞和周飞与公众公司股东梁朝明签订《股份

转让协议》 , 海南星飞通过特定事项协议转让方式受让梁朝明持有的公众公司

15,121,000股股份，周飞通过特定事项协议转让方式受让梁朝明持有的公众公司

9,316,000股股份，合计受让股份占公众公司总股本47.1757%。

。

本次收购股份的转让交割将通过特定事项协议转让的方式完成 。

(二 ) 本次收购的资金总额、 支付方式及资金来源

1.本次收购的资金总额及支付方式

收购人 拟通过特定事项 协议转让方式 受让 转让方持有 的公 众公 司

24,437,000股股份。 根据收购人与转让方签署的《股份转让协议》 ,本次收购价

格为1.09元 /股， 股份转让总金额为人民币26,636,330元 ； 支付方式为： (1) 在

签署《股权转让协议》并取得全国股转公司出具股份转让同意函之日起10 日内，

收购人向转让方支付本次股份转让总价款的30%, 即人民币 7,990,899元 (大写：

柒佰玖拾玖万零捌佰玖拾玖元) 。 (2) 在转让方所持限售股办理完毕解限售手

续之日起5日内，收购人向转让方支付剩余的股份转让款，即人民币 18,645,431

元 (大写： 壹仟捌佰陆拾肆万伍仟肆佰叁拾壹元) ; 在本次收购交易中，收购人

有公众公司 51.0849%%的股份。海南星飞与周飞签署《一致行动人协议》 , 公

众公司控股股东变更为海南星飞，实际控制人变更为张卫星、 周飞 。

(二) 本次收购对公众公司治理结构及其他股东权益的影响

本次收购前，公众公司已经按照《公司法》 《证券法》 的有关要求，建立了

完善的法人治理结构， 运作规范。本次收购完成后， 收购人将继续按照《公司法》

《证券法》等法律法规的要求， 对北直通航实施规范化管理，合法合规的行使股

东权利并履行相应的义务， 继续保持北直通航在人员、 资产、 财务、 机构和业务

方面的独立性。

六、 收购人及其关联方以及各自的董事、 监事、 高级管理人员 (或者主要

负责人) 本次收购事实发生之日前六个月买卖公众公司股票的情况

本次收购事实发生日前6个月内，收购人及各自的董事、 监事、 高级管理人

员 (或主要负责人) 不存在买卖公众公司股票的情况。

根据收购人提供的资料并经本所律师核查， 本次收购事实发生日前 6 个月

内，收购人海南星飞的实际控制人张卫星的妻子王清在2025年分三次将其持有

的北直通航的股份转让给北直通航股东杨毅，具体情况如下：

变动股份数量 (股)时间 交易方向 每股价格 (元) 成交金额 (元 )

2025年 4月 29日 1.07卖出 300,000 321,000.00

2025年 3月 11 日 卖出 300,000 399,000.001.33

2025年 3月 5 日 349,125.00卖出 1.33262,500

上述交易系公众公司股东股份代持整改原因发生的交易行为，截至本法律

意见书出具日，代持整改已完成，王清不持有公众公司股份。

七、 同业竞争情况及避免同业竞争的措

除前述买卖行为外，收购人海南星飞及其关联方不存在其他买卖北直通航股

票的情况。 根据收购人提供的资料并经本所律师核查，本次收购事实发生日前6

个月 内，收购人周飞及其关联方不存在买卖北直通航股票的情况。

施

北直通航属航空运输业下的通用航空服务行业， 主要从事为政府农林部门、