公告编号：2025-031

证券代码：874676        证券简称：新大材料        主办券商：国投证券

胜利新大新材料股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 本次股票解除限售数量总额为 307,616,177 股，占公司总股本 63.7888%，可

交易时间为 2025 年 9月 9 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

公告编号：2025
031

单位：股

序号
股东姓名

或名称

是否为

控股股

东、实

际控制

人或其

一致行

动人

董事、

监事、

高级管

理人员

任职情

况

本次

解限

售原

因

本次解除限

售登记股票

数量

本次解除

限售股数

占公司总

股本比例

尚未解除限

售的股票数

量1

1

胜利新大

实业集团

有限公司

是 无 A 62,967,522 13.0573% 125,935,045

2

东营市东

凯产业投

资管理有

限公司

否 无 D 35,350,000 7.3304% 0

3

深圳市达

晨财智创

业投资管

理有限公

司－深圳

市达晨创

鸿私募股

权投资企

业（有限

合伙）

否 无 D 22,797,811 4.7275% 0

4 吴永太 否

董事

长、总

经理

B 4,002,722 0.8300% 12,008,168

5
上海劲邦

股权投资
否 无 D 14,043,826 2.9122% 0

1 扣除本次申请解除限售股份后的尚未解除的股份数量。

管理有限

公司－青

岛劲邦劲

智创业投

资合伙企

业（有限

合伙）

6

上海诺伟

其定位投

资管理有

限公司－

宁波梅山

保税港区

诺伟其定

位创业投

资合伙企

业（有限

合伙）

否 无 D 14,043,826 2.9122% 0

7

山东省财

金创业投

资有限公

司－山东

省财金创

投新旧动

能转换股

权投资合

伙企业

（有限合

伙）

否 无 D 14,043,826 2.9122% 0

8

东营前程

创业投资

合伙企业

（有限合

伙）

否 无 D 12,500,000 2.5921% 0

9

东营格桑

花商贸有

限公司

否 无 D 12,345,000 2.5599% 0

10

长春市南

湖冶金炉

料有限公

司

否 无 D 7,150,000 1.4827% 0

11

青岛鲁泰

电力科技

有限公司

否 无 D 7,100,000 1.4723% 0

12

山东玲珑

金山私募

基金管理

有限公司

－东营玲

珑金山股

权投资基

金（有限

合伙）

否 无 D 5,617,531 1.1649% 0

13

东营市新

动能投资

管理有限

公司

否 无 A 2,333,333 0.4839% 4,666,667

14

山东强企

兴鲁投资

基金合伙

企业（有

限合伙）

否 无 A 2,222,222 0.4608% 4,444,444

15

东营市金

石资本投

资有限公

司

否 无 A 2,220,000 0.4604% 4,440,000

16

青岛昕田

投资合伙

企业（有

限合伙）

否 无 D 5,600,000 1.1612% 0

17

济南信诚

投资有限

公司

否 无 D 5,000,000 1.0368% 0

18 何光辉 否 无 D 4,450,324 0.9228% 0

19

东营华实

投资管理

有限公司

－华实鑫

科（东

营）股权

投资基金

合伙企业

（有限合

伙）

否 无 D 3,745,020 0.7766% 0

20
东营欣鹏

资产运营
否 无 D 3,570,000 0.7403% 0

合伙企业

（有限合

伙）

21

山东财金

人才兴鲁

创业投资

合伙企业

（有限合

伙）

否 无 A 1,111,111 0.2304% 2,222,222

22

纳爱斯浙

江投资有

限公司

否 无 A 1,111,111 0.2304% 2,222,222

23 张春兰 否 无 D 3,142,619 0.6517% 0

24

东营汇泽

创业咨询

服务有限

公司

是 无 A 1,002,266 0.2078% 2,004,534

25

深圳市达

晨财智创

业投资管

理有限公

司

否 无 A 1,000,000 0.2074% 2,000,000

26 贾宝财 否 无 D 2,633,181 0.5460% 0

27 李天祥 否
副董事

长
B 627,346 0.1301% 1,882,040

28 冀克让 否 无 D 2,378,916 0.4933% 0

29 魏立军 否 无 D 2,358,393 0.4890% 0

30 任丽敏 否 无 D 2,150,000 0.4458% 0

31 丁效德 否 无 D 1,977,349 0.4100% 0

32 高文波 否 无 D 1,948,843 0.4041% 0

33 扈宪林 否 无 D 1,752,157 0.3633% 0

34 王文静 否 无 D 1,593,955 0.3305% 0

35 高永军 否 无 D 1,440,167 0.2986% 0

36 李玉存 否 无 D 1,299,920 0.2696% 0

37 贾永建 否 无 D 1,279,387 0.2653% 0

38 李海燕 否 无 D 1,193,485 0.2475% 0

39 孙连刚 否 无 D 1,123,213 0.2329% 0

40 徐莉 否 无 D 1,012,762 0.2100% 0

41 李纪玲 否 无 D 958,865 0.1988% 0

42 王爱丽 否 无 D 945,553 0.1961% 0

43 陈峰 否 无 D 931,386 0.1931% 0

44 李春生 否 无 D 919,986 0.1908% 0

45 薛杰 否 无 D 906,137 0.1879% 0

46 范晓涛 否 无 D 877,695 0.1820% 0

47 李秀迎 否
副总经

理
B 217,565 0.0451% 652,696

48 李清征 否 无 D 852,180 0.1767% 0

49 王红洁 否 无 D 851,804 0.1766% 0

50 李建霞 否 无 D 836,045 0.1734% 0

51 徐鑫 否 无 D 785,409 0.1629% 0

52 张伟 否 无 D 718,691 0.1490% 0

53 宋西忠 否 无 D 717,955 0.1489% 0

54 刘春娟 否 无 D 716,510 0.1486% 0

55 高海燕 否 无 D 700,074 0.1452% 0

56 李子琴 否 无 D 630,683 0.1308% 0

57 武绍波 否 无 D 625,298 0.1297% 0

58
深圳市财

智创赢私
否 无 D 608,566 0.1262% 0

募股权投

资企业

（有限合

伙）

59 赵冬 否 无 D 570,119 0.1182% 0

60 聂大伟 否 无 D 566,098 0.1174% 0

61 张建斌 否 无 D 533,836 0.1107% 0

62 吕红芝 否 无 D 526,967 0.1093% 0

63 卢小青 否 无 D 510,716 0.1059% 0

64 蔡爱霞 否 无 D 483,635 0.1003% 0

65 马东远 否 无 D 475,863 0.0987% 0

66 于建波 否 无 D 469,916 0.0974% 0

67 潘克强 否 无 D 463,341 0.0961% 0

68 唐中伏 否 无 D 449,566 0.0932% 0

69 冯郁 否 无 D 438,600 0.0910% 0

70 武爱萍 否 无 D 435,470 0.0903% 0

71 韩守林 否 无 D 380,000 0.0788% 0

72 鞠琳 否 无 D 376,211 0.0780% 0

73 何红霞 否 无 D 352,547 0.0731% 0

74 孙爱国 否 无 D 347,853 0.0721% 0

75 郑斌 否 无 D 334,118 0.0693% 0

76 陈浩 否 无 D 328,977 0.0682% 0

77 杨丽 否 无 D 318,736 0.0661% 0

78 潘金生 否 无 D 314,847 0.0653% 0

79 徐军 否 无 D 313,705 0.0651% 0

80 马东梅 否 无 D 307,973 0.0639% 0

81 孙宗华 否 无 D 301,467 0.0625% 0

82 王芳 否 无 D 297,183 0.0616% 0

83 谢福兵 否 无 D 290,467 0.0602% 0

84 叶爱萍 否 无 D 280,027 0.0581% 0

85 郑丽英 否 无 D 276,966 0.0574% 0

86 王龙军 否 无 D 262,340 0.0544% 0

87 崔晓芳 否 无 D 258,758 0.0537% 0

88 修文军 否 无 D 254,692 0.0528% 0

89 刘胥利 否 监事 B 61,606 0.0128% 184,821

90 周伟伟 否 无 D 235,599 0.0489% 0

91 李玲玲 否 无 D 233,577 0.0484% 0

92 刘新庆 否 无 D 233,097 0.0483% 0

93 刘英 否 无 D 230,000 0.0477% 0

94 吴永华 否 无 D 227,225 0.0471% 0

95 彭海燕 否 无 D 226,778 0.0470% 0

96 马俊山 否 无 D 219,871 0.0456% 0

97 李霞 否 无 D 219,818 0.0456% 0

98 户慧敏 否 无 D 216,277 0.0448% 0

99 孙勇 否 无 D 215,018 0.0446% 0

100 李岩霞 否 无 D 197,198 0.0409% 0

101 刘霞 否 无 D 180,758 0.0375% 0

102 王慧 否 无 D 175,273 0.0363% 0

103 季宪荣 否 无 D 171,899 0.0356% 0

104 张疆虹 否 无 D 169,657 0.0352% 0

105 刘兰珍 否 无 D 169,594 0.0352% 0

106 张爱芹 否 无 D 169,007 0.0350% 0

107 张守国 否 无 D 158,636 0.0329% 0

108 苏梅霞 否 无 D 157,653 0.0327% 0

109 王莲军 否 无 D 157,310 0.0326% 0

110 王建 否 无 D 155,167 0.0322% 0

111 张妍 否 无 D 154,028 0.0319% 0

112 井卫国 否 无 D 149,254 0.0310% 0

113 杨国勇 否 无 D 148,562 0.0308% 0

114 杨国猛 否 无 D 146,644 0.0304% 0

115 任晓凌 否 无 D 145,381 0.0301% 0

116 张瑞花 否 无 D 144,755 0.0300% 0

117 王荣 否 无 D 138,244 0.0287% 0

118 吴玉芹 否 无 D 137,372 0.0285% 0

119 陈兴花 否 无 D 136,926 0.0284% 0

120 许彦婷 否 无 D 136,791 0.0284% 0

121 王叶兰 否 无 D 129,418 0.0268% 0

122 许少杰 否 无 D 127,712 0.0265% 0

123 王丽娜 否 无 D 124,110 0.0257% 0

124 王晓睿 否 无 D 117,905 0.0244% 0

125 张丽娜 否 无 D 116,468 0.0242% 0

126 王晓东 否 无 D 113,655 0.0236% 0

127 崔月博 否 无 D 113,109 0.0235% 0

128 陈雪芳 否 无 D 113,029 0.0234% 0

129 王勇 否 无 D 108,094 0.0224% 0

130 孙静 否 无 D 100,000 0.0207% 0

131 蒋冬梅 否 无 D 100,000 0.0207% 0

132 王天军 否 无 D 100,000 0.0207% 0

133 冯新峰 否 无 D 100,000 0.0207% 0

134 鲁海 否 无 D 89,886 0.0186% 0

135 高秋兰 否 无 D 85,795 0.0178% 0

136 王岩 否 无 D 83,265 0.0173% 0

137 于苹苹 否 无 D 79,709 0.0165% 0

138 李爱华 否 无 D 77,662 0.0161% 0

139 刘战红 否 无 D 77,662 0.0161% 0

140 耿超军 否 无 D 77,662 0.0161% 0

141 李迎阁 否 无 D 77,075 0.0160% 0

142 宋菊 否 无 D 75,000 0.0156% 0

143 韩冬梅 否 无 D 72,970 0.0151% 0

144 石红顺 否 无 D 70,219 0.0146% 0

145 刘和宝 否 无 D 70,000 0.0145% 0

146 王利芬 否 无 D 69,817 0.0145% 0

147 杨国峰 否 无 D 68,330 0.0142% 0

148 张海彬 否 无 D 64,101 0.0133% 0

149 李希仨 否 无 D 64,101 0.0133% 0

150 刘健 否 无 D 64,100 0.0133% 0

151 孙福茂 否 无 D 60,000 0.0124% 0

152 李敏 否 无 D 57,712 0.0120% 0

153 刘铭 否 无 D 57,712 0.0120% 0

154 杨胜杰 否 无 D 57,712 0.0120% 0

155 张守芳 否 无 D 50,000 0.0104% 0

156 李淑芳 否 无 D 49,437 0.0103% 0

157 孙永华 否 无 D 49,043 0.0102% 0

158 郭路宾 否 无 D 46,450 0.0096% 0

159 宁尚峰 否 无 D 45,154 0.0094% 0

160 王伟 否 无 D 42,588 0.0088% 0

161 孟荣 否 无 D 40,000 0.0083% 0

162 刘霞 否 无 D 30,000 0.0062% 0

163 肖童 否 无 D 30,000 0.0062% 0

164 孙少凤 否 无 D 30,000 0.0062% 0

165 梁洪玲 否 无 D 20,000 0.0041% 0

166 张巧霞 否 无 D 20,000 0.0041% 0

167 杨辉 否 无 D 20,000 0.0041% 0

合计 — 307,616,177 63.7888% 162,662,859

注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解除限

售；C离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D自愿限售解除限售；E限制性股票解除限

售；F其他

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 319,578,728 66.27%

有限售条件的

股份

1、高管股份2 14,727,725 3.05%

2、个人或基金 4,666,667 0.97%

3、其他法人 143,268,467 29.71%

4、限制性股票 0 0%

5、其他 0 0%

有限售条件股份合计 162,662,859 33.73%

总股本 482,241,587 100%

四、其它情况

（一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺

（二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形

（三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益

行为的情况

（四）在本次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的

限售股份

五、备查文件

1.股东名册；

2.胜利新大新材料股份有限公司关于股东解除限售的申请。

胜利新大新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9月 4日

2 包含董事、监事、高级管理人员所持股份。

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