证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-027

四川川环科技股份有限公司

关于股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告

公司股东文琦超、文建树、文秀兰、文秀琼、蒋青春、毛伯海保证向本公司提供的信息

内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 18日公告了

《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编码：2025-018号），公告披露了

公司股东文琦超、文建树、文秀兰、文秀琼、蒋青春、毛伯海的减持计划，计划

自减持计划公告之日起十五个交易日后的 3个月内，通过集中竞价交易方式减持

公司股份，其中文琦超、文建树、文秀兰、文秀琼计划减持分别不超过 540,000

股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本 0.25%），合计不超过

2,160,000 股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本 1%）；蒋青春

计划减持不超过 152,200股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本

0.07%）；毛伯海计划减持不超过 313,000股（占剔除公司回购专用证券账户中持

股数量的总股本 0.14%）。

近日，公司分别收到上述股东出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，

根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将上

述人员减持计划实施情况公告如下：

一、股东减持计划的实施情况

股东名称 减持方式 减持时间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

占剔除公司回购

账户后总股本比

例(%)

文琦超 集中竞价
2025-7-7 29.69 270,000 0.1249
2025-7-8 30.00 269,800 0.1248

小计 539,800 0.2496
文建树 集中竞价 2025-7-7 30.44 539,600 0.2496

文秀兰 集中竞价

2025-6-24 27.77 190,000 0.0879
2025-6-25 28.85 1,000 0.0005
2025-7-4 30.21 30,000 0.0139
2025-7-8 30.43 310,000 0.1434
2025-7-9 29.85 8,700 0.0040

小计 539,700 0.2496

文秀琼 集中竞价

2025-7-10 29.66 58,900 0.0272
2025-7-9 29.72 139,900 0.0647
2025-7-8 30.42 100,000 0.0462
2025-6-30 29.35 48,800 0.0226
2025-6-27 29.43 131,200 0.0607
2025-6-26 28.83 30,000 0.0139
2025-6-25 28.94 30,000 0.0139
2025-6-24 27.80 1,200 0.0006

小计 540,000 0.2497

蒋青春 集中竞价
2025-7-4 30.93 76,000 0.0351
2025-7-8 29.80 76,000 0.0351

小计 152,000 0.0703
毛伯海 集中竞价 2025-7-7 29.82 55,000 0.0254

合计 236,6100 1.0943

注：如出现各分项与合计项小数尾数不相符现象，是由于四舍五入原因。

二、股东减持前后持股情况

股东名

称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）

占剔除公司

回购账户后

总股本比例

(%)

股数（股）

占剔除公司回

购账户后总股

本比例(%)

文琦超

持股合计 18,109,571 8.3753 17,569,771 8.1256
其中：无限售条

件股份
4,527,393 2.0938 3,987,593 1.8442

有限售条件股份 13,582,178 6.2815 13,582,178 6.2815

文建树

持股合计 24,255,896 11.2178 23,716,296 10.9683
其中：无限售条

件股份
19,446,364 8.9935 18,906,764 8.7440

有限售条件股份 4,809,532 2.2243 4,809,532 2.2243

文秀兰

持股合计 4,239,762 1.9608 3,700,062 1.7112
其中：无限售条

件股份
3,273,505 1.5139 2,733,805 1.2643

有限售条件股份 966,257 0.4469 966,257 0.4469

文秀琼
持股合计 7,695,594 3.5590 7,155,594 3.3093

其中：无限售条 5,763,472 2.6655 5,223,472 2.4157

件股份

有限售条件股份 1,932,122 0.8936 1,932,122 0.8936

蒋青春

持股合计 609,045 0.2817 457,045 0.2114
其中：无限售条

件股份
152,261 0.0704 261 0.0001

有限售条件股份 456,784 0.2113 456,784 0.2113

毛伯海

持股合计 1,252,418 0.5792 1,197,418 0.5538
其中：无限售条

件股份
313,105 0.1448 258,105 0.1194

有限售条件股份 939,313 0.4344 939,313 0.4344

注：如出现各分项与合计项小数尾数不相符现象，是由于四舍五入原因。

三、其他相关说明

1、本次减持计划的实施严格遵守了《证券法》、《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号一一创业板上市公

司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 18 号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律

法规、规范性文件及业务规则的规定。

2、本次减持计划的实施与此前已披露的减持计划一致。截至本公告日，本

次减持计划的期限届满，上述股东实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。

3、上述股东严格遵守了在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说

明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺，不

存在违反相关承诺的情形。

4、本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影

响，公司基本面未发生重大变化。

四、备查文件

1、公司股东文琦超、文建树、文秀兰、文秀琼、蒋青春、毛伯海分别出具

的《关于股东股份减持计划实施完毕的告知函》

四川川环科技股份有限公司董事会

2025年 9月 9日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