证券代码 ：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-030

杭州爱科科技股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措

施或处罚的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开第

三届董事会第十七次会议、第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过

了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司对近五年是否

被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结

果如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情形。

二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况

（一）上海证券交易所出具的口头警示

2022年8月30日，上海证券交易所在其业务管理平台对公司、时任董秘王鹏

予以口头警示，主要内容为：“经查明，2022年8月24日，公司以集中竞价交易

方式回购公司股票10,000股，占公司总股本的 0.0169%，支付金额为277,000元。

公司拟于2022年8月31日披露2022年半年度报告，本次回购违反了《上市公司股

份回购规则》第三十条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回

购股份》第十八条等规定。时任董秘王鹏作为此次公司回购股份的主要负责人，

未能勤勉尽责，违反了《科创板股票上市规则》第4.2.1条等规定及相关承诺。

经讨论，决定对公司及时任董事会秘书王鹏予以口头警示。”

整改情况：公司收到口头警示后高度重视，组织董事、监事、高级管理人

员及相关工作人员对《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规的学习，强

调严格遵守有关规定，审慎操作的重要性，维护广大投资者的合法权益，促进

公司的健康、稳定和可持续发展。

（二）浙江证监局出具的警示函

2022年9月20日公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称

“浙江证监局”）《关于对杭州爱科科技股份有限公司采取出具警示函措施的

决定》（〔2022〕94号），主要内容为公司相关工作人员思想疏忽，操作失误，

导致发生公司在窗口期回购公司股票情形。具体内容详见公司于2022年9月21日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司收到浙江证监局

警示函的公告》（公告编号：2022-049）。

整改情况：公司收到警示函后，高度重视警示函提及的相关事项，组织相

关人员认真学习《上市公司股份回购规则》等法律法规及规范性文件，积极落

实整改措施。公司汲取本次教训，以此为戒，进一步加强董事、监事、高级管

理人员及相关工作人员对《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规的学习，

提高对相关法律、法规的理解和执行力度，严格遵守有关规定，审慎操作，维

护广大投资者的合法权益，促进公司的健康、稳定和可持续发展。并将按照上

述警示函要求在规定时间内向浙江证监局报送整改报告。本次行政监管措施不

会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严格按照相关监管要求和有

关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

除上述情况外，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和证券交易所采

取监管措施的情况。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2025年9月12日