宁波拓普集团股份有限公司

实际控制人、副董事长提前终止减持计划暨减持股份 结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前,宁波拓普集团股份有限公司(以下简称"拓普集团" 或"公司") 大股东及董监高持股情况如下:

- 1、公司控股股东迈科国际控股(香港)有限公司(以下简称"迈科香港") 持有公司股份 1,005,836,000 股,持股比例为 57.8787%。邬建树先生持有 迈科香港 100%股权。
- 2、公司实际控制人、董事长邬建树先生直接持有公司股份 11,996,731 股, 持股比例为 0.6903%。
- 3、公司控股股东迈科香港的一致行动人宁波筑悦投资管理有限公司(以下 简称"宁波筑悦") 持有公司股份 7,841,064 股,持股比例为 0.4512%。
- 4、公司控股股东迈科香港的一致行动人宁波派舍置业有限公司(以下简称 "派舍置业") 持有公司股份 2,095,395 股,持股比例为 0.1206%。
- 5、公司副董事长、董事邬好年先生持有公司股份 1,982,585 股,持股比 例为 0.1141%。邬好年先生为邬建树先生之子, 系其一致行动人。

上述主体合计持有公司股份 1,029,751,775 股,合计持股比例为 59.2548%。

- 减持计划的实施结果情况
- 1、2025年6月17日,公司在上海证券交易所网站披露了《拓普集团实际

控制人、副董事长减持股份计划公告》。因个人资金需求,邬建树先生拟自2025年7月8日至2025年10月7日,通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量不超过2,999,182股,即不超过公司总股份数的0.1726%。因个人资金需求,邬好年先生拟自2025年7月8日至2025年10月7日,通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过495,646股,即不超过公司总股份数的0.0285%。

2、2025年9月10日,公司分别收到邬建树先生及其一致行动人邬好年先生、宁波筑悦投资管理有限公司(以下简称"宁波筑悦")、宁波派舍置业有限公司(以下简称"派舍置业")出具的《关于减持拓普集团股份情况的告知函》。公司获悉上述股东于2025年8月29日至2025年9月10日期间通过集中竞价方式合计减持公司股份13,430,021股,占公司总股份数的0.7728%。本次权益变动后(截止2025年9月10日收盘),上述股东(迈科香港、宁波筑悦、派舍置业、邬建树先生、邬好年先生)合计持有公司股份数量由1,029,751,775股减少至1,016,321,754股,合计持股比例由59.2548%减少至58.4820%,权益变动触及1%刻度。详见公司于2025年9月11日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告》。

3、2025年9月17日,公司收到邬建树先生、邬好年先生出具的《关于提前终止减持拓普集团股份计划暨减持股份结果的告知函》。公司通过该函获悉,在上述减持计划实施期间,邬建树先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份2,998,262股,约占公司总股份数的0.1725%。邬好年先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份495,300股,约占公司总股份数的0.0285%。邬建树先生、邬好年先生通过集中竞价交易方式合计减持公司股份3,493,562股,占公司总股份数的0.2010%。鉴于自身资金需求已基本满足,邬建树先生、邬好年先生决定提前终止上述减持计划。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	邬建树
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	√是 □否

	直接持股 5%以上股东	□是 √否
	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他: 无
持股数量	11, 996, 731股
持股比例	0. 6903%
	集中竞价交易取得: 1,514,300股
当前持股股份来源	非公开发行取得: 4,521,626股
	其他方式取得: 5,960,805股

注:本表"其他方式取得"是指在公司历年权益分派中,以资本公积金转增股本的方式取得。

股东名称	邬好年
	控股股东、实控人及一致行动人	√是 □否
股东身份	直接持股 5%以上股东	□是 √否
	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他: 实控人邬建树先生之子
持股数量	1, 982, 585股
持股比例	0. 1141%
火光柱肌肌从去源	集中竞价交易取得: 1,367,300股
当前持股股份来源	其他方式取得: 615, 285股

注:本表"其他方式取得"是指在公司历年权益分派中,以资本公积金转增股本的方式取得。

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	邬建树	11, 996, 731	0. 6903%	公司实控人暨董事长,邬
				好年先生之父
	邬好年	1, 982, 585	0. 1141%	公司副董事长, 邬建树先
				生之子
	迈科香港	1, 005, 836, 000	57. 8787%	公司实控人邬建树先生持

			股 100%
宁波筑悦	7, 841, 064	0. 4512%	系公司控股股东迈科香港
			全资孙公司
派舍置业	2, 095, 395	0. 1206%	系公司控股股东迈科香港
			全资子公司
合计	1, 029, 751, 775	59. 2548%	_

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

其他情形:减持计划提前终止

股东名称	邬建树
减持计划首次披露日期	2025年6月17日
减持数量	2, 998, 262股
减持期间	2025年9月1日~2025年9月10日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持, 2,998,262 股
减持价格区间	62.81~73.03元/股
减持总金额	215, 036, 773. 51元
减持完成情况	未完成: 920 股
减持比例	0. 1725%
原计划减持比例	不超过: 0.1726%
当前持股数量	8, 998, 469股
当前持股比例	0. 5178%

股东名称	邬好年
减持计划首次披露日期	2025年6月17日
减持数量	495, 300股
减持期间	2025年8月29日~2025年8月29日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持, 495, 300 股

减持价格区间	62.49~63.83元/股
减持总金额	31, 118, 560. 04元
减持完成情况	未完成: 346 股
减持比例	0. 0285%
原计划减持比例	不超过: 0.0285%
当前持股数量	1, 487, 285股
当前持股比例	0. 0856%

- (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 ✓是 □否
- (三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施
- (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 ✓已达到
- (五)是否提前终止减持计划 ✓是 □否

根据减持计划,本次减持的时间区间为2025年7月8日至2025年10月7日。鉴于自身资金需求已基本满足,公司股东邬建树先生、邬好年先生决定提前终止本次股份减持计划。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司董事会 2025年9月18日