中集车辆(集团)股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕 暨减持后持股比例低于 5%的公告

平安资本有限责任公司—上海太富祥中股权投资基金合伙企业(有限合伙)、平安资本有限责任公司—台州太富祥云股权投资合伙企业(有限合伙)保证信息披露的内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

- 1、本次股东权益变动是因中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")合计持股5%以上股东平安资本有限责任公司一上海太富祥中股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海太富")、平安资本有限责任公司一台州太富祥云股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"台州太富")通过集中竞价交易和大宗交易方式减持所持有公司部分A股股份所致。本次权益变动后,上海太富、台州太富合计持有本公司93,706,121股A股股份,占本公司总股本的4.999995%,不再是公司持股5%以上股东。
 - 2、本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化。

公司于2025年8月7日披露了《关于持股5%以上股东减持A股股份预披露的公告》(公告编号: 2025-034),公司持股5%以上股东上海太富、台州太富计划于上述公告披露之日起15个交易日之后的3个月内(即2025年8月29日至2025年11月28日)合计减持本公司A股股份不超过12,893,550股,即不超过本公司总股本的0.69%。集中竞价交易和大宗交易减持的具体比例,根据市场情况及相关减持限制进行灵活调配。上海太富、台州太富均为中国证券投资基金业协会备案的私募股权投资基金,受同一主体控制,为一致行动人。

公司于近日收到上海太富、台州太富出具的《关于股份减持计划完成告知函》

及《简式权益变动报告书》,截至2025年9月17日,上述减持计划已实施完毕。上海太富、台州太富于2025年1月2日披露了《简式权益变动报告书》,截至2024年12月31日,上海太富、台州太富合计持有本公司118,599,593股A股股份,占本公司总股本的6.328267%。上海太富、台州太富于2025年7月4日至2025年9月17日,合计减持本公司24,893,472 股A股股份,减持后合计持有公司93,706,121股A股股份,占本公司总股本的4.999995%。根据《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定,现将上述相关情况公告如下:

一、 本次减持计划实施情况

股东名称	减持方式	时间	减持均价 (人民币 元/股)	减持股数 (股)	减持比例
上海	集中竞价交易	2025年9月1日至 2025年9月16日	9.14	4,377,700	0.233586%
太富	大宗交易	2025年9月15日至 2025年9月17日	8.48	2,610,000	0.139265%
台州太富	集中竞价交易 2025年9月1日至 2025年9月16日 9.14	4,363,601	0.232834%
八田	大宗交易	2025年9月15日	8.50	1,542,249	0.082292%
合计				12,893,550	0.687977%

上海太富、台州太富本次减持的股份来源为公司首次公开发行前股份,其通过集中竞价交易方式减持本公司A股股份的价格区间为9.06元/股至人民币9.45元/股,其通过大宗交易方式减持本公司A股股份的价格为8.44元/股至人民币8.50元/股。

股东本次减持前后持股情况如下:

股东	机八杯毛	本次减持变	本次减持变动前持有股份		本次减持变动后持有股份
名称	股份性质	股数	占总股本	股数	占总股本

		(股)	比例	(股)	比例
	合计持有股份	53,851,223	2.873407%	46,863,523	2.500556%
上海	其中: 无限售条件	53,851,223	2.873407%	46,863,523	2.500556%
太富	股份	33,631,223	2.87340770	40,803,323	2.300330%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
	合计持有股份	52,748,448	2.814565%	46,842,598	2.499439%
台州	其中:无限售条件	52,748,448	2.814565%	46,842,598	2.499439%
太富	股份	32,740,440	2.81430370	40,042,396	2.433433/0
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
合计	合计持有股份	106,599,671	5.687972%	93,706,121	4.999995%
	其中:无限售条件	106,599,671	5.687972%	% 93,706,121	4.999995%
	股份	100,377,071	J.00171270	93,700,121	⊣ .フフフフフ෭/0
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%

二、股东本次减持后持股比例低于5%的情况

上海太富、台州太富于 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 9 月 17 日期间通过集中竞价交易和大宗交易方式减持所持有公司 24,893,472 股 A 股股份(其中,通过竞价方式合计减持 18,741,223 股,通过大宗交易方式减持 6,152,249 股),本次权益变动前后上海太富、台州太富合计持股比例减少 1.328272%。本次权益变动后,上海太富、台州太富合计持有公司股份为 93,706,121 股,持有股份比例低于 5%。本次权益变动的日期为 2025 年 9 月 17 日。具体变动情况如下:

股东 名称	变动日期	变动原因	变动股数 (股)	变动比例
上海	2025年7月4日至 2025年9月16日	集中竞价方式减持	-9,641,865	-0.514473%
太富	2025年7月4日至 2025年9月17日	大宗交易方式减持	-3,610,000	-0.192623%
台州	2025年7月4日至 2025年9月16日	集中竞价方式减持	-9,099,358	-0.485526%
太富	2025年7月4日至 2025年9月15日	大宗交易方式减持	-2,542,249	-0.135650%
合计			-24,893,472	-1.328272%

上海太富、台州太富本次权益变动前后持股情况如下:

股东	本次权益变动前		本次权益变动后
	持股数量	占当前总股本比	持股数量	占当前总股本比
冶 物	(股)	例	(股)	例
上海太富	60,115,388	3.207652%	46,863,523	2.500556%
台州太富	58,484,205	3.120615%	46,842,598	2.499439%
合计	118,599,593	6.328267%	93,706,121	4.999995%

三、其他相关说明

- 1、上海太富、台州太富本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定。
- 2、上海太富、台州太富本次减持已按照规定进行了预披露,本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致,实际减持股份数量未超过减持计划披露的拟减持股份数量。
- 3、上海太富、台州太富不是公司控股股东,本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,不会影响公司的治理结构和持续经营。
- 4、本次权益变动后,上海太富、台州太富不再是公司持股5%以上股东。本次权益变动的具体情况详见同日公司披露的《简式权益变动报告书》。

四、备查文件

1、上海太富与台州太富出具的《关于股份减持计划完成告知函》及《简式权益变动报告书》。

特此公告。

二〇二五年九月十八日