证券代码：831961        证券简称：创远信科       公告编号：2025-117

创远信科（上海）技术股份有限公司

关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十

大无限售条件流通股股东持股情况的公告

创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过

发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100%

股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常

波动，根据《北京证券交易所股票上市规则》第 9.2.1 条、《北京证

券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等相关规定，经向北京证

券交易所申请，公司股票自 2025 年 9月 16 日起停牌，预计将于 2025

年 9 月 30 日前复牌。具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露

平台（www.bse.cn）上披露的《创远信科（上海）技术股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项的停牌

公告》（公告编号：2025-099）。

根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》第十七

条规定，现将披露停牌前 1个交易日(即 2025 年 9月 15 日)登记在册

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

的前十大股东和前十大无限售条件流通股股东的名称、股东类别、持

股数量情况披露如下：

一、公司前十大股东持股情况

截至 2025 年 9 月 15 日，公司前十大股东的持股情况如下表所

示：

序号 持有人名称 持有人类别
持股数量

（股）

占总股本比

例（%）

1 上海创远电子设备有限公司
境内非国有

法人
38,762,632 27.1370

2 陈忆元 境内自然人 8,915,364 6.2415

3 吉红霞 境内自然人 7,115,238 4.9812

4 冯跃军 境内自然人 3,600,038 2.5203

5
北京天星江山投资中心（有

限合伙）

境内非国有

法人
2,197,000 1.5381

6

创远信科（上海）技术股份

有限公司—2025 年员工持

股计划

基金、理财

产品
1,513,803 1.0598

7 陈向民 境内自然人 1,353,082 0.9473

8 李锦海 境内自然人 930,267 0.6513

9 谢武发 境内自然人 700,800 0.4906

10 徐纬亮 境内自然人 690,023 0.4831

二、公司前十大流通股股东持股情况

截至 2025 年 9月 15 日，公司前十大流通股股东的持股情况如下

表所示：

序号 持有人名称 持有人类别
持股数量

（股）

占总股本比

例（%）

1 上海创远电子设备有限公司
境内非国有

法人
12,459,417 8.7226

2 吉红霞 境内自然人 7,115,238 4.9812

3
北京天星江山投资中心（有

限合伙）

境内非国有

法人
2,197,000 1.5381

4 李锦海 境内自然人 930,267 0.6513

5 冯跃军 境内自然人 900,009 0.6301

6 谢武发 境内自然人 700,800 0.4906

7 徐纬亮 境内自然人 690,023 0.4831

8

中国工商银行股份有限公司

－易方达北交所精选两年定

期开放混合型证券投资基金

基金、理财

产品
579,864 0.4060

9 沈玉雷 境内自然人 475,975 0.3332

10 刘谷燕 境内自然人 440,016 0.3080

三、公司股东人数情况

截至 2025 年 9 月 15 日，公司登记在册的股东总人数为 11,503

人。

四、备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日

为 2025 年 9 月 15 日的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名

明细数据表》

（二）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日

为 2025 年 9月 15 日的《合并普通账户和融资融券信用账户无限售条

件流通前 10名明细数据表》

（三）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日

为 2025 年 9月 15 日的《持有人数统计报表》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2025 年 9月 22 日