证券代码：870832

证券简称：好易信息

主办券商：西部证券

宁夏神州好易信息发展股份有限公司 关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次持股变动基本情况

(一) 投资者股份变动情况

股东名称	股份性质	本次股份变动前		本次股份变动后		变动时间	变动方式
		股数(股)	占股本比例	股数(股)	占股本比例
姚永宏	合计持有股份	5,921,925	49.3079%	0	0%		大宗交易或特定事项协议转让
	其中：无限售股份	0	0%	0	0%
	有限售股份	5,921,925	49.3079%	0	0%
姚永福	合计持有股份	3,114,200	25.9298%	0	0%		大宗交易或特定事项协议
	其中：无限售股份	778,550	6.4825%	0	0%

	有 限售股 份	2,335,650	19.4473%	0	0%		议转 让
安徽宇衡生物科技合伙企业(有限合伙)	合计持有股份	2,973,975	24.7623%	10,809,090	90%		大宗交易或特定事项协议转让
	其中：无限售股份	2,973,975	24.7623%	2,973,975	24.7623%
	有限公司股份	0	0%	7,835,115	65.2377%
霍山炎祥科技合伙企业(有限合伙)	合计持有股份	0	0%	1,201,010	10%		大宗交易或特定事项协议转让
	其中：无限售股份	0	0%	0	0%
	有限公司股份	0	0%	1,201,010	10%

备注：姚永福原公司董事兼总经理，公司 2025 年 9 月 12 日换届后，不再担任董监高，所持公司流通股 778,550 股，根据公司法和公司章程正在办理限售手续。安徽宇衡生物科技合伙企业与霍山炎祥科技合伙企业为一致行动人关系。

2017 年 2 月 16 日，宁夏神州好易信息发展股份有限公司股票在全国股转系统挂牌并公开交易。

姚永宏拟通过特定事项协议转让方式或盘后大宗交易方式，拥有挂牌公司权益的股份减少 5,921,925 股，拥有权益比例从 49.3079% 变为 0%。

姚永福拟通过特定事项协议转让方式或盘后大宗交易方式，拥有挂牌公司权

益的股份减少 3,114,200 股，拥有权益比例从 25.9298% 变为 0%。

安徽宇衡生物科技合伙企业（有限合伙）拟通过特定事项协议转让方式或盘后大宗交易方式，拥有挂牌公司权益的股份增加 7,835,115 股，拥有权益比例从 24.7623% 变为 90%。

霍山炎祥科技合伙企业（有限合伙）拟通过特定事项协议转让方式或盘后大宗交易方式，拥有挂牌公司权益的股份增加 1,201,010 股，拥有权益比例从 0% 变为 10%。

（二）股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定书的主要内容

所涉协议的主要内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏神州好易信息发展股份有限公司收购报告书》“第二节 本次收购基本情况”之“四、本次收购相关协议的主要内容”。

（三）投资者基本情况

1、合伙企业基本信息

企业名称	安徽宇衡生物科技合伙企业（有限合伙）
合伙类型	有限合伙
执行事务合伙人	付霞球
成立日期	2025 年 5 月 29 日
住所/通讯地址	安徽省六安市霍山县经济开发区创新路与漫水河路交叉口 1 号
经营范围	一般项目：生物基材料技术研发；生物质能技术服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；大数据服务；软件开发；网络技术服务；咨询策划服务；以自

	有资金从事投资活动；国内贸易代理；进出口代理；贸易经纪；销售代理；软件销售；日用百货销售；食用农产品零售；农副产品销售；化妆品批发；地产中草药（不含中药饮片）购销（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
统一社会信用代码	91341525MAEMONT34P
是否属于失信联合惩戒对象	否

企业名称	霍山炎祥科技合伙企业（有限合伙）
合伙类型	有限合伙
执行事务合伙人	付霞球
成立日期	2025年5月10日
住所/通讯地址	安徽省六安市霍山县与儿街镇大沙埂大别山电商产业园1号楼三楼
经营范围	大数据服务；信息系统集成服务；软件开发；网络技术服务；国内贸易代理；进出口代理；贸易经纪；销售代理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；以自有资金从事投资活动；软件销售；日用百货销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
统一社会信用代码	91341525MAEHE55N8P
是否属于失信联合惩戒对象	否

2、自然人基本信息

姓名	姚永福
性别	男
国籍	中国

是否拥有永久境外居留权	否	-
住所/通讯地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区银川市绿秀苑
是否属于失信联合惩戒对象	否

姓名	姚永宏
性别	男
国籍	中国
是否拥有永久境外居留权	否	-
住所/通讯地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区中瀛御景 9-802
是否属于失信联合惩戒对象	否

安徽宇衡生物科技合伙企业（有限合伙）拟通过特定事项协议转让方式或盘后大宗交易方式，拥有挂牌公司权益的股份增加 7,835,115 股，拥有权益比例从 24.7623% 变为 90%。

霍山炎祥科技合伙企业（有限合伙）拟通过特定事项协议转让方式或盘后大宗交易方式，拥有挂牌公司权益的股份增加 1,201,010 股，拥有权益比例从 0% 变为 10%。

姚永宏拟通过特定事项协议转让方式或盘后大宗交易方式，拥有挂牌公司权益的股份减少 5,921,925 股，拥有权益比例从 49.3079% 变为 0%。

姚永福拟通过特定事项协议转让方式或盘后大宗交易方式，拥有挂牌公司权益的股份减少 3,114,200 股，拥有权益比例从 25.9298% 变为 0%。

二、 所涉及后续事项

权益变动会导致第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化。

股东权益变动涉及权益变动报告书、收购报告书、股份转让协议。

三、 备查文件目录

(一) 安徽宇衡生物科技合伙企业（有限合伙）与姚永宏、姚永福关于宁夏神州

好易信息发展股份有限公司之股份转让协议

(二) 霍山炎祥科技合伙企业(有限合伙)与姚永宏关于宁夏神州好易信息发展股份有限公司之股份转让协议

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日