证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-079

杭州中亚机械股份有限公司

关于公司董事长、实际控制人及其一致行动人减持股份

权益变动触及 1%整数倍的提示性公告

股东史中伟、徐满花、杭州富派管理咨询有限公司、杭州高迪企业管理

咨询有限公司、史凤翔保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年

7月 22 日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事长、实际控制人及其一致行动人

减持股份的预披露公告》。公司董事长及实际控制人史中伟、公司董事及实际控

制人徐满花及其一致行动人杭州富派管理咨询有限公司（以下简称“杭州富派”）、

杭州高迪企业管理咨询有限公司（以下简称“杭州高迪”）和史凤翔（以下简称

“前述股东”）计划在自上述公告披露之日起 15 个交易日后三个月内以集中竞

价或大宗交易方式分别减持本公司股份不超过 1,500,000 股、1,500,000 股、

1,500,000股、390,000股及218,562股，合计5,108,562股，占公司总股本的1.2532%。

2025 年 10 月 10 日，公司收到前述股东出具的《关于股份减持计划实施进

展的告知函》，前述股东在 2025 年 10月 9日至 2025年 10 月 10 日期间，通过

集中竞价方式分别减持公司股份 1,100,000股、1,350,000股、1,000,000股、250,000

股及 100,000股，合计 3,800,000股，占公司总股本的 0.9322%。具体如下：

股东名称 减持方式 减持期间

减持价格区

间（元）

减持均

价（元）

减持股

数（股）

减持比

例

史中伟
集中竞价

交易
2025/10/9-2025/10/10 9.35-10.54 9.73 1,100,000 0.2698%

徐满花
集中竞价

交易
2025/10/9-2025/10/10 9.49-10.32 9.64 1,350,000 0.3312%

杭州富派
集中竞价

交易
2025/10/9-2025/10/10 9.00-9.99 9.51 1,000,000 0.2453%

杭州高迪
集中竞价

交易
2025/10/9-2025/10/10 9.00-9.99 9.54 250,000 0.0613%

史凤翔
集中竞价

交易
2025/10/9 9.49 9.49 100,000 0.0245%

合计 3,800,000 0.9322%

注：以上股东的减持股份来源均为首次公开发行前已发行股份（包括首次公开发行后送

转的部分）。

本次权益变动前后公司董事长、实际控制人及其一致行动人合计持股比例由

69.7870%下降至 68.8549%，触及 1%整数倍。具体情况如下：

1、基本情况

信息披露义务人一 史中伟

住所 杭州市拱墅区***

信息披露义务人二 徐满花

住所 杭州市拱墅区***

信息披露义务人三 杭州富派管理咨询有限公司

住所 浙江省杭州市临平区南苑街道八方杰座大厦2幢2-1室-122

信息披露义务人四 杭州高迪企业管理咨询有限公司

住所 浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号2幢303室

信息披露义务人五 史凤翔

住所 杭州市上城区***

权益变动时间 2025年10月9日至2025年10月10日

股票简称 中亚股份 股票代码 300512

变动类型 增加 减少 一致行动人 有 无

是否为第一大股东或实际控 是 否

制人

2、本次权益变动情况

股份种类（A股、B股等） 减持股数（股） 减持比例

史中伟（A股） 1,100,000 0.2698%

徐满花（A股） 1,350,000 0.3312%

杭州富派（A股） 1,000,000 0.2453%

杭州高迪（A股） 250,000 0.0613%

史凤翔（A股） 100,000 0.0245%

合计 3,800,000 0.9322%

本次权益变动方式

（可多选）

通过证券交易所的集中交易 

通过证券交易所的大宗交易 

其他 （请注明）

3、本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股份性质

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数

（股）

占总股

本比例

占剔除

回购股

份后总

股本比

例

股数

（股）

占总股

本比例

占剔除

回购股

份后总

股本比

例

史中伟

合计持有股份
39,565,

384

9.7059

%

9.8126

%

38,465,

384

9.4361

%

9.5398

%

其中：无限售条件

股份

9,616,4

71

2.3591

%

2.3850

%

8,516,4

71

2.0892

%

2.1122

%

有限售条件

股份

29,948,

913

7.3469

%

7.4276

%

29,948,

913

7.3469

%

7.4276

%

徐满花

合计持有股份
41,225,

862

10.1133

%

10.2244

%

39,875,

862

9.7821

%

9.8896

%

其中：无限售条件

股份

10,306,

466

2.5283

%

2.5561

%

8,956,4

66

2.1971

%

2.2213

%

有限售条件

股份

30,919,

396

7.5850

%

7.6683

%

30,919,

396

7.5850

%

7.6683

%

杭州

富派

合计持有股份
19,743,

220

4.8433

%

4.8965

%

18,743,

220

4.5980

%

4.6485

%

其中：无限售条件

股份

19,743,

220

4.8433

%

4.8965

%

18,743,

220

4.5980

%

4.6485

%

有限售条件

股份
0

0.0000

%

0.0000

%
0

0.0000

%

0.0000

%

杭州

高迪

合计持有股份
5,124,9

43

1.2572

%

1.2710

%

4,874,9

43

1.1959

%

1.2090

%

其中：无限售条件

股份

5,124,9

43

1.2572

%

1.2710

%

4,874,9

43

1.1959

%

1.2090

%

有限售条件

股份
0

0.0000

%

0.0000

%
0

0.0000

%

0.0000

%

史凤翔

合计持有股份 874,249
0.2145

%

0.2168

%
774,249

0.1899

%

0.1920

%

其中：无限售条件

股份
218,562

0.0536

%

0.0542

%
118,562

0.0291

%

0.0294

%

有限售条件

股份
655,687

0.1608

%

0.1626

%
655,687

0.1608

%

0.1626

%

沛元

投资

合计持有股份
156,060

,066

38.2837

%

38.7044

%

156,060

,066

38.2837

%

38.7044

%

其中：无限售条件

股份

156,060

,066

38.2837

%

38.7044

%

156,060

,066

38.2837

%

38.7044

%

有限售条件

股份
0

0.0000

%

0.0000

%
0

0.0000

%

0.0000

%

史正
合计持有股份

15,700,

338

3.8515

%

3.8938

%

15,700,

338

3.8515

%

3.8938

%

其中：无限售条件 3,925,0 0.9629 0.9735 3,925,0 0.9629 0.9735

股份 85 % % 85 % %

有限售条件

股份

11,775,

253

2.8886

%

2.9204

%

11,775,

253

2.8886

%

2.9204

%

宋有森

合计持有股份
4,186,6

92

1.0271

%

1.0383

%

4,186,6

92

1.0271

%

1.0383

%

其中：无限售条件

股份

1,046,6

73

0.2568

%

0.2596

%

1,046,6

73

0.2568

%

0.2596

%

有限售条件

股份

3,140,0

19

0.7703

%

0.7788

%

3,140,0

19

0.7703

%

0.7788

%

宋蕾

合计持有股份
1,495,6

65

0.3669

%

0.3709

%

1,495,6

65

0.3669

%

0.3709

%

其中：无限售条件

股份
373,916

0.0917

%

0.0927

%
373,916

0.0917

%

0.0927

%

有限售条件

股份

1,121,7

49

0.2752

%

0.2782

%

1,121,7

49

0.2752

%

0.2782

%

徐菊花

合计持有股份 316,603
0.0777

%

0.0785

%
316,603

0.0777

%

0.0785

%

其中：无限售条件

股份
64,751

0.0159

%

0.0161

%
64,751

0.0159

%

0.0161

%

有限售条件

股份
251,852

0.0618

%

0.0625

%
251,852

0.0618

%

0.0625

%

孙文珍

合计持有股份 150,000
0.0368

%

0.0372

%
150,000

0.0368

%

0.0372

%

其中：无限售条件

股份
150,000

0.0368

%

0.0372

%
150,000

0.0368

%

0.0372

%

有限售条件

股份
0

0.0000

%

0.0000

%
0

0.0000

%

0.0000

%

徐海鑫 合计持有股份 37,500
0.0092

%

0.0093

%
37,500

0.0092

%

0.0093

%

其中：无限售条件

股份
9,375

0.0023

%

0.0023

%
9,375

0.0023

%

0.0023

%

有限售条件

股份
28,125

0.0069

%

0.0070

%
28,125

0.0069

%

0.0070

%

合计
284,480

,522

69.7870

%

70.5540

%

280,680

,522

68.8549

%

69.6115

%

备注：

1、上述有限售条件股份均为“高管锁定股”；

2、上表中“占总股本比例”及“占剔除回购股份后总股本比例”合计数与各明细数相加

之和在尾数上的差异，系四舍五入所致。

4、承诺、计划履行情况

本次变动是否为履行已作出

的承诺、意向、计划

是 否

公司于2025年7月22日在巨潮资讯网披露了《关于公司

董事长、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公

告》。

本次减持与此前已披露的减持计划一致，减持数量在

已披露减持计划范围内。股东史中伟、徐满花、杭州富派、

杭州高迪及史凤翔履行了关于股份减持的承诺，不存在违

反承诺的情形。

本次变动是否存在违反《中

华人民共和国证券法》《上

市公司收购管理办法》等法

律、行政法规、部门规章、

规范性文件和本所业务规则

等规定的情况

是 否

5、被限制表决权的股份情况

按照《中华人民共和国证券

法》第六十三条的规定，是
是 否

否存在不得行使表决权的股

份

6、30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）

7、备查文件

（1）中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 

（2）相关书面承诺文件 

（3）律师的书面意见 

（4）深交所要求的其他文件 

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2025年 10月 14日

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