证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-043

金陵华软科技股份有限公司

关于股东承诺购回的进展公告

持股 5%以上股东的一致行动人吴加兵先生保证向本公司提供的

信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供

的信息一致。

一、本次股东承诺购回的基本情况

吴加兵先生于 2025 年 6 月 23 日及 2025 年 7 月 22 日通过集中竞

价方式减持股份 169,836 股，占金陵华软科技股份有限公司（简称“公

司”）总股本的 0.0209%。根据《上市公司收购管理办法》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《上市

公司股东减持股份管理暂行办法》等相关规定，吴加兵先生上述减持

应提前披露计划并停止买卖，存在违规情形。

2025 年 8 月 27 日，公司披露了《简式权益变动报告书》及《关

于持股 5%以上股东及其一致行动人减持至 5%以下的权益变动提示性

公告暨违规减持并承诺购回的致歉公告》（2025-035），吴加兵先生

承诺，尽快购回其违规减持的公司股份共计 169,900 股（以 169,836

股取 100 股的整数倍），若此部分股份购回涉及收益所得将全部归公

司所有；并且在回购完成后的六个月内不再减持。

二、承诺购回的进展情况

2025 年 10 月 10 日，公司披露了《简式权益变动报告书》及《关

于股东权益变动的提示性公告》（2025-042），吴加兵先生于 2025

年 9 月 12 日至 2025 年 9 月 30 日通过集中竞价方式按承诺购回股份

167,200 股，占公司总股本的 0.0206%。本次权益变动后，吴加兵先生

及其一致行动人持股比例合计由 4.97943%增至 5.00001%。

近日，吴加兵先生已完成剩余承诺购回的 2,700 股增持。

截至目前，吴加兵先生已完成承诺购回 169,900 股公司股份，不

涉及收益所得。吴加兵先生将继续遵守承诺，在回购完成后的六个月

内不再减持，并且今后增、减持将严格遵循法律法规、规范性文件、

自律规则及公司规定，履行信息披露义务人职责，不断加强学习及对

个人证券账户的管理，谨慎操作，规范交易。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月十五日