上海晶华胶粘新材料股份有限公司 部分董事及高管减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

董事及高管持股的基本情况

本次减持计划实施前,上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司"、 "晶华新材"或"发行人")董事、副总经理白秋美女士持有公司股票 6,430,240 股,占公司当时总股本的 2.2196%; 副总经理郑章勤先生持有公司股票 396,440 股,占公司当时总股本的 0.1368%; 财务总监尹力先生持有公司股票 226,000 股, 占公司当时总股本的 0.0780%: 公司董事会秘书潘晓婵女士持有公司股票 251, 200 股, 占公司当时总股本的 0, 0867%。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2025年6月26日于指定信息披露媒体披露了《上海晶华胶粘新材料 股份有限公司部分董事及高管减持股份计划公告》(公告编号: 2025-055),自 减持计划公告披露之日起的 15 个交易日后的 3 个月内,公司董事、副总经理白 秋美女士,拟通过集中竞价和/或大宗交易方式减持所持公司股份,减持数量不 超过 1,607,560 股,占公司当时总股本的 0.5549%,占其直接持有股份总数的 25.00%。公司副总经理郑章勤先生,拟通过集中竞价方式减持不超过99,110股, 占公司当时总股本的 0.0342%, 占其直接持有股份总数的 25.00%。公司财务总监 尹力先生, 拟通过集中竞价方式减持不超过 56,500 股, 占公司当时总股本的 0.0195%, 占其直接持有股份总数的25.00%。董事会秘书潘晓婵女士拟通过集中 竞价方式减持不超过62,800股,占公司当时总股本的0.0217%,占其直接持有 股份总数的 25.00%。

截至本公告披露之日,本次减持计划实施完毕,白秋美女士累计减持公司股

份 1,329,300 股,占公司总股本的比例为 0.4590%;郑章勤先生累计减持公司股份 79,100 股,占公司总股本的比例为 0.0273%;尹力先生累计减持公司股份 31,500 股,占公司总股本的比例为 0.0109%;潘晓婵女士累计减持公司股份 37,500 股,占公司总股本的比例为 0.0129%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	白秋美
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
	直接持股 5%以上股东	□是 √否
	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他: 不适用
持股数量	6, 430, 240股
持股比例	2. 2196%
IPO 前取得: 3,768,000股
当前持股股份来源	其他方式取得: 2,562,240股
	股权激励取得: 100,000股

股东名称	郑章勤
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
	直接持股 5%以上股东	□是 √否
	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他: 不适用
持股数量	396, 440股
持股比例	0. 1368%
当前持股股份来源	股权激励取得: 134,000股
	其他方式取得: 262,440股

股东名称	尹力
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否

	直接持股 5%以上股东	□是 √否
	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他: 不适用
持股数量	226,000股
持股比例	0. 0780%
业治柱职职 //	股权激励取得: 175,000股
当前持股股份来源	其他方式取得: 51,000股

股东名称	潘晓婵
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
	直接持股 5%以上股东	□是 √否
	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他: 不适用
持股数量	251, 200股
持股比例	0. 0867%
当前持股股份来源	股权激励取得: 190,000股
	其他方式取得: 61,200股

股东名称	姚志伟
	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否
肌 左 白 	直接持股 5%以上股东 □是 √否
股东身份	董事、监事和高级管理人员 □是 √否
	其他: 董事、高管白秋美女士的配偶
持股数量	272, 100股
持股比例	0. 0939%
当前持股股份来源	股权激励取得: 272,100股

上述减持主体存在一致行动人:

股东名称 持股数量 持股比例 一致行动关系形成原因

		(股)
第一组	白秋美	6, 430, 240	2. 2196%	白秋美与姚志伟为夫妻关系
	姚志伟	272, 100	0. 0939%	姚志伟与白秋美为夫妻关系
	合计	6, 702, 340	2. 3135%	_

^{*}上述持股比例以减持计划实施前公司总股本为基数计算。

二、减持计划的实施结果

(一)董事、高管因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	白秋美
减持计划首次披露日期	2025年6月26日
减持数量	1, 329, 300股
减持期间	2025年7月18日~2025年10月16日
减持方式及对应减持数	集中竞价减持, 1, 329, 300 股
量里	来中兒 加 城行,1,329,300 放
减持价格区间	19.03~36.3元/股
减持总金额	32, 563, 053元
减持完成情况	已完成
减持比例	0. 4590%
原计划减持比例	不超过: 0.5549%
当前持股数量	5, 100, 940股
当前持股比例	1. 7614%

股东名称	郑章勤
减持计划首次披露日期	2025年6月26日
减持数量	79, 100股
减持期间	2025年7月18日~2025年8月14日
减持方式及对应减持数	焦山辛从居住。70.100 W
量	集中竞价减持,79,100股

减持价格区间	18.88~24.50元/股
减持总金额	1,724,043元
减持完成情况	已完成
减持比例	0. 0273%
原计划减持比例	不超过: 0.0342%
当前持股数量	317, 340股
当前持股比例	0. 1096%

股东名称	尹力
减持计划首次披露日期	2025年6月26日
减持数量	31,500股
减持期间	2025年8月14日~2025年8月20日
减持方式及对应减持数	焦山辛从居住。21 F00 W
量	集中竞价减持,31,500 股
减持价格区间	25.00~27.30元/股
减持总金额	799, 000元
减持完成情况	已完成
减持比例	0. 0109%
原计划减持比例	不超过: 0.0195%
当前持股数量	194, 500股
当前持股比例	0. 0672%

股东名称	潘晓婵
减持计划首次披露日期	2025年6月26日
减持数量	37,500股
减持期间	2025年8月18日~2025年9月16日
减持方式及对应减持数	集中竞价减持, 37, 500 股
量
减持价格区间	25.70~29.15元/股

减持总金额	1,009,250元
减持完成情况	已完成
减持比例	0. 0129%
原计划减持比例	不超过: 0.0217%
当前持股数量	213,700股
当前持股比例	0. 0738%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致	√是 □否
(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达	到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2025年10月18日