桂林西麦食品股份有限公司 关于公司实际控制人及其一致行动人减持计划期限 届满的公告

公司股东贺州铜麦、公司实际控制人 XIE LILING、JI LI 及其一致行动 人谢世谊和谢玉菱保证向本公司提供的信息真实、准确、完整、没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。

桂林西麦食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月26日披露 了《关于公司实际控制人及其一致行动人减持计划的预披露公告》(公告编号: 2025-027)。公司股东贺州铜麦企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称"贺 州铜麦")、实际控制人 XIE LILING 和 JI LI、一致行动人谢世谊和谢玉菱拟在 该公告披露日起十五个交易日后的三个月内,通过集中竞价的方式,预计分别减 持公司无限售条件流通股 351,065 股、381,000 股、500,000 股、500,000 股、500,000 股,合计减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。

截至本公告披露日,上述股东本次减持计划期限已届满。公司近日收到上述 股东出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》,现将有关情况公告如下:

(一)股东减持情况

1. 股东减持计划实施情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持价格 区间(元/ 股)	减持股数 (股)	减持比 例(%)
	大宗交易
贺州铜	集中竞价	2025-7-25 至	21.72	19.79-23.4	286,175	0.1282
麦		2025-10-15		9
	合计		21.72		286,175	0.1282

	大宗交易
XIE	集中竞价	2025-7-30 至	22.21	19.5023.	327,700	0.1468
LILING		2025-10-15		50
	合计		22.21		327,700	0.1468
ЛП	大宗交易
	集中竞价	2025-7-22 至	21.58	20.40-23.6	466,000	0.2087
		2025-09-15		0
	合计		21.58		466,000	0.2087
	大宗交易
谢世谊	集中竞价	2025-7-30 至	21.35	21.08-21.9	500,000	0.2240
		2025-8-28		2
	合计		21.35		500,000	0.2240
谢玉菱	大宗交易
	集中竞价	2025-7-30 至	22.08	19.75-23.5	483,500	0.2166
		2025-10-15		6
	合计		22.08		483,500	0.2166
合计	大宗交易
	集中竞价	2025-7-22 至	21.76	19.50-23.6	2,063,375	0.9243
		2025-10-15		0
	合计		21.76		2,063,375	0.9243

注1:上述股东减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份以及该等股份上市后通过资本公积金转增股本取得的股份。

注 2: 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入所致, 下同。

注 3: 谢金菱通过贺州铜麦减持 105,063 股,未超过其本人直接及间接持有公司股份的 25%。

2. 股东本次减持前后持股情况

股东名		本次减持前持有股份		本次减持后持有股份
称	股份性质	股数 (股)	占总股本比 例(%)	股数 (股)	占总股本比 例(%)
贺州铜 麦	合计持有股份	4,618,988	2.07	4,332,813	1.94
	其中: 无限售条件股份	4,618,988	2.07	4,332,813	1.94
	有限售条件股份
XIE LILIN G	合计持有股份	4,515,168	2.02	4,187,468	1.88
	其中: 无限售条件股份	4,515,168	2.02	4,187,468	1.88

	有限售条件股份
ЛЦ	合计持有股份	4,515,168	2.02	4,049,168	1.81
	其中: 无限售条件股份	4,515,168	2.02	4,049,168	1.81
	有限售条件股份
谢世谊	合计持有股份	4,515,168	2.02	4,015,168	1.80
	其中: 无限售条件股份	4,515,168	2.02	4,015,168	1.80
	有限售条件股份
谢玉菱	合计持有股份	4,515,168	2.02	4,031,668	1.81
	其中: 无限售条件股份	4,515,168	2.02	4,031,668	1.81
	有限售条件股份
合计	合计持有股份	22,679,660	10.16	20,616,285	9.23
	其中: 无限售条件股份	22,679,660	10.16	20,616,285	9.23
	有限售条件股份

注 1: 2025 年 7 月 30 日至 8 月 5 日期间,谢世谊累计减持 597,600 股,由于个人疏忽超卖 97,600 股。谢世谊按照相关法律规定,于 2025 年 8 月 28 日回购公司股票 97,600 股,回购股票数量与超额卖出股票数量一致,回购股票金额高于超额减持股票金额,不存在收益。谢世谊对本次违反承诺减持事项进行了深刻的反省和自查,并对该行为给公司和市场带来的不良影响表示诚挚歉意。

(二)其他相关说明

- 1. 上述股东本次减持事项已按照相关规定进行了预披露。在减持计划实施期间内,上述股东严格遵守相关法律法规,及时履行信息披露义务,除因谢世谊超卖股票外,本次减持计划不存在违反相关法律法规及规范性文件的情况,亦不存在违反股东相关承诺的情况。
- 2. 本次减持计划期限届满,上述股东实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,符合减持计划要求。
- 3. 上述股东为公司实际控制人、实际控制人的一致行动人,其减持行为系出于自身资金需求,不会导致公司控制权发生变化,不会对公司持续稳健经营产

生不利影响。

(三) 备查文件

《关于股份减持计划期限届满的告知函》。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 17 日