山西锦波生物医药股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次股票自愿限售数量共计 5,753,267 股,占公司总股本 5%,涉及自愿限售股 东1名。

二、本次股票自愿限售的明细情况

单位:股

序号	股东姓名或名称	是否为控股 股东、实际 控制人或其 一致行动人	任职情况	截止2025年10 月10日持股数 量	本次自愿限售 前已处于限售 登记状态的股 票	本次自愿 限售登记 股票数量	本次限售股 数占公司总 股本比例	自愿限售期间	本次限售后 该股东所持 的无限售条 件股份数量
1	久视管理咨询	否	否	5,753,267	0	5,753,267	5%	限售期至	0
	(杭州) 合伙							2028年9月
	企业 (有限合							12 日
	伙)

上市公司已于 2025 年 10 月 20 日对上述股票申请限售。

三、本次股票自愿限售的依据及解除条件

久视管理咨询(杭州)合伙企业(有限合伙)通过协议转让方式受让公司控股股东、实际控制人杨霞女士 5,753,267 股股份,根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持》第十三条的规定:上市公司大股东通过大宗交易或协议转让方式减持其所持有的本公司股份的,受让方在受让后6个月内,不得减持其所受让的股份。

根据公司于 2025 年 6 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (https://www.bse.cn/)披露的《简式权益变动报告书(养生堂有限公司、久视管理 咨询(杭州)合伙企业(有限合伙))》(公告编号: 2025-083),该协议转让后久视管理 咨询(杭州)合伙企业(有限合伙)自愿限售 36 个月。

公司现对久视管理咨询(杭州)合伙企业(有限合伙)所持公司股份进行限售,限售期至 2028 年 9 月 12 日。在上述锁定期内,久视管理咨询(杭州)合伙企业(有限合伙)将不以任何方式转让、减持或委托他人管理所持有的公司股份,亦不会要求公司回购所持股份。若在股份锁定期间发生资本公积金转增股本派送股票红利等使股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量相应予以调整。

四、	本次股票自愿限售后公司股本情况
H٦١	一个以从不可必以自用公司从个目儿

	股份性质	数量	百分比
无	限售条件的股份	54, 905, 088	47. 72%
	1、高管股份	52, 166, 911	45. 34%
大阳佳夕从始 肌	2、个人或基金	2, 240, 074	1.95%
有限售条件的股	3、其他法人	5, 753, 267	5. 00%
份	4、其他	0	0.00%
	有限售条件股份合计	60, 160, 252	52. 28%
总股本		115, 065, 340	100%

五、 其它情况

公司将及时在中国结算办理完成自愿限售登记。

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2025年10月20日