江苏帝奥微电子股份有限公司 关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和 前十大流通股股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称"帝奥微"或"公司")正在筹划 以发行股份及支付现金的方式购买荣湃半导体(上海)有限公司(以下简称"荣 湃半导体"或"标的公司") 100%的股权同时募集配套资金(以下简称"本次交 易")。本次交易完成后,荣湃半导体将成为公司的全资子公司。

鉴于本次交易尚存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益, 避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,公司 股票(证券简称: 帝奥微,证券代码: 688381)自 2025年9月29日开市起停牌。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》的相关规 定,现将公司股票停牌前一个交易日(2025年9月26日)前十大股东的名称及 持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量披露如下:

一、公司股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况

截至 2025 年 9 月 26 日,公司前十大股东的持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	鞠建宏	48,351,992	19.54
2	江苏帝奥微电子股份有限公司回购专用证券账户	14,865,000	6.01
3	北京沃衍资本管理中心(有限合伙)—上海沃燕 创业投资合伙企业(有限合伙)	12,330,000	4.98
4	國泰集成電路發展有限公司	12,098,927	4.89
5	江苏润友投资集团有限公司	9,845,000	3.98
6	湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北 小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	9,574,068	3.87

7	顾宁钟	5,800,000	2.34
8	郑慧	4,601,608	1.86
9	南通安泰房地产开发有限公司	3,842,184	1.55
10	罗杰骅	3,782,991	1.53

二、公司股票停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况

截至 2025 年 9 月 26 日,公司前十大流通股股东的持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持有流通股数 量(股)	持有流通股比例(%)
1	江苏帝奥微电子股份有限公司回购专用证券账户	14,865,000	7.76
2	北京沃衍资本管理中心(有限合伙)—上海沃燕 创业投资合伙企业(有限合伙)	12,330,000	6.44
3	國泰集成電路發展有限公司	12,098,927	6.32
4	江苏润友投资集团有限公司	9,845,000	5.14
5	湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北 小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	9,574,068	5.00
6	顾宁钟	5,800,000	3.03
7	罗杰骅	3,782,991	1.97
8	上海芯溪集成电路技术中心(有限合伙)	3,300,000	1.72
9	OPPO 广东移动通信有限公司	3,293,707	1.72
10	南通圣乐企业管理合伙企业(有限合伙)	2,000,000	1.04

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会 2025年10月21日