深圳市有方科技股份有限公司 关于部分董监高减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。

重要内容提示:

● 董监高持有的基本情况:本次减持计划实施前,深圳市有方科技股份 有限公司(以下简称"公司")部分董监高持股情况如下:

序号	股东名称	任职情况	直接持股数量(股)	占公司总股本比例
1	杜广	董事兼高管	1, 888, 540	2. 0327%
2	魏琼	董事兼高管	1, 302, 737	1. 4022%
3	张楷文	董事	508, 200	0. 5470%
4	罗伟	董事	196, 500	0. 2115%
5	熊杰	监事	895, 905	0. 9643%
6	黄丽敏	监事	91, 859	0. 0989%
7	王柏林	监事	16, 459	0. 0177%
合计			4, 900, 200	5. 2742%

董监高所持以上股份均为无限售条件流通股股份,以上人员非一致行动人。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2025年9月11日收到公司部分董事、监事、高级管理人员出具的《关 于股份减持计划的告知函》,并于9月12日披露《有方科技:关于部分董监高 减持股份计划公告》(2025-061),董事兼高级管理人员杜广、魏琼,董事张楷 文、罗伟, 监事熊杰、黄丽敏、王柏林计划自该公告披露之日起 15 个交易日后

的 3 个月内,通过集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份,减持数量合计不超过 1,225,048 股,占公司总股本比例 1.3185%。

2025年10月21日,公司收到以上7位董监高出具的《股份减持计划实施结果告知函》,在本次减持计划期间,通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份1,224,880股,占公司总股本比例1.3184%。本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	杜广
	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
いた 白 小	直接持股 5%以上股东	□是 √否
股东身份 	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他: /
持股数量	1,888,540股
持股比例	2. 0327%
当前持股股份来源	其他方式取得: 1,888,540股

股东名称	魏琼
	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
肌を自め	直接持股 5%以上股东	□是 √否
股东身份	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他: /
持股数量	1, 302, 737股
持股比例	1. 4022%
当前持股股份来源	其他方式取得: 1,302,737股

股东名称	张楷文
	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
肌 左 白 	直接持股 5%以上股东	□是 √否
股东身份	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他: /

持股数量	508, 200股
持股比例	0. 5470%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 508, 200股

股东名称	罗伟
	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
ルナ 白 <i>小</i>	直接持股 5%以上股东	□是 √否
股东身份 	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他: /
持股数量	196, 500股
持股比例	0. 2115%
当前持股股份来源	股权激励取得: 196,500股

股东名称	熊杰
	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
ルナ 白 <i>小</i>	直接持股 5%以上股东	□是 √否
股东身份 	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他: /
持股数量	895, 905股
持股比例	0. 9643%
当前持股股份来源	其他方式取得: 895,905股

股东名称	黄丽敏
	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
いた 白 小	直接持股 5%以上股东	□是 √否
股东身份 	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他: /
持股数量	91,859股
持股比例	0. 0989%

当前持股股份来源	其他方式取得: 91,859股
----------	-----------------

股东名称	王柏林
	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
いた 白 //	直接持股 5%以上股东	□是 √否
股东身份 	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他: /
持股数量	16, 459股
持股比例	0. 0177%
当前持股股份来源	集中竞价交易取得: 16,459股

以上减持主体中杜广、魏琼、熊杰、黄丽敏股份来源系原员工持股平台解散注销后非交易过户取得。

上述减持主体无一致行动人。

- 二、减持计划的实施结果
- (一) 董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	杜广
减持计划首次披露日期	2025年9月12日
减持数量	472, 135股
减持期间	2025年10月15日~2025年10月21日
减持方式及对应减持数	作力 辛
量	集中竞价减持,472,135 股
减持价格区间	59.50~61.72元/股
减持总金额	28, 848, 468. 54元
减持完成情况	已完成
减持比例	0. 5082%
原计划减持比例	不超过: 0.5082%
当前持股数量	1,416,405股
当前持股比例	1. 5245%

股东名称	魏琼
减持计划首次披露日期	2025年9月12日
减持数量	325, 516股
减持期间	2025年10月15日~2025年10月21日
减持方式及对应减持数	生力 主 公司
量	集中竞价减持,325,516 股
减持价格区间	59.40~61.60元/股
减持总金额	19, 880, 201. 44元
减持完成情况	未完成: 168 股
减持比例	0. 3504%
原计划减持比例	不超过: 0.3505%
当前持股数量	977, 221股
当前持股比例	1. 0518%

股东名称	张楷文
减持计划首次披露日期	2025年9月12日
减持数量	127,050股
减持期间	2025年10月14日~2025年10月14日
减持方式及对应减持数	集中竞价减持, 127, 050 股
量	来中见川城村,127,000 放
减持价格区间	60.82~63.91元/股
减持总金额	7, 934, 139. 84元
减持完成情况	已完成
减持比例	0. 1367%
原计划减持比例	不超过: 0.1367%
当前持股数量	381, 150股
当前持股比例	0. 4102%

股东名称	罗伟
减持计划首次披露日期	2025年9月12日
减持数量	49, 125股
减持期间	2025年10月14日~2025年10月14日
减持方式及对应减持数	集山辛松斌技 40 195 W
量	集中竞价减持,49,125 股
减持价格区间	60.81~62.43元/股
减持总金额	3, 052, 370. 02元
减持完成情况	已完成
减持比例	0. 0529%
原计划减持比例	不超过: 0.0529%
当前持股数量	147, 375股
当前持股比例	0. 1586%

股东名称	熊杰
减持计划首次披露日期	2025年9月12日
减持数量	223, 976股
减持期间	2025年10月14日~2025年10月14日
减持方式及对应减持数	大宗交易减持,223,976 股
量	人示义勿讽行,223,910 <u>风</u>
减持价格区间	60.02~60.02元/股
减持总金额	13, 443, 039. 50元
减持完成情况	已完成
减持比例	0. 2411%
原计划减持比例	不超过: 0.2411%
当前持股数量	671,929股
当前持股比例	0. 7232%

股东名称	黄丽敏
------	-----

减持计划首次披露日期	2025年9月12日
减持数量	22,964股
减持期间	2025年10月14日~2025年10月14日
减持方式及对应减持数	集中竞价减持,22,964 股
量	来中兒加 <u>城</u> 行,22,904 放
减持价格区间	62.12~62.91元/股
减持总金额	1, 438, 972. 49元
减持完成情况	己完成
减持比例	0. 0247%
原计划减持比例	不超过: 0.0247%
当前持股数量	68,895股
当前持股比例	0. 0742%

股东名称	王柏林
减持计划首次披露日期	2025年9月12日
减持数量	4, 114股
减持期间	2025年10月14日~2025年10月14日
减持方式及对应减持数	集中竞价减持, 4, 114 股
量	条中兒川城村,4,114 似
减持价格区间	62.33~62.40元/股
减持总金额	256, 678. 60元
减持完成情况	已完成
减持比例	0. 0044%
原计划减持比例	不超过: 0.0044%
当前持股数量	12,345股
当前持股比例	0. 0133%

(二)	本次实际减持情况与	5此前披	露的凋	战持计划	、承诺是否	一致	√是 □否
(三)	减持时间区间届满,	是否未	实施凋	找持	□未实施	√已实施
(四)	实际减持是否未达到	训减持计	划最低	氏减持数	量(比例)	□未达到	√已达到
(五)	是否提前终止减持计	划	□是	√否
牸	 手此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会 2025年10月22日