证券代码: 300037 债券代码: 123158 证券简称:新宙邦

债券简称: 宙邦转债

公告编号: 2025-072

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员等股份减持计划时间届满

暨减持股份结果的公告

公司董事、常务副总裁周艾平先生,董事、副总裁谢伟东先生,副总裁姜 希松先生,副总裁宋慧女士,姜昊女士保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 2 日披露了《关于公司董事、高级管理人员等股份减持计划的预披露公告》(公告编号: 2025-060):

- 1、持有本公司股份 2,420,086 股(占截止当时本公司剔除回购专户持股数后的总股本比例 0.32%)的董事、常务副总裁周艾平先生计划在该公告披露之日起15 个交易日后的 3 个月内(法律法规规定的窗口期不减持)以集中竞价方式或者大宗交易方式减持本公司股份 400,000 股(占截止当时本公司剔除回购专户持股数后的总股本比例 0.05%)。
- 2、持有本公司股份 1,981,734 股(占截止当时本公司剔除回购专户持股数后的总股本比例 0.27%)的董事、副总裁谢伟东先生计划在该公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内(法律法规规定的窗口期不减持)以集中竞价方式或者大宗交易方式减持本公司股份 450,000 股(占截止当时本公司剔除回购专户持股数后的总股本比例 0.06%)。
- 3、持有本公司股份 1,166,113 股(占截止当时本公司剔除回购专户持股数后的总股本比例 0.16%)的副总裁姜希松先生计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内(法律法规规定的窗口期不减持)以集中竞价方式或者大宗交易方式减持本公司股份 291,000 股(占截止当时本公司剔除回购专户持股数后的总股本比例 0.04%)。

- 4、持有本公司股份 214,000 股(占截止当时本公司剔除回购专户持股数后的总股本比例 0.03%)的副总裁宋慧女士计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内(法律法规规定的窗口期不减持)以集中竞价方式减持本公司股份42,800 股(占截止当时本公司剔除回购专户持股数后的总股本比例 0.01%)。
- 5、持有本公司股份 342,607 股(占截止当时本公司剔除回购专户持股数后的总股本比例 0.05%)的原副总裁毛玉华先生原配偶姜昊女士计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内(法律法规规定的窗口期不减持)以集中竞价方式或者大宗交易方式减持本公司股份 85,000 股(占截止当时本公司剔除回购专户持股数后的总股本比例 0.01%)。

近日,公司收到周艾平先生、谢伟东先生、姜希松先生、宋慧女士、姜昊女士出具的《关于股份减持计划时间届满暨减持股份结果的告知函》,截至本公告披露日,本次减持计划时间已届满。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定,现将具体事项公告如下:

一、股东减持情况

(一)股东减持股份情况

股东姓名	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	减持股份占公司总 股本比例(%)
周艾平	集中竞价	2025年7月24日至 2025年10月23日	48.78	150,000	0.0201
谢伟东	集中竞价	2025年7月24日至 2025年10月23日	42.91	450,000	0.0604
姜希松	集中竞价	2025年7月24日至 2025年10月23日	49.00	150,000	0.0201
宋慧	集中竞价	2025年7月24日至 2025年10月23日	45.00	42,800	0.0057
姜昊	集中竞价	2025年7月24日至 2025年10月23日	51.49	85,000	0.0114

注: 1、截至 2025 年 10 月 17 日,公司总股本为 747,782,523 股,回购专户持股为 2,539,800 股,剔除回购股份后的总股本为 745,242,723 股。减持比例为占剔除回购股份后公司总股本

比例。2、以上百分比计算结果四舍五入,保留四位小数,表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

(二) 本次减持前后持股情况

пл. /-		减持计划实施前		减持计划实施后
股东 姓名	股份性质	持股数量 (股)	占公司总 股本比例 (%)	持股数量 (股)	占公司总股本比例(%)
周艾平	合计持有股份	2,420,086	0.3247	2,270,086	0.3046
	其中: 无限售条件股份	605,022	0.0812	455,022	0.0611
	有限售条件股份	1,815,064	0.2436	1,815,064	0.2436
谢伟东	合计持有股份	1,981,734	0.2659	1,531,734	0.2055
	其中: 无限售条件股份	495,434	0.0665	45,434	0.0061
	有限售条件股份	1,486,300	0.1994	1,486,300	0.1994
姜希松	合计持有股份	1,166,113	0.1565	1,016,113	0.1363
	其中: 无限售条件股份	291,528	0.0391	141,528	0.0190
	有限售条件股份	874,585	0.1174	874,585	0.1174
宋慧	合计持有股份	214,000	0.0287	171,200	0.0230
	其中: 无限售条件股份	53,500	0.0072	10,700	0.0014
	有限售条件股份	160,500	0.0215	160,500	0.0215
姜昊	合计持有股份	342,607	0.0460	257,607	0.0346
	其中: 无限售条件股份	85,652	0.0115	652	0.0001
	有限售条件股份	256,955	0.0345	256,955	0.0345

注: 1、截至 2025 年 10 月 17 日,公司总股本为 747,782,523 股,回购专户持股为 2,539,800 股,剔除回购股份后的总股本为 745,242,723 股。持股比例为占剔除回购股份后公司总股本比例。2、以上百分比计算结果四舍五入,保留四位小数,表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

二、其他相关说明

- 1、本次减持计划的实施情况符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。
- 2、本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露,不存在违反股东相 关承诺的情况,实际减持股份数量未超过减持股份计划拟减持股份数量,减持实

施情况与已披露的意向、减持计划一致。

- 3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更、亦不会影响公司的 治理结构和持续经营。
 - 4、截至本公告披露日,上述股东本次减持计划已实施完毕。

三、备查文件

股东周艾平、谢伟东、姜希松、宋慧、姜昊出具的《关于股份减持计划时间届满暨减持股份结果的告知函》。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 2025年10月24日